
Puanlar

Sıra Soyad/Ad Cinsiyet D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

GENEL ORTALAMA 8,97 5,64 7,09 8,91 5,15 7,19 8,50 5,89 6,54 10,44 4,16 9,05 6,02 3,25 4,94 3,71 0,94 3,40 46,55 25,03 38,21 299.275

KURUM ORTALAMA 9,60 4,96 7,95 9,84 4,15 8,46 9,31 5,07 7,62 11,16 3,39 10,03 6,11 3,04 5,10 4,13 0,80 3,86 50,15 21,41 43,01 323.902

1 AKALAN AYŞENUR K 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 10 0 10,00 5 0 5,00 72 3 71,00 478.712 ASİL

2 MELİZ ZEHRA K 12 3 11,00 15 0 15,00 15 0 15,00 15 0 15,00 9 0 9,00 5 0 5,00 71 3 70,00 468.885 ASİL

3 YAPRAKCI ALİME NİSA K 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 5,00 70 5 68,33 466.805 ASİL

4 KAZMUZ HUDA K 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 10 0 10,00 5 0 5,00 70 5 68,33 459.725 ASİL

5 KAFALI BERRİN K 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 9 1 8,67 5 0 5,00 70 5 68,33 458.544 ASİL

6 MUTLU NUR SENA K 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 69 6 67,00 456.115 ASİL

7 BECER AHSEN K 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 68 7 65,67 453.797 ASİL

8 UZUNTAŞ BEYZA NUR K 12 3 11,00 15 0 15,00 15 0 15,00 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 66 9 63,00 452.592 ASİL

9 ALADAĞ ZEYNEP NAZ K 13 0 13,00 14 0 14,00 14 1 13,67 13 1 12,67 8 1 7,67 4 1 3,67 66 4 64,67 451.757 ASİL

10 AKDENİZ ZEHRA K 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 67 8 64,33 449.059 ASİL

11 ÖZDENDİNLER SUDE K 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 15 0 15,00 6 3 5,00 5 0 5,00 67 7 64,67 448.757 ASİL

12 ATÇEKEN EBRAR YAREN K 13 0 13,00 13 1 12,67 15 0 15,00 10 5 8,33 9 0 9,00 4 1 3,67 64 7 61,67 447.597 ASİL

13 GÖKDUMAN FEYZA EDA K 12 3 11,00 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 66 8 63,33 447.557 ASİL

14 POTAŞ ZEYNEP AZRA K 13 2 12,33 15 0 15,00 12 3 11,00 14 1 13,67 9 0 9,00 5 0 5,00 68 6 66,00 447.533 ASİL

15 KARTAL SÜMEYYE K 12 2 11,33 15 0 15,00 13 2 12,33 13 1 12,67 9 1 8,67 5 0 5,00 67 6 65,00 447.224 ASİL

16 CEYLAN ZEYNEP EYLÜL K 12 3 11,00 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 68 7 65,67 446.653 ASİL

17 GÜNDÜZ SELMA ELVİN K 12 3 11,00 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 67 8 64,33 443.080 ASİL

18 TANIK ÜLKÜ RABİA K 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 15 0 15,00 7 2 6,33 5 0 5,00 67 7 64,67 442.779 ASİL

19 KAĞNICIOĞLU ZEYNEP K 14 1 13,67 15 0 15,00 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 66 9 63,00 439.608 ASİL

20 GÜNDOĞDÜNFEYZA K 12 3 11,00 15 0 15,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 4 1 3,67 67 8 64,33 439.560 ASİL

21 AKIN ELİF HAFSA K 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 13 1 12,67 9 1 8,67 4 1 3,67 66 8 63,33 437.848 ASİL

22 ERDEM HAYRUNNİSA K 11 2 10,33 14 1 13,67 14 1 13,67 13 1 12,67 8 1 7,67 5 0 5,00 65 6 63,00 437.517 ASİL

23 KANKAL ZEYNEP FEYZA K 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 15 0 15,00 8 2 7,33 5 0 5,00 67 8 64,33 435.995 ASİL

24 GÜRLER KADER MEVA K 13 2 12,33 14 1 13,67 11 4 9,67 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 5,00 68 7 65,67 433.653 ASİL

25 KÜÇÜKKARAGÖZ ELİF K 14 0 14,00 13 1 12,67 12 3 11,00 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 64 9 61,00 433.640 ASİL

26 KOÇ ESLEMSENA K 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 5 4 3,67 5 0 5,00 64 10 60,67 433.320 ASİL

27 TÜRKAN ZEYNEPMMİNAF K 13 2 12,33 13 0 13,00 12 3 11,00 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 66 7 63,67 432.435 ASİL

28 YAKARER ZEYNEPBERRA K 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 63 12 59,00 432.424 ASİL

29 KOÇ AYLİN K 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 14 0 14,00 7 3 6,00 5 0 5,00 65 9 62,00 430.659 ASİL

30 PALTACI BEGÜM K 13 2 12,33 15 0 15,00 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 65 10 61,67 430.083 ASİL

31 KARAKURT HABİBENUR K 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 64 10 60,67 428.581 ASİL

32 KAN AYŞE BEREN K 13 2 12,33 13 1 12,67 13 1 12,67 11 3 10,00 7 1 6,67 4 1 3,67 61 9 58 427.682 ASİL

KARATAY BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2024 PROJE SINIFLARI SEÇME SINAVI SONUÇLARI (KIZ)
Türkçe Matematik Fen Sosyal Y. Dil Din Kült. TOPLAM

DURUM



33 BULAT NİSA  EYLÜLT K 12 3 11,00 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 5 0 5,00 62 13 57,67 427.667 ASİL

34 EROĞLUEMELİKE EBRAR K 12 3 11,00 13 1 12,67 13 2 12,33 15 0 15,00 7 2 6,33 5 0 5,00 65 8 62,33 426.213 ASİL

35 UZUN BEREN K 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 7 2 6,33 5 0 5,00 63 11 59,33 426.205 ASİL

36 GÜMÜŞ FATIMA EBRAR K 12 3 11,00 13 0 13,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 4 1 3,67 65 8 62,33 425.341 ASİL

37 ÖZ SEMA NUR K 13 2 12,33 12 1 11,67 13 2 12,33 13 1 12,67 7 1 6,67 5 0 5,00 63 7 60,67 425.325 ASİL

38 BARAN ZEHRA K 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 63 12 59,00 424.144 ASİL

39 OĞURLU ECRİN ZEYNEP K 10 4 8,67 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 5 4 3,67 5 0 5,00 62 11 58,33 423.899 ASİL

40 ÇOKKAYNAR AYFER K 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 7 2 6,33 5 0 5,00 62 12 58,00 423.843 ASİL

41 ÇEVİK ELİF DURDU K 14 1 13,67 13 1 12,67 12 2 11,33 10 5 8,33 6 4 4,67 5 0 5,00 60 13 55,67 421.800 ASİL

42 ELAHMED ŞEHT K 13 2 12,33 14 1 13,67 11 4 9,67 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 64 11 60,33 421.787 ASİL

43 TOTCU SÜMEYYE K 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 3,67 63 12 59,00 420.597 ASİL

44 BAŞ AZRA K 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 14 1 13,67 6 3 5,00 4 1 3,67 63 11 59,33 420.312 ASİL

45 ESER EBRAR K 14 1 13,67 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 63 11 59,33 419.120 ASİL

46 OLUKCU ELİ  NAZ K 13 2 12,33 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 63 12 59,00 418.165 ASİL

47 DÖNMEZ MELEK SU K 13 2 12,33 15 0 15,00 10 5 8,33 12 2 11,33 7 2 6,33 5 0 5,00 62 11 58,33 417.267 ASİL

48 AKBABA ŞÜKRAN K 14 1 13,67 14 1 13,67 10 5 8,33 14 1 13,67 8 2 7,33 4 1 3,67 64 11 60,33 417.064 ASİL

49 PALA ELİF ER * K 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 4 6 2,00 5 0 5,00 61 14 56,33 417.035 ASİL

50 KAYGISIZ BEYZA NUR K 12 3 11,00 12 2 11,33 14 1 13,67 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 62 12 58,00 417.029 ASİL

51 GÜLÜVAR HİRANUR K 12 2 11,33 13 2 12,33 12 3 11,00 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 64 10 60,67 416.979 ASİL

52 KOCAOĞLU ŞURA NUR K 12 2 11,33 13 0 13,00 11 4 9,67 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 64 8 61,33 415.869 ASİL

53 TAŞNZEYNEP K 14 1 13,67 14 1 13,67 10 5 8,33 15 0 15,00 4 2 3,33 5 0 5,00 62 9 59,00 415.856 ASİL

54 *APLAN MİYASE BETÜL K 12 2 11,33 12 2 11,33 13 2 12,33 12 3 11,00 8 1 7,67 5 0 5,00 62 10 58,67 415.485 ASİL

55 SANLAV SELMA K 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 12 2 11,33 8 1 7,67 4 1 3,67 62 11 58,33 413.811 ASİL

56 LEVENT ELİF SENA K 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 15 0 15,00 9 1 8,67 4 1 3,67 65 10 61,67 413.552 ASİL

57 KİRAZ ZÜMRA K 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 12 3 11,00 9 1 8,67 5 0 5,00 63 12 59,00 413.459 ASİL

58 KUŞLUK EMİNE K 9 5 7,33 13 1 12,67 15 0 15,00 14 0 14,00 5 1 4,67 5 0 5,00 61 7 58,67 412.904 ASİL

59 ACAR ESRA K 13 2 12,33 13 2 12,33 10 5 8,33 14 1 13,67 10 0 10,00 5 0 5,00 65 10 61,67 412.227 ASİL

60 ÇİÇEK ZEHRA K 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 12 2 11,33 8 1 7,67 5 0 5,00 62 11 58,33 411.379 ASİL

61 YOLCU BERRA K 11 4 9,67 15 0 15,00 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 63 12 59,00 411.171 ASİL

62 ÜNAL ZÜMRA AİŞE K 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 63 12 59,00 411.096 ASİL

63 ÖZGÜÇ ESMA NUR K 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 14 0 14,00 6 1 5,67 5 0 5,00 62 9 59,00 410.792 ASİL

64 ERCAN ELMAS ZÜMRA K 13 2 12,33 14 1 13,67 9 6 7,00 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 5,00 64 11 60,33 409.920 ASİL

65 ALIM AYŞE  FEYZA K 14 0 14,00 13 1 12,67 11 4 9,67 9 4 7,67 7 1 6,67 4 1 3,67 58 11 54,33 409.416 ASİL

66 YİĞİN RÜMEYSA K 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 61 14 56,33 407.597 ASİL

67 ZEYNEP ERVA VURGUN K 11 4 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 10 0 10,00 5 0 5,00 63 12 59,00 407.555 ASİL

68 KÜTÜK AYŞE BULEM K 10 5 8,33 15 0 15,00 12 3 11,00 12 3 11,00 7 2 6,33 5 0 5,00 61 13 56,67 407.219 ASİL

69 PEKKİRİŞCİ ZEYNEP K 12 3 11,00 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 6 2 5,33 5 0 5,00 61 12 57,00 406.917 ASİL



70 ÖZCAN FADİME K 11 4 9,67 15 0 15,00 11 3 10,00 14 1 13,67 5 5 3,33 5 0 5,00 61 13 56,67 406.397 ASİL

71 KOÇAK ZEYNEP GÜLSÜM K 11 4 9,67 12 2 11,33 13 2 12,33 15 0 15,00 7 3 6,00 5 0 5,00 63 11 59,33 406.347 ASİL

72 DURMUŞUBUSE K 11 3 10,00 12 2 11,33 13 2 12,33 12 3 11,00 8 1 7,67 5 0 5,00 61 11 57,33 406.035 ASİL

73 ARABACI AYŞE K 12 2 11,33 12 1 11,67 12 3 11,00 13 1 12,67 6 2 5,33 5 0 5,00 60 9 57,00 405.176 ASİL

74 TORUS BEYZA K 12 2 11,33 11 2 10,33 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 5 0 5,00 61 11 57,33 405.128 ASİL

75 PULLU ALEYNA K 11 4 9,67 14 0 14,00 11 4 9,67 13 1 12,67 7 1 6,67 5 0 5,00 61 10 57,67 404.067 ASİL

76 TUTUCU HAVVA SENA K 11 4 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 8 1 7,67 5 0 5,00 62 12 58,00 403.707 YEDEK

77 SARIKAYA SUDENAZ K 12 2 11,33 14 1 13,67 11 4 9,67 12 3 11,00 5 4 3,67 5 0 5,00 59 14 54,33 402.547 YEDEK

78 KADİROĞLU ZEYNEP K 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 3,67 61 14 56,33 401.621 YEDEK

79 ERBAYRAM BEYZA NUR K 11 3 10,00 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 61 13 56,67 401.600 YEDEK

80 GENELİ CEMİLE K 11 4 9,67 14 0 14,00 11 4 9,67 14 1 13,67 6 3 5,00 5 0 5,00 61 12 57,00 401.389 YEDEK

81 KOYUNCUYSENA K 13 2 12,33 11 4 9,67 12 3 11,00 15 0 15,00 8 2 7,33 4 1 3,67 63 12 59,00 400.453 YEDEK

82 SOLMAZ RUKİYE SOLMA K 10 5 8,33 13 2 12,33 13 2 12,33 15 0 15,00 6 4 4,67 5 0 5,00 62 13 57,67 400.379 YEDEK

83 ARACANAZÜMRAD K 14 1 13,67 13 1 12,67 10 5 8,33 10 4 8,67 5 4 3,67 5 0 5,00 57 15 52,00 398.405 YEDEK

84 MUTLU DAMLA RANA K 11 4 9,67 15 0 15,00 10 5 8,33 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 60 15 55,00 398.072 YEDEK

85 EKMEKCİGİL Z ZEYNEP K 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 15 0 15,00 8 2 7,33 5 0 5,00 63 12 59,00 398.011 YEDEK

86 ÜNLÜ ESMAGÜL K 13 1 12,67 10 2 9,33 11 3 10,00 13 1 12,67 8 1 7,67 5 0 5,00 60 8 57,33 397.208 YEDEK

87 İRMİKCİ ELİF ZÜMRA K 14 1 13,67 11 4 9,67 11 4 9,67 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 60 15 55,00 396.963 YEDEK

88 SARI FATIMA K 12 3 11,00 14 1 13,67 10 5 8,33 13 2 12,33 8 1 7,67 4 1 3,67 61 13 56,67 396.603 YEDEK

89 HATİPOĞLU HÜMEYRA K 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 62 13 57,67 395.731 YEDEK

90 KESKİN FEYZA RABİA K 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 62 13 57,67 395.731 YEDEK

91 ÖZÜDOĞRU GÜLFAN K 12 3 11,00 9 6 7,00 14 1 13,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 62 13 57,67 395.720 KAZANAMADI

92 BAHAR İLKNUR ŞEVİK K 11 4 9,67 12 3 11,00 13 2 12,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 60 15 55,00 395.707 KAZANAMADI

93 TIKI NİSANURR K 12 3 11,00 10 3 9,00 13 2 12,33 14 0 14,00 6 3 5,00 5 0 5,00 60 11 56,33 394.787 KAZANAMADI

94 KÖKSAL ZEYNEP K 11 4 9,67 10 3 9,00 14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 4 1 3,67 61 12 57,00 394.587 KAZANAMADI

95 KIYAK KÜBRA ZEYNEP K 10 4 8,67 12 1 11,67 13 2 12,33 15 0 15,00 7 3 6,00 4 1 3,67 61 11 57,33 394.560 KAZANAMADI

96 URUÇ SÜMEYYE K 11 3 10,00 12 2 11,33 12 2 11,33 13 2 12,33 6 3 5,00 5 0 5,00 59 12 55,00 394.165 KAZANAMADI

97 AKBABA DÖNE YAĞMUR K 13 2 12,33 12 2 11,33 10 5 8,33 12 3 11,00 8 1 7,67 5 0 5,00 60 13 55,67 394.152 KAZANAMADI

98 BALCI SÜMEYYE K 11 3 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 60 13 55,67 393.029 KAZANAMADI

99 GÜNEŞ SULTAN K 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 13 1 12,67 7 1 6,67 5 0 5,00 60 12 56,00 392.195 KAZANAMADI

100 SÜMBÜL ZEYNEP ELA K 13 2 12,33 13 1 12,67 8 7 5,67 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 62 12 58,00 392.189 KAZANAMADI

101 ALIÇ FADİME RAVZA K 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 5 5 3,33 5 0 5,00 59 16 53,67 392.133 KAZANAMADI

102 KOZANHA  DEFNE K 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 13 1 12,67 9 0 9,00 4 1 3,67 61 12 57,00 391.315 KAZANAMADI

103 ÇEŞ ECİK HÜMA LİNA K 12 3 11,00 14 1 13,67 10 5 8,33 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 3,67 60 15 55,00 390.984 KAZANAMADI

104 SAMAN ECRİN ECEM K 14 0 14,00 7 8 4,33 14 1 13,67 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 59 15 54,00 389.773 KAZANAMADI

105 ESİRGENLERLRABİA K 11 2 10,33 13 0 13,00 11 4 9,67 12 2 11,33 6 3 5,00 4 0 4,00 57 11 53,33 389.485 KAZANAMADI

106 TOKTAŞ ZEYNEP CEREN K 11 4 9,67 13 1 12,67 11 4 9,67 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 3,67 60 14 55,33 388.677 KAZANAMADI



107 ADIGÜZEL NERİMAN K 11 3 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 14 1 13,67 7 2 6,33 5 0 5,00 60 12 56,00 388.296 KAZANAMADI

108 CEREN GÜLTEKİN K 11 3 10,00 12 2 11,33 12 3 11,00 13 2 12,33 5 4 3,67 5 0 5,00 58 14 53,33 388.272 KAZANAMADI

109 ERSÖZ N SERRA K 11 3 10,00 12 2 11,33 12 3 11,00 13 2 12,33 7 2 6,33 4 1 3,67 59 13 54,67 388.272 KAZANAMADI

110 TAŞKIN BADE MİNA K 11 2 10,33 12 3 11,00 11 3 10,00 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 59 12 55,00 388.261 KAZANAMADI

111 ŞENOL SEZİN K 14 1 13,67 10 4 8,67 10 5 8,33 12 2 11,33 9 1 8,67 5 0 5,00 60 13 55,67 388.019 KAZANAMADI

112 İYİŞENYÜREK NİDA K 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 61 14 56,33 387.387 KAZANAMADI

113 KALKAN ESRA K 13 2 12,33 11 1 10,67 9 4 7,67 12 1 11,67 8 0 8,00 5 0 5,00 58 8 55,33 386.837 KAZANAMADI

114 DOĞDU EDA NAZ K 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 61 14 56,33 386.269 KAZANAMADI

115 ÖZER AYŞE ZÜMRA K 12 3 11,00 13 1 12,67 11 4 9,67 11 4 9,67 8 2 7,33 3 2 2,33 58 16 52,67 386.253 KAZANAMADI

116 ŞAHİN ŞERİFE K 11 4 9,67 10 4 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 60 14 55,33 386.235 KAZANAMADI

117 ÖZVSEVGİ*TUBAO  ABB K 11 3 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 7 1 6,67 5 0 5,00 58 13 53,67 384.456 KAZANAMADI

118 ŞİMŞEK HATİCE K 12 3 11,00 11 4 9,67 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 4 1 3,67 60 15 55,00 383.899 KAZANAMADI

119 KARA BEREN K 12 3 11,00 11 4 9,67 11 4 9,67 11 3 10,00 9 1 8,67 5 0 5,00 59 15 54,00 383.320 KAZANAMADI

120 ERGÜN YÜSRA K 10 1 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 13 1 12,67 6 3 5,00 3 2 2,33 57 12 53,00 382.952 KAZANAMADI

121 ÜZÜLMEZ SENANUR K 12 3 11,00 10 3 9,00 12 3 11,00 13 2 12,33 6 3 5,00 5 0 5,00 58 14 53,33 382.357 KAZANAMADI

122 PINARBAŞI Ş NAZ K 11 4 9,67 12 2 11,33 11 4 9,67 12 3 11,00 7 1 6,67 5 0 5,00 58 14 53,33 382.109 KAZANAMADI

123 SOYLU SUDENAZ K 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 5 0 5,00 57 18 51,00 381.528 KAZANAMADI

124 GÜZELKARA ZEYNEP K 11 4 9,67 12 3 11,00 10 4 8,67 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 60 14 55,33 380.347 KAZANAMADI

125 GÖKKAYA ESMA F YZA K 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 5 0 5,00 57 18 51,00 380.232 KAZANAMADI

126 BULCA EMİNE K 10 5 8,33 11 3 10,00 13 2 12,33 11 3 10,00 9 0 9,00 4 1 3,67 58 14 53,33 379.379 KAZANAMADI

127 URUÇ AYŞE K 11 4 9,67 12 2 11,33 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 58 16 52,67 379.141 KAZANAMADI

128 KILINÇ ZEYNEP K 11 4 9,67 9 4 7,67 14 1 13,67 13 2 12,33 9 0 9,00 3 2 2,33 59 13 54,67 378.859 KAZANAMADI

129 ÖZTERİŞ ELİF SU K 14 1 13,67 10 4 8,67 12 3 11,00 10 5 8,33 4 4 2,67 4 1 3,67 54 18 48,00 378.579 KAZANAMADI

130 ÇAKIR HİRA SU K 12 3 11,00 13 1 12,67 10 5 8,33 11 4 9,67 6 2 5,33 4 1 3,67 56 16 50,67 378.531 KAZANAMADI

131 KOÇNZEYNEB K 12 3 11,00 9 5 7,33 12 3 11,00 15 0 15,00 6 1 5,67 5 0 5,00 59 12 55,00 377.019 KAZANAMADI

132 BÖYREKKAYA AYSEL K 9 6 7,00 12 3 11,00 13 2 12,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 57 18 51,00 375.539 KAZANAMADI

133 ERÖZLÜ SENA K 10 5 8,33 10 1 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 6 3 5,00 5 0 5,00 56 14 51,33 375.235 KAZANAMADI

134 KARA ELİF NAS K 12 3 11,00 13 2 12,33 10 5 8,33 11 4 9,67 4 5 2,33 5 0 5,00 55 19 48,67 375.203 KAZANAMADI

135 CAMCI AMİNE K 11 4 9,67 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 56 19 49,67 374.424 KAZANAMADI

136 SAYAR AYŞE MEYRA K 9 6 7,00 12 1 11,67 12 2 11,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 57 15 52,00 374.373 KAZANAMADI

137 ERTÜRK NURSENA K 11 2 10,33 12 2 11,33 9 6 7,00 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 59 13 54,67 374.323 KAZANAMADI

138 ÇINAR AYŞEGÜL K 9 4 7,67 12 2 11,33 11 3 10,00 12 1 11,67 8 1 7,67 5 0 5,00 57 11 53,33 374.085 KAZANAMADI

139 ŞEN SUDE K 12 2 11,33 13 2 12,33 10 5 8,33 11 4 9,67 5 4 3,67 4 1 3,67 55 18 49,00 374.029 KAZANAMADI

140 ELİBÜYÜK ECRİN ELA K 11 3 10,00 13 1 12,67 11 4 9,67 12 3 11,00 5 4 3,67 3 1 2,67 55 16 49,67 373.565 KAZANAMADI

141 BUYRUCU EBRAR K 10 5 8,33 9 6 7,00 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 58 17 52,33 371.987 KAZANAMADI

142 KÜÇÜKASLAN CEREN K 12 3 11,00 10 5 8,33 11 4 9,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 58 17 52,33 371.987 KAZANAMADI

143 KAYA NİSANUR K 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 58 17 52,33 371.912 KAZANAMADI



144 ÖREKLİ ARİFEÜ     V K 11 3 10,00 11 3 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 7 1 6,67 3 0 3,00 55 14 50,33 371.427 KAZANAMADI

145 ÜNAL BUĞLEM K 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 60 15 55,00 370.856 KAZANAMADI

146 YAMAN ZEYNEP K 12 1 11,67 12 1 11,67 10 5 8,33 10 4 8,67 6 2 5,33 3 0 3,00 53 13 48,67 370.832 KAZANAMADI

147 DEMİR MERYEM K 13 2 12,33 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 58 17 52,33 370.816 KAZANAMADI

148 ŞAHİN HAVVA SELEN K 10 5 8,33 15 0 15,00 10 5 8,33 12 3 11,00 6 3 5,00 3 2 2,33 56 18 50,00 370.445 KAZANAMADI

149 GÜLTEKİN ELİF HÜMA K 10 5 8,33 14 1 13,67 10 5 8,33 12 3 11,00 6 1 5,67 4 1 3,67 56 16 50,67 369.917 KAZANAMADI

150 KÜTÜKCÜ İSMAHAN K 11 4 9,67 12 2 11,33 9 6 7,00 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 59 15 54,00 369.629 KAZANAMADI

151 KAPLAN ZÜMRA K 13 2 12,33 12 3 11,00 8 7 5,67 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 57 18 51,00 369.624 KAZANAMADI

152 ATÇEKEN ELİF K 10 4 8,67 14 1 13,67 10 4 8,67 13 2 12,33 4 4 2,67 4 1 3,67 55 16 49,67 369.125 KAZANAMADI

153 MERAL NİSA NUR K 10 4 8,67 12 2 11,33 10 5 8,33 14 1 13,67 6 1 5,67 5 0 5,00 57 13 52,67 367.539 KAZANAMADI

154 NUR NAZ MELİSA K 14 1 13,67 11 4 9,67 9 6 7,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 56 19 49,67 367.336 KAZANAMADI

155 KUZUEHANNE K 10 4 8,67 10 4 8,67 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 3,67 57 16 51,67 367.315 KAZANAMADI

156 CERAN ELİF NAZ K 8 6 6,00 12 3 11,00 14 1 13,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 55 19 48,67 367.309 KAZANAMADI

157 ALADAĞLI ZEHRAANUR K 10 5 8,33 12 2 11,33 10 5 8,33 13 2 12,33 10 0 10,00 4 1 3,67 59 15 54,00 367.189 KAZANAMADI

158 ERTEN BETÜL K 10 3 9,00 15 0 15,00 3 0 3,00 14 1 13,67 9 0 9,00 5 0 5,00 56 4 54,67 366.968 KAZANAMADI

159 YAĞCI EMİNE K 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 14 1 13,67 5 4 3,67 5 0 5,00 57 17 51,33 366.899 KAZANAMADI

160 KAYA ZELİHA K 14 1 13,67 9 6 7,00 11 4 9,67 11 3 10,00 6 3 5,00 4 1 3,67 55 18 49,00 366.440 KAZANAMADI

161 URGAN FATMA ZEHRA K 9 4 7,67 12 1 11,67 11 1 10,67 12 3 11,00 6 3 5,00 4 1 3,67 54 13 49,67 365.859 KAZANAMADI

162 KESKİN HİLAL ZÜMRA K 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 12 2 11,33 7 2 6,33 3 2 2,33 56 17 50,33 365.203 KAZANAMADI

163 KÖSE FAHRİYE K 8 7 5,67 14 1 13,67 10 4 8,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 57 17 51,33 364.947 KAZANAMADI

164 IŞIKVERİRZEHRAFATMA K 10 5 8,33 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 55 20 48,33 364.899 KAZANAMADI

165 COŞGUN ERVA K 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 56 19 49,67 364.893 KAZANAMADI

166 DOĞANEŞERİFEONUR K 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 56 19 49,67 364.819 KAZANAMADI

167 ÖZDEMİRÖZEYNEP K 9 6 7,00 10 4 8,67 12 3 11,00 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 59 15 54,00 363.741 KAZANAMADI

168 KÖTEMEN ŞERİFE NUR K 10 5 8,33 14 1 13,67 10 5 8,33 12 3 11,00 5 5 3,33 4 1 3,67 55 20 48,33 363.677 KAZANAMADI

169 MENEK*  ELİFSU DE K 11 4 9,67 11 2 10,33 10 5 8,33 13 2 12,33 6 3 5,00 5 0 5,00 56 16 50,67 363.381 KAZANAMADI

170 YİĞİTBAŞI FATMA Z K 11 2 10,33 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 7 1 6,67 5 0 5,00 55 16 49,67 363.107 KAZANAMADI

171 ÖZDAĞZZÜMRAEBÜL K 10 5 8,33 12 2 11,33 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 56 18 50,00 362.512 KAZANAMADI

172 YAMAN NECLA EDA K 12 3 11,00 10 3 9,00 10 5 8,33 12 3 11,00 6 2 5,33 5 0 5,00 55 16 49,67 361.885 KAZANAMADI

173 ARİ GÜL MERYEM K 11 4 9,67 13 2 12,33 9 6 7,00 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 56 19 49,67 360.176 KAZANAMADI

174 DİNÇ EMİNEEELA K 11 4 9,67 10 5 8,33 12 3 11,00 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 56 19 49,67 360.165 KAZANAMADI

175 YALMAN BEYZA NUR K 11 4 9,67 12 3 11,00 10 5 8,33 11 2 10,33 5 5 3,33 5 0 5,00 54 19 47,67 360.131 KAZANAMADI

176 KOÇ RABİA K 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 3 2 2,33 57 18 51,00 358.947 KAZANAMADI

177 ACAR ZEYNEP K 11 4 9,67 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 56 19 49,67 357.808 KAZANAMADI

178 ÖZBULDUK ELİF ADA K 13 2 12,33 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 5 5 3,33 4 1 3,67 55 20 48,33 356.603 KAZANAMADI

179 ŞİMŞEK EDA K 13 1 12,67 8 3 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 6 3 5,00 5 0 5,00 53 16 47,67 356.307 KAZANAMADI

180 SALLI ŞÜKRAN ZÜMRA K 11 2 10,33 9 2 8,33 11 1 10,67 11 2 10,33 4 3 3,00 4 0 4,00 50 10 46,67 356.264 KAZANAMADI



181 AYDOĞDU ZEYNEP K 12 3 11,00 6 4 4,67 12 3 11,00 13 2 12,33 7 1 6,67 5 0 5,00 55 13 50,67 356.016 KAZANAMADI

182 GÜLER AZRANUR K 9 6 7,00 13 2 12,33 10 5 8,33 11 2 10,33 6 2 5,33 5 0 5,00 54 17 48,33 355.939 KAZANAMADI

183 ÖZTAŞ NURSİMA K 9 6 7,00 14 0 14,00 10 5 8,33 13 0 13,00 5 4 3,67 3 1 2,67 54 16 48,67 355.704 KAZANAMADI

184 KÜÇÜKKAPLAN ZEYNEP K 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 54 21 47,00 355.437 KAZANAMADI

185 DOĞAN ASUMAN K 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 10 5 8,33 4 6 2,00 4 1 3,67 52 23 44,33 355.384 KAZANAMADI

186 KARACA FEYZA K 12 2 11,33 11 2 10,33 8 7 5,67 12 2 11,33 6 2 5,33 5 0 5,00 54 15 49,00 355.368 KAZANAMADI

187 ÖZATA RAVZA K 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 8 2 7,33 4 1 3,67 55 20 48,33 353.080 KAZANAMADI

188 ÇAĞLAR ELİF K 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 12 3 11,00 4 6 2,00 3 2 2,33 53 22 45,67 353.069 KAZANAMADI

189 YILDIRIM FATIMA NUR K 7 8 4,33 13 2 12,33 12 3 11,00 11 4 9,67 8 2 7,33 4 1 3,67 55 20 48,33 353.005 KAZANAMADI

190 KÜÇ ESMA NUR K 13 2 12,33 9 5 7,33 10 5 8,33 14 1 13,67 7 2 6,33 3 2 2,33 56 17 50,33 352.648 KAZANAMADI

191 DİNÇ ZEHRA ELİF K 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 13 1 12,67 3 5 1,33 4 1 3,67 53 19 46,67 351.864 KAZANAMADI

192 KARAKOÇ BELİNAY K 12 3 11,00 10 3 9,00 9 6 7,00 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 54 19 47,67 350.675 KAZANAMADI

193 SAĞIRSERVA K 11 4 9,67 11 4 9,67 9 6 7,00 12 3 11,00 7 2 6,33 5 0 5,00 55 19 48,67 350.419 KAZANAMADI

194 SİPAHİ ZEYNEP K 12 3 11,00 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 4 5 2,33 5 0 5,00 53 21 46,00 349.203 KAZANAMADI

195 İNCE EMİNE K 11 4 9,67 9 5 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 5 3 4,00 5 0 5,00 54 18 48,00 348.917 KAZANAMADI

196 KULCU HİRANUR     N K 11 4 9,67 9 4 7,67 10 5 8,33 13 1 12,67 7 2 6,33 5 0 5,00 55 16 49,67 348.611 KAZANAMADI

197 KÜÇÜK SENA AMİNE K 10 5 8,33 10 2 9,33 10 2 9,33 12 2 11,33 5 4 3,67 5 0 5,00 52 15 47,00 348.520 KAZANAMADI

198 FIRAT GÖNÜL BERRA K 12 3 11,00 12 3 11,00 7 8 4,33 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 3,67 56 19 49,67 348.272 KAZANAMADI

199 FİDAN HAFSAGÜL K 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 53 17 47,33 348.253 KAZANAMADI

200 OKUTAN ELİFNNAZ   M K 10 5 8,33 9 5 7,33 11 3 10,00 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 55 18 49,00 348.243 KAZANAMADI

201 ERDÖL ELİF NUR K 10 5 8,33 11 2 10,33 10 5 8,33 12 3 11,00 7 2 6,33 4 1 3,67 54 18 48,00 347.933 KAZANAMADI

202 DÜNDAR SALİHA ZÜMRA K 9 6 7,00 12 2 11,33 9 5 7,33 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 55 18 49,00 347.061 KAZANAMADI

203 YURDAIŞIK ZEHRA K 10 5 8,33 10 5 8,33 11 4 9,67 12 3 11,00 6 3 5,00 5 0 5,00 54 20 47,33 346.787 KAZANAMADI

204 KAYIR HATİCE K 13 1 12,67 9 4 7,67 7 7 4,67 11 2 10,33 9 1 8,67 5 0 5,00 54 15 49,00 345.997 KAZANAMADI

205 YER YAĞMUR K 10 5 8,33 9 5 7,33 11 4 9,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 55 19 48,67 345.896 KAZANAMADI

206 ELALİ SELVA K 9 6 7,00 9 6 7,00 14 1 13,67 12 3 11,00 7 2 6,33 3 2 2,33 54 20 47,33 345.629 KAZANAMADI

207 KARAASLAN ECRİN K 8 7 5,67 12 3 11,00 11 3 10,00 13 2 12,33 4 4 2,67 5 0 5,00 53 19 46,67 345.360 KAZANAMADI

208 BİŞİRGEN ZEYNEP K 10 5 8,33 10 3 9,00 11 4 9,67 13 1 12,67 5 3 4,00 4 1 3,67 53 17 47,33 344.765 KAZANAMADI

209 AKINCI YAREN K 10 5 8,33 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 6 4 4,67 3 2 2,33 54 21 47,00 343.483 KAZANAMADI

210 KULCU ESLEM YÜSRA K 11 3 10,00 11 3 10,00 9 6 7,00 13 1 12,67 5 5 3,33 4 1 3,67 53 19 46,67 342.989 KAZANAMADI

211 PAYDAŞ BERRA K 11 4 9,67 11 3 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 5 4 3,67 4 0 4,00 53 19 46,67 342.704 KAZANAMADI

212 ÖZDEMİR SUDENAZ K 10 5 8,33 12 3 11,00 10 5 8,33 11 4 9,67 5 5 3,33 4 1 3,67 52 23 44,33 342.328 KAZANAMADI

213 ŞİMŞEK AZRA K 9 6 7,00 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 54 21 47,00 341.179 KAZANAMADI

214 BENLİ FATMAGÜL K 11 4 9,67 11 2 10,33 7 8 4,33 14 1 13,67 7 2 6,33 5 0 5,00 55 17 49,33 340.872 KAZANAMADI

215 AVCI EMİNE K 12 2 11,33 9 4 7,67 9 6 7,00 12 3 11,00 7 3 6,00 4 1 3,67 53 19 46,67 340.013 KAZANAMADI

216 KÜÇÜK AYBÜKE K 12 3 11,00 10 5 8,33 9 6 7,00 11 4 9,67 7 3 6,00 4 1 3,67 53 22 45,67 339.997 KAZANAMADI

217 ALPASLAN ELİF K 13 1 12,67 9 3 8,00 8 6 6,00 11 4 9,67 5 1 4,67 4 1 3,67 50 16 44,67 338.872 KAZANAMADI



218 PARTİGÖÇ ZÜMRAFATMA K 10 2 9,33 9 0 9,00 9 3 8,00 12 0 12,00 3 1 2,67 4 0 4,00 47 6 45,00 337.019 KAZANAMADI

219 ÇAYIR FATIMA AZRA K 9 6 7,00 10 4 8,67 11 4 9,67 13 2 12,33 4 3 3,00 5 0 5,00 52 19 45,67 336.789 KAZANAMADI

220 ERTOSUN HATİCE K 10 4 8,67 11 4 9,67 9 5 7,33 11 3 10,00 5 4 3,67 5 0 5,00 51 20 44,33 336.781 KAZANAMADI

221 YAPRAK RAVZA K 10 3 9,00 9 5 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 5 4 3,67 4 1 3,67 52 19 45,67 336.176 KAZANAMADI

222 ESİRGENLER ELİFİNCİ K 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 11 4 9,67 5 4 3,67 3 2 2,33 51 23 43,33 336.173 KAZANAMADI

223 UĞUR AYŞE GÜLER K 10 5 8,33 7 7 4,67 12 3 11,00 10 4 8,67 9 1 8,67 5 0 5,00 53 20 46,33 335.856 KAZANAMADI

224 CEYRAN SUDE NUR K 11 4 9,67 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 8 2 7,33 4 1 3,67 53 22 45,67 334.093 KAZANAMADI

225 ULU EMİNE K 8 7 5,67 10 5 8,33 11 4 9,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 54 21 47,00 334.088 KAZANAMADI

226 RENKYORG* CI NİSA K 11 3 10,00 10 4 8,67 9 6 7,00 11 4 9,67 4 4 2,67 5 0 5,00 50 21 43,00 333.528 KAZANAMADI

227 MUTLU AZRA K 12 3 11,00 7 6 5,00 11 4 9,67 10 5 8,33 5 5 3,33 5 0 5,00 50 23 42,33 332.893 KAZANAMADI

228 BODUR DİLARA EBRAR K 8 7 5,67 8 6 6,00 14 1 13,67 12 3 11,00 6 3 5,00 4 1 3,67 52 21 45,00 332.653 KAZANAMADI

229 BAŞAK TUĞBA K 11 4 9,67 6 1 5,67 10 4 8,67 14 0 14,00 4 2 3,33 5 0 5,00 50 11 46,33 331.176 KAZANAMADI

230 KÖŞEK ZÜLAL ZEYNEP K 9 5 7,33 8 5 6,33 12 2 11,33 10 4 8,67 9 0 9,00 3 2 2,33 51 18 45,00 329.547 KAZANAMADI

231 HAFSA YATIRTMACI K 8 7 5,67 10 5 8,33 11 4 9,67 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 3,67 54 21 47,00 329.360 KAZANAMADI

232 İNCİ HAFSA BERRA K 10 5 8,33 9 5 7,33 10 5 8,33 12 3 11,00 8 2 7,33 4 1 3,67 53 21 46,00 329.267 KAZANAMADI

233 TİTREK ŞERİFE BERRA K 10 5 8,33 11 4 9,67 8 7 5,67 14 1 13,67 7 2 6,33 4 1 3,67 54 20 47,33 329.075 KAZANAMADI

234 YILDIZ REYYAN K 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 14 1 13,67 7 3 6,00 4 1 3,67 54 21 47,00 328.195 KAZANAMADI

235 KURUKRAZİYE ERVA K 10 5 8,33 8 7 5,67 13 2 12,33 12 3 11,00 5 5 3,33 3 2 2,33 51 24 43,00 328.093 KAZANAMADI

236 ÖZKAYMAK ZEHRA NUR K 10 3 9,00 8 3 7,00 10 5 8,33 12 2 11,33 3 0 3,00 5 0 5,00 48 13 43,67 327.821 KAZANAMADI

237 YARAŞ ZEYNEP K 10 4 8,67 11 4 9,67 8 4 6,67 11 3 10,00 6 4 4,67 4 1 3,67 50 20 43,33 327.661 KAZANAMADI

238 YILDIZ BUĞLEM K 11 4 9,67 9 4 7,67 9 6 7,00 14 1 13,67 5 3 4,00 4 1 3,67 52 19 45,67 327.629 KAZANAMADI

239 KAÇAR ESLEM RANA K 7 8 4,33 12 2 11,33 10 5 8,33 13 2 12,33 4 5 2,33 5 0 5,00 51 22 43,67 325.392 KAZANAMADI

240 ALTUNYAY ZEYNEP K 9 5 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 11 3 10,00 5 4 3,67 5 0 5,00 50 22 42,67 324.909 KAZANAMADI

241 KAÇAR RAVZ* A V Z A K 10 5 8,33 10 5 8,33 10 5 8,33 10 5 8,33 6 4 4,67 4 1 3,67 50 25 41,67 324.531 KAZANAMADI

242 ERDOĞAN HACER K 10 3 9,00 8 4 6,67 10 4 8,67 10 5 8,33 6 2 5,33 4 1 3,67 48 19 41,67 321.683 KAZANAMADI

243 ACAR AYŞE NUR K 11 4 9,67 9 6 7,00 9 6 7,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 51 24 43,00 319.912 KAZANAMADI

244 ÇEVİK HAYRUNNİSA K 10 5 8,33 10 4 8,67 10 4 8,67 6 9 3,00 7 2 6,33 3 1 2,67 46 25 37,67 318.992 KAZANAMADI

245 BİLGEN DURU ŞEYMA K 11 3 10,00 9 3 8,00 6 4 4,67 12 2 11,33 5 3 4,00 5 0 5,00 48 15 43,00 318.680 KAZANAMADI

246 BAĞCI ESLEM İKBAL J K 5 9 2,00 11 2 10,33 11 4 9,67 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 51 21 44,00 318.669 KAZANAMADI

247 ÖZTÜRK ESMA BETÜL K 11 4 9,67 7 8 4,33 10 5 8,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 51 24 43,00 318.653 KAZANAMADI

248 YİLDIZ AKİFE NİSA K 11 3 10,00 6 5 4,33 10 4 8,67 11 4 9,67 7 1 6,67 4 1 3,67 49 18 43,00 318.115 KAZANAMADI

249 YERLİKAYA E BERRA K 11 4 9,67 7 6 5,00 10 5 8,33 13 1 12,67 5 3 4,00 4 0 4,00 50 19 43,67 318.077 KAZANAMADI

250 ÖNELDTÜRKAN KÜPRA K 11 2 10,33 7 6 5,00 10 5 8,33 11 3 10,00 3 4 1,67 5 0 5,00 47 20 40,33 317.144 KAZANAMADI

251 TEMİZBAŞ SAHRA K 10 5 8,33 12 3 11,00 7 8 4,33 12 3 11,00 5 5 3,33 4 1 3,67 50 25 41,67 316.253 KAZANAMADI

252 BİLİR MELK  ME RA K 7 8 4,33 11 2 10,33 10 5 8,33 9 5 7,33 6 4 4,67 5 0 5,00 48 24 40,00 315.640 KAZANAMADI

253 ALPU RAZİYE K 10 4 8,67 8 5 6,33 9 6 7,00 13 1 12,67 5 4 3,67 5 0 5,00 50 20 43,33 315.427 KAZANAMADI

254 ÖZÇELİK SELMA B K 10 3 9,00 8 2 7,33 9 6 7,00 11 2 10,33 7 0 7,00 3 2 2,33 48 15 43,00 315.368 KAZANAMADI



255 UYARCECE CEYLİN K 6 9 3,00 9 1 8,67 13 2 12,33 9 6 7,00 6 4 4,67 4 1 3,67 47 23 39,33 315.139 KAZANAMADI

256 BÜYÜKKARAGÖZRERVA K 10 5 8,33 9 6 7,00 9 6 7,00 8 7 5,67 8 2 7,33 5 0 5,00 49 26 40,33 315.088 KAZANAMADI

257 KESTEK KÜBRA K 12 3 11,00 8 5 6,33 8 7 5,67 13 2 12,33 5 4 3,67 4 1 3,67 50 22 42,67 314.832 KAZANAMADI

258 POYRAZ ZEYNEP SERRA K 8 7 5,67 9 5 7,33 10 5 8,33 13 0 13,00 6 3 5,00 5 0 5,00 51 20 44,33 314.792 KAZANAMADI

259 KARAKAYA ECEM K 10 4 8,67 9 4 7,67 9 6 7,00 9 3 8,00 5 1 4,67 4 0 4,00 46 18 40,00 313.981 KAZANAMADI

260 DURANEL SARE RABİA K 10 5 8,33 6 5 4,33 12 3 11,00 7 1 6,67 3 1 2,67 5 0 5,00 43 15 38,00 313.891 KAZANAMADI

261 AHMET MEDİNE NUR K 11 4 9,67 7 7 4,67 11 3 10,00 8 5 6,33 5 4 3,67 4 1 3,67 46 24 38,00 313.701 KAZANAMADI

262 ÜNAL ZEYNEP K 11 4 9,67 8 6 6,00 9 6 7,00 12 3 11,00 6 3 5,00 4 1 3,67 50 23 42,33 313.677 KAZANAMADI

263 AKAY AYŞE ZÜMRA K 10 5 8,33 8 7 5,67 10 5 8,33 13 2 12,33 6 3 5,00 4 1 3,67 51 23 43,33 313.611 KAZANAMADI

264 ZEYNEP KOYUNCUOĞLU K 11 4 9,67 10 5 8,33 7 8 4,33 10 5 8,33 8 2 7,33 4 1 3,67 50 25 41,67 312.723 KAZANAMADI

265 SEVİ ZÜMRA K 9 3 8,00 9 1 8,67 8 5 6,33 8 3 7,00 6 1 5,67 4 0 4,00 44 13 39,67 312.451 KAZANAMADI

266 TEKELİRKEVSERREVA K 10 5 8,33 10 2 9,33 8 5 6,33 9 4 7,67 4 3 3,00 4 1 3,67 45 20 38,33 311.800 KAZANAMADI

267 ÇETİN*NEVRUZÇAZRA K 11 4 9,67 10 3 9,00 8 7 5,67 11 4 9,67 5 5 3,33 3 2 2,33 48 25 39,67 311.587 KAZANAMADI

268 KARAPINARLIOĞLUERVA K 9 6 7,00 10 4 8,67 10 5 8,33 11 3 10,00 5 5 3,33 3 1 2,67 48 24 40,00 311.565 KAZANAMADI

269 OĞUZ ZÜMRA DENİZ K 8 7 5,67 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 51 24 43,00 311.555 KAZANAMADI

270 AŞKAR ERVA K 8 7 5,67 10 5 8,33 10 5 8,33 11 4 9,67 5 5 3,33 5 0 5,00 49 26 40,33 311.523 KAZANAMADI

271 ŞİPLEME BAHAR K 9 6 7,00 9 5 7,33 10 4 8,67 10 5 8,33 6 3 5,00 4 1 3,67 48 24 40,00 311.277 KAZANAMADI

272 DEMİRLEK ÖYKÜ YAREN K 9 6 7,00 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 6 3 5,00 4 1 3,67 50 24 42,00 311.256 KAZANAMADI

273 ÖNCEL REYHAN NUR R K 11 4 9,67 8 7 5,67 9 6 7,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 50 25 41,67 310.451 KAZANAMADI

274 ALIM MERVE ZÜLAL K 11 3 10,00 8 3 7,00 7 8 4,33 11 4 9,67 8 0 8,00 4 1 3,67 49 19 42,67 309.789 KAZANAMADI

275 KOÇYİĞİT HATİCE NUR K 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 4 1 3,67 52 23 44,33 309.283 KAZANAMADI

276 EKİCİ BETÜL K 10 4 8,67 9 5 7,33 9 6 7,00 10 5 8,33 5 4 3,67 4 1 3,67 47 25 38,67 307.731 KAZANAMADI

277 DOĞAN İNCİ K 8 7 5,67 10 2 9,33 10 5 8,33 12 3 11,00 5 4 3,67 3 2 2,33 48 23 40,33 307.667 KAZANAMADI

278 GÜNGÖRELİFN K 9 6 7,00 10 3 9,00 8 7 5,67 11 3 10,00 6 0 6,00 4 1 3,67 48 20 41,33 307.453 KAZANAMADI

279 İRİŞ HİLAL SAHRA K 11 4 9,67 6 6 4,00 10 5 8,33 12 1 11,67 5 3 4,00 4 1 3,67 48 20 41,33 307.435 KAZANAMADI

280 KÖSE FİRDEVS K 9 4 7,67 9 2 8,33 9 6 7,00 10 1 9,67 6 2 5,33 3 2 2,33 46 17 40,33 307.384 KAZANAMADI

281 PAY BEL İAY K 12 3 11,00 5 10 1,67 9 6 7,00 13 2 12,33 9 1 8,67 4 1 3,67 52 23 44,33 304.485 KAZANAMADI

282 KORKMAZ*IKRA*SU K 7 8 4,33 11 3 10,00 9 6 7,00 10 4 8,67 5 3 4,00 5 0 5,00 47 24 39,00 304.437 KAZANAMADI

283 ÇİMEN ZÜLEYHA K 10 5 8,33 11 3 10,00 7 8 4,33 9 4 7,67 5 4 3,67 4 1 3,67 46 25 37,67 304.136 KAZANAMADI

284 CEVİZ HAVVA BERRA K 10 5 8,33 12 3 11,00 8 7 5,67 7 8 4,33 4 6 2,00 3 2 2,33 44 31 33,67 303.229 KAZANAMADI

285 ERDEM ZEHRA K 9 5 7,33 12 3 11,00 7 7 4,67 11 4 9,67 3 6 1,00 4 1 3,67 46 26 37,33 302.984 KAZANAMADI

286 TETİKMMELİKEEZRR K 8 7 5,67 7 7 4,67 10 5 8,33 12 3 11,00 9 1 8,67 5 0 5,00 51 23 43,33 302.099 KAZANAMADI

287 ARITÜRK HATİCE K 11 4 9,67 7 6 5,00 9 3 8,00 15 0 15,00 3 7 0,67 3 2 2,33 48 22 40,67 302.085 KAZANAMADI

288 KOÇ BEYZA NUR K 10 5 8,33 8 6 6,00 9 6 7,00 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 48 26 39,33 300.899 KAZANAMADI

289 SAKA DAMLA K 9 6 7,00 10 3 9,00 9 6 7,00 10 5 8,33 5 4 3,67 3 2 2,33 46 26 37,33 300.584 KAZANAMADI

290 ÖZT ŞÇI EZEL BELİZ K 10 4 8,67 6 5 4,33 9 5 7,33 10 3 9,00 6 3 5,00 5 0 5,00 46 20 39,33 300.576 KAZANAMADI

291 ÇELİK ECESU K 8 6 6,00 8 4 6,67 9 5 7,33 12 1 11,67 5 3 4,00 5 0 5,00 47 19 40,67 300.309 KAZANAMADI



292 TOPÇU REYYAN K 8 7 5,67 11 1 10,67 8 7 5,67 12 2 11,33 5 3 4,00 3 2 2,33 47 22 39,67 299.747 KAZANAMADI

293 ÖZKA  HİRANNR  K K 11 4 9,67 7 7 4,67 10 5 8,33 11 4 9,67 5 5 3,33 3 2 2,33 47 27 38,00 299.704 KAZANAMADI

294 KÜBRA ATA ES EM K 9 6 7,00 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 6 4 4,67 3 2 2,33 47 28 37,67 298.557 KAZANAMADI

295 ACAR HATİCE ESLEM K 10 5 8,33 10 5 8,33 8 7 5,67 11 3 10,00 5 5 3,33 3 2 2,33 47 27 38,00 297.869 KAZANAMADI

296 TURHAN RANA ZEYNEP K 11 1 10,67 7 3 6,00 7 7 4,67 8 2 7,33 5 2 4,33 4 0 4,00 42 15 37,00 297.656 KAZANAMADI

297 HÜSEYİN EL TALE K 10 5 8,33 10 4 8,67 7 8 4,33 8 7 5,67 7 3 6,00 4 1 3,67 46 28 36,67 297.333 KAZANAMADI

298 HIZLI SUDENUR K 9 5 7,33 9 3 8,00 8 7 5,67 8 6 6,00 7 2 6,33 4 1 3,67 45 24 37,00 296.453 KAZANAMADI

299 İLİKHHATİCE K 9 6 7,00 7 5 5,33 9 6 7,00 13 1 12,67 5 4 3,67 5 0 5,00 48 22 40,67 296.440 KAZANAMADI

300 HAVLUSERERSELİF D K 8 7 5,67 10 5 8,33 8 7 5,67 11 4 9,67 8 2 7,33 4 1 3,67 49 26 40,33 296.184 KAZANAMADI

301 KELEŞ ESMA K 10 4 8,67 10 3 9,00 6 9 3,00 12 2 11,33 4 2 3,33 4 1 3,67 46 21 39,00 295.581 KAZANAMADI

302 BEKMEZCİ E*İN K 10 5 8,33 9 6 7,00 8 7 5,67 9 5 7,33 6 4 4,67 4 1 3,67 46 28 36,67 294.392 KAZANAMADI

303 ADA GÜMÜŞ K 9 6 7,00 11 4 9,67 6 9 3,00 12 2 11,33 4 4 2,67 5 0 5,00 47 25 38,67 293.811 KAZANAMADI

304 KICIR BERRA HAFSA K 10 5 8,33 7 8 4,33 9 6 7,00 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 49 26 40,33 293.755 KAZANAMADI

305 TEKOCAK ECRİN K 8 5 6,33 8 6 6,00 9 6 7,00 9 5 7,33 7 3 6,00 5 0 5,00 46 25 37,67 293.160 KAZANAMADI

306 FIRAT AYGÜL K 11 3 10,00 8 6 6,00 7 6 5,00 11 4 9,67 4 5 2,33 4 1 3,67 45 25 36,67 292.312 KAZANAMADI

307 BİLMEZ DENİZ SAHRA K 10 5 8,33 9 5 7,33 9 5 7,33 9 4 7,67 5 4 3,67 2 3 1,00 44 26 35,33 292.243 KAZANAMADI

308 YILDIRIMOĞLU EBRAR K 8 7 5,67 8 6 6,00 9 6 7,00 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 48 26 39,33 291.443 KAZANAMADI

309 ŞERİFE YETİM K 9 6 7,00 8 6 6,00 9 6 7,00 14 1 13,67 4 6 2,00 4 1 3,67 48 26 39,33 291.437 KAZANAMADI

310 BİLGEN ZÜMRA K 8 5 6,33 7 3 6,00 9 6 7,00 12 2 11,33 6 2 5,33 4 1 3,67 46 19 39,67 291.389 KAZANAMADI

311 ÇAVDAR TÜRKAN SENA K 7 6 5,00 8 5 6,33 10 5 8,33 12 2 11,33 5 4 3,67 4 0 4,00 46 22 38,67 291.059 KAZANAMADI

312 TEMELİREMK K 9 6 7,00 8 7 5,67 8 6 6,00 13 1 12,67 5 5 3,33 5 0 5,00 48 25 39,67 290.840 KAZANAMADI

313 BELİNAY ASLIVAR K 10 5 8,33 7 8 4,33 10 5 8,33 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 3,67 45 30 35,00 290.157 KAZANAMADI

314 ÖZTÜRK SÜMEYYE K 10 5 8,33 5 5 3,33 8 6 6,00 11 4 9,67 8 1 7,67 5 0 5,00 47 21 40,00 289.891 KAZANAMADI

315 ÇÜMEN NİSA K 8 7 5,67 13 2 12,33 1 1 0,67 13 2 12,33 3 0 3,00 5 0 5,00 43 12 39,00 289.355 KAZANAMADI

316 UÇAR E*İF SU K 8 7 5,67 9 5 7,33 8 7 5,67 9 4 7,67 7 3 6,00 5 0 5,00 46 26 37,33 289.069 KAZANAMADI

317 KOYUNCUOĞLU ELİF SU K 9 6 7,00 7 8 4,33 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 47 28 37,67 289.027 KAZANAMADI

318 ŞAHİN HATİCE K 7 8 4,33 8 7 5,67 11 4 9,67 12 3 11,00 9 1 8,67 2 3 1,00 49 26 40,33 287.891 KAZANAMADI

319 GÜLER ZEYNEP RAME K 10 3 9,00 5 6 3,00 9 5 7,33 10 2 9,33 4 4 2,67 5 0 5,00 43 20 36,33 287.835 KAZANAMADI

320 ÇEVİK HATİCE İLAY K 9 6 7,00 9 3 8,00 7 7 4,67 11 2 10,33 5 4 3,67 4 1 3,67 45 23 37,33 287.597 KAZANAMADI

321 UĞUZ ZEYNEP BEREN K 10 5 8,33 10 3 9,00 6 8 3,33 8 6 6,00 5 4 3,67 4 1 3,67 43 27 34,00 286.939 KAZANAMADI

322 ACIBADEM ELİF K 9 2 8,33 7 1 6,67 8 5 6,33 8 2 7,33 4 1 3,67 3 2 2,33 39 13 34,67 286.925 KAZANAMADI

323 AJROUDİ ELLEN K 9 4 7,67 7 3 6,00 7 6 5,00 11 4 9,67 9 0 9,00 3 2 2,33 46 19 39,67 286.376 KAZANAMADI

324 AKAAŞ ESLEM K 8 7 5,67 7 7 4,67 10 5 8,33 11 4 9,67 5 5 3,33 5 0 5,00 46 28 36,67 285.496 KAZANAMADI

325 ÇEBİÇ EMİNENUR K 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 12 3 11,00 5 5 3,33 5 0 5,00 47 28 37,67 285.448 KAZANAMADI

326 YILMAZ FATMAGÜL K 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 11 4 9,67 5 3 4,00 5 0 5,00 46 27 37,00 284.872 KAZANAMADI

327 ŞENCAN ELIF K 8 5 6,33 8 4 6,67 9 6 7,00 10 4 8,67 4 4 2,67 4 1 3,67 43 24 35,00 284.336 KAZANAMADI

328 TATAR ZEHRA K 6 9 3,00 10 5 8,33 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 2 3 1,00 46 29 36,33 284.312 KAZANAMADI



329 BOZTAŞ  HİRA K 10 5 8,33 6 8 3,33 9 4 7,67 10 5 8,33 6 4 4,67 4 1 3,67 45 27 36,00 284.285 KAZANAMADI

330 YAZGAN RUK YE K 7 8 4,33 8 6 6,00 8 7 5,67 12 3 11,00 9 0 9,00 5 0 5,00 49 24 41,00 284.003 KAZANAMADI

331 KASAR ELİF K 9 5 7,33 5 4 3,67 9 5 7,33 8 3 7,00 6 2 5,33 5 0 5,00 42 19 35,67 283.683 KAZANAMADI

332 BUDAKBSENA K 10 5 8,33 7 8 4,33 9 6 7,00 5 7 2,67 6 4 4,67 5 0 5,00 42 30 32,00 283.675 KAZANAMADI

333 AKBEYAZ HİLAL K 6 9 3,00 8 7 5,67 12 3 11,00 7 8 4,33 7 3 6,00 4 1 3,67 44 31 33,67 283.144 KAZANAMADI

334 GÖRÜR MİRAY K 7 8 4,33 8 7 5,67 11 4 9,67 11 3 10,00 8 2 7,33 2 3 1,00 47 27 38,00 282.541 KAZANAMADI

335 DOĞANAYRHİRA NUR K 9 6 7,00 9 5 7,33 7 8 4,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 46 28 36,67 281.923 KAZANAMADI

336 ÇAYÇSALİHA K 8 5 6,33 10 3 9,00 4 2 3,33 11 4 9,67 4 6 2,00 5 0 5,00 42 20 35,33 281.885 KAZANAMADI

337 ANDAÇ RAVZA NUR K 5 10 1,67 9 5 7,33 9 6 7,00 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 48 25 39,67 279.248 KAZANAMADI

338 KILINÇ ELİF REYYANN K 7 7 4,67 10 3 9,00 7 7 4,67 14 1 13,67 5 2 4,33 3 2 2,33 46 22 38,67 278.685 KAZANAMADI

339 KARAPINAR ESLEM M K 8 7 5,67 8 7 5,67 9 6 7,00 9 5 7,33 4 5 2,33 5 0 5,00 43 30 33,00 276.333 KAZANAMADI

340 ÖZKELEŞ HANİFEZÜMRA K 8 5 6,33 8 3 7,00 8 7 5,67 9 4 7,67 3 0 3,00 4 1 3,67 40 20 33,33 276.323 KAZANAMADI

341 ERDOĞAN ERVA K 11 3 10,00 6 7 3,67 6 6 4,00 9 5 7,33 5 3 4,00 5 0 5,00 42 24 34,00 276.029 KAZANAMADI

342 SERVİ GİZEM SU K 11 4 9,67 8 4 6,67 6 8 3,33 9 4 7,67 5 4 3,67 3 2 2,33 42 26 33,33 275.731 KAZANAMADI

343 IŞILAK HATİCE K 8 7 5,67 7 5 5,33 9 6 7,00 11 4 9,67 5 3 4,00 4 1 3,67 44 26 35,33 275.432 KAZANAMADI

344 TURSUN SILA K 8 7 5,67 9 6 7,00 7 6 5,00 12 2 11,33 5 4 3,67 4 1 3,67 45 26 36,33 275.155 KAZANAMADI

345 TİFTİKÇİ BEYZA K 7 5 5,33 4 3 3,00 10 5 8,33 11 3 10,00 5 4 3,67 5 0 5,00 42 20 35,33 272.696 KAZANAMADI

346 CEYLAN HATİCE K 12 3 11,00 4 8 1,33 7 7 4,67 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 45 26 36,33 272.467 KAZANAMADI

347 TEKKABAK ZEYNEP K 9 6 7,00 8 5 6,33 7 8 4,33 10 5 8,33 6 4 4,67 4 1 3,67 44 29 34,33 272.424 KAZANAMADI

348 KARAARSLAN TUANA K 10 5 8,33 6 6 4,00 6 9 3,00 12 3 11,00 9 1 8,67 4 1 3,67 47 25 38,67 271.261 KAZANAMADI

349 ÜNLÜ ALİYE HİRA K 8 7 5,67 11 4 9,67 6 9 3,00 10 5 8,33 4 5 2,33 4 1 3,67 43 31 32,67 271.016 KAZANAMADI

350 İNAN ELİSSA K 9 6 7,00 9 6 7,00 7 8 4,33 8 7 5,67 5 5 3,33 4 1 3,67 42 33 31,00 268.891 KAZANAMADI

351 ALTINAYZEYN PZÜMRA K 6 8 3,33 8 6 6,00 10 5 8,33 9 5 7,33 5 3 4,00 4 1 3,67 42 28 32,67 268.851 KAZANAMADI

352 KARAÖ ZCEREN K 9 4 7,67 5 5 3,33 8 6 6,00 9 5 7,33 4 3 3,00 5 0 5,00 40 23 32,33 268.584 KAZANAMADI

353 ERİK BEYZA K 10 4 8,67 6 8 3,33 8 7 5,67 12 2 11,33 5 4 3,67 3 2 2,33 44 27 35,00 268.008 KAZANAMADI

354 ATEŞ ZEYNEP ZÜMRA K 8 7 5,67 9 6 7,00 7 8 4,33 10 5 8,33 6 4 4,67 4 1 3,67 44 31 33,67 267.731 KAZANAMADI

355 **L*E K 10 5 8,33 7 8 4,33 7 7 4,67 12 3 11,00 6 4 4,67 3 2 2,33 45 29 35,33 267.667 KAZANAMADI

356 MIZRAK HATİCE NİSA K 9 3 8,00 7 6 5,00 7 8 4,33 9 4 7,67 5 5 3,33 4 1 3,67 41 27 32,00 265.320 KAZANAMADI

357 TAVUKÇU BUĞLEMSU K 8 7 5,67 7 6 5,00 7 7 4,67 9 5 7,33 7 3 6,00 5 0 5,00 43 28 33,67 264.776 KAZANAMADI

358 ÖZKOL ELİF ESLEM K 8 6 6,00 6 7 3,67 9 4 7,67 8 6 6,00 3 5 1,33 5 0 5,00 39 28 29,67 264.187 KAZANAMADI

359 ATİZ ZEYNEP K 7 7 4,67 7 7 4,67 8 5 6,33 12 3 11,00 5 1 4,67 4 1 3,67 43 24 35,00 263.005 KAZANAMADI

360 ALANLI YAĞMUR TUANA K 9 6 7,00 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 3,67 42 33 31,00 261.795 KAZANAMADI

361 KUŞLUK AMİNE NUR K 8 7 5,67 8 7 5,67 6 9 3,00 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 45 30 35,00 260.648 KAZANAMADI

362 ÖZ NAZLI BETÜL K 9 4 7,67 7 2 6,33 1 2 0,33 11 2 10,33 7 1 6,67 4 0 4,00 39 11 35,33 259.384 KAZANAMADI

363 KILIÇ ZEYNEP BERRA K 7 8 4,33 7 7 4,67 9 5 7,33 10 4 8,67 4 3 3,00 4 1 3,67 41 28 31,67 259.115 KAZANAMADI

364 EROL KAM İLE K 9 6 7,00 7 5 5,33 7 4 5,67 8 7 5,67 4 3 3,00 3 2 2,33 38 27 29,00 258.507 KAZANAMADI

365 SEHER KOMŞUOĞLU K 9 6 7,00 7 8 4,33 7 8 4,33 7 8 4,33 6 4 4,67 5 0 5,00 41 34 29,67 258.189 KAZANAMADI



366 TOKATLI SENA HATİCE K 6 7 3,67 6 8 3,33 9 4 7,67 10 3 9,00 5 3 4,00 5 0 5,00 41 25 32,67 257.653 KAZANAMADI

367 BALDAN ELA K 9 5 7,33 8 6 6,00 5 10 1,67 10 4 8,67 7 3 6,00 4 1 3,67 43 29 33,33 257.653 KAZANAMADI

368 ÇELİK SILA EMİNE K 11 4 9,67 4 11 0,33 8 7 5,67 8 6 6,00 5 5 3,33 5 0 5,00 41 33 30,00 257.648 KAZANAMADI

369 ARICI EMİNEASENA K 8 7 5,67 8 6 6,00 8 7 5,67 9 6 7,00 5 5 3,33 3 2 2,33 41 33 30,00 257.059 KAZANAMADI

370 DOĞAN MÜZEYYEN RANA K 12 3 11,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 2,33 41 34 29,67 254.653 KAZANAMADI

371 ÖZREBRAR NAZ K 7 8 4,33 4 11 0,33 10 5 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 45 30 35,00 254.595 KAZANAMADI

372 GÜZEL SÜVEYDA K 8 7 5,67 6 7 3,67 7 7 4,67 10 5 8,33 8 1 7,67 4 1 3,67 43 28 33,67 254.461 KAZANAMADI

373 ARICI NİLDA K 12 3 11,00 3 6 1,00 5 8 2,33 11 3 10,00 4 4 2,67 5 0 5,00 40 24 32,00 253.464 KAZANAMADI

374 ALTAY BEYZA K 10 4 8,67 6 6 4,00 6 9 3,00 10 3 9,00 4 5 2,33 4 1 3,67 40 28 30,67 253.221 KAZANAMADI

375 KAPLAN ZEYNEP CEYDA K 9 5 7,33 4 9 1,00 8 4 6,67 9 6 7,00 6 2 5,33 4 1 3,67 40 27 31,00 252.909 KAZANAMADI

376 KAÇAR FATMA K 8 7 5,67 6 8 3,33 7 8 4,33 12 3 11,00 7 3 6,00 4 1 3,67 44 30 34,00 249.923 KAZANAMADI

377 *İNÇ MELDA BERİL K 10 5 8,33 5 9 2,00 7 8 4,33 12 3 11,00 6 4 4,67 3 2 2,33 43 31 32,67 248.680 KAZANAMADI

378 KAZELNELİFANAZ K 7 4 5,67 6 3 5,00 5 6 3,00 11 1 10,67 5 1 4,67 4 1 3,67 38 16 32,67 248.200 KAZANAMADI

379 OKKA HASİBE K 7 8 4,33 8 7 5,67 6 9 3,00 9 6 7,00 7 3 6,00 5 0 5,00 42 33 31,00 247.560 KAZANAMADI

380 MUTLU BEHİYE ELİF K 9 6 7,00 8 7 5,67 6 9 3,00 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 2,33 41 34 29,67 247.549 KAZANAMADI

381 ERTÜRK FATMA SUDE K 11 4 9,67 8 7 5,67 5 10 1,67 7 7 4,67 6 4 4,67 2 3 1,00 39 35 27,33 247.048 KAZANAMADI

382 KESKİN ZEYNEP K 7 8 4,33 7 5 5,33 8 7 5,67 10 5 8,33 4 5 2,33 3 2 2,33 39 32 28,33 242.461 KAZANAMADI

383 ALTAN SEVİM K 6 9 3,00 10 5 8,33 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 1 3,67 39 36 27,00 240.432 KAZANAMADI

384 ATLANDI ELMASSNUR K 7 8 4,33 6 9 3,00 9 6 7,00 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 2,33 40 35 28,33 238.024 KAZANAMADI

385 DEMİR ELİFNUR K 7 7 4,67 6 7 3,67 7 7 4,67 6 8 3,33 6 4 4,67 5 0 5,00 37 33 26,00 237.552 KAZANAMADI

386 KOÇ ELA K 9 6 7,00 8 7 5,67 5 10 1,67 10 4 8,67 4 5 2,33 3 2 2,33 39 34 27,67 236.027 KAZANAMADI

387 ERGİN ŞERİFE K 9 6 7,00 6 9 3,00 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 1 3,67 38 37 25,67 230.981 KAZANAMADI

388 ATASAĞUN DİLEKSU K 5 8 2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 4 8,67 6 2 5,33 5 0 5,00 37 23 29,33 229.744 KAZANAMADI

389 KANİHATİCE REYYAN K 9 5 7,33 6 9 3,00 5 7 2,67 9 4 7,67 5 4 3,67 3 2 2,33 37 31 26,67 228.296 KAZANAMADI

390 ERTÜRKEBEREN K 8 4 6,67 6 4 4,67 4 8 1,33 9 2 8,33 5 3 4,00 3 2 2,33 35 23 27,33 228.003 KAZANAMADI

391 TURAY EBRAR K 4 11 0,33 7 6 5,00 9 6 7,00 7 8 4,33 4 6 2,00 5 0 5,00 36 37 23,67 227.379 KAZANAMADI

392 İRİŞRHACE*R K 5 10 1,67 7 7 4,67 7 7 4,67 9 5 7,33 9 1 8,67 3 2 2,33 40 32 29,33 226.861 KAZANAMADI

393 DEMLAHİ FATIMA K 8 7 5,67 7 8 4,33 7 8 4,33 9 6 7,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 38 37 25,67 226.808 KAZANAMADI

394 TUNCERTAN RANA K 10 5 8,33 5 10 1,67 5 10 1,67 10 5 8,33 5 5 3,33 4 1 3,67 39 36 27,00 226.237 KAZANAMADI

395 SELEK ZÜMRA K 9 6 7,00 6 7 3,67 5 10 1,67 9 6 7,00 4 5 2,33 4 1 3,67 37 35 25,33 225.987 KAZANAMADI

396 AKGEDİ  MEDİNE GÜL K 6 8 3,33 7 5 5,33 7 8 4,33 6 8 3,33 3 0 3,00 4 1 3,67 33 30 23,00 225.867 KAZANAMADI

397 KÜRKLÜ ELİF RAVDA K 6 9 3,00 10 5 8,33 5 10 1,67 10 5 8,33 4 6 2,00 3 2 2,33 38 37 25,67 225.005 KAZANAMADI

398 ÖZAYDIN ŞÜKRAN K 7 7 4,67 4 9 1,00 5 2 4,33 11 4 9,67 7 3 6,00 4 1 3,67 38 26 29,33 223.880 KAZANAMADI

399 GÜRHAYTA HİRANUR K 5 9 2,00 4 5 2,33 6 2 5,33 11 4 9,67 6 1 5,67 4 1 3,67 36 22 28,67 220.568 KAZANAMADI

400 BÜYÜKKSKİL HATİCE K 4 10 0,67 8 6 6,00 7 8 4,33 12 3 11,00 5 4 3,67 3 2 2,33 39 33 28,00 219.997 KAZANAMADI

401 KOÇAK  HATİCE K 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 10 5 8,33 6 3 5,00 5 0 5,00 39 35 27,33 218.744 KAZANAMADI

402 TARRUN ZEYŞEM K 8 7 5,67 10 5 8,33 2 13 -2,33 7 8 4,33 4 6 2,00 2 3 1,00 33 42 19,00 217.917 KAZANAMADI



403 BÜYÜKKAVUN ESLEM K 6 8 3,33 3 3 2,00 5 2 4,33 8 4 6,67 6 1 5,67 4 1 3,67 32 19 25,67 215.245 KAZANAMADI

404 AĞRALI AY *L K 6 7 3,67 6 3 5,00 0 0 0,00 11 0 11,00 6 3 5,00 4 1 3,67 33 14 28,33 214.115 KAZANAMADI

405 ELYSALİM RİYMAS K 7 7 4,67 8 7 5,67 0 0 0,00 5 9 2,00 7 2 6,33 4 1 3,67 31 26 22,33 213.533 KAZANAMADI

406 CEY ANSHAVVA SUDE K 1 14 -3,67 5 10 1,67 11 4 9,67 7 8 4,33 4 6 2,00 4 1 3,67 32 43 17,67 213.245 KAZANAMADI

407 VANLILAR NİSA GÖNÜL K 7 8 4,33 7 7 4,67 7 8 4,33 9 6 7,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 35 39 22,00 212.573 KAZANAMADI

408 TEKE  SENANUR K 6 9 3,00 5 7 2,67 9 6 7,00 6 9 3,00 3 4 1,67 3 2 2,33 32 37 19,67 212.315 KAZANAMADI

409 ATİZ SÜMEYYE K 8 6 6,00 4 9 1,00 6 8 3,33 8 6 6,00 4 4 2,67 4 1 3,67 34 34 22,67 210.821 KAZANAMADI

410 KAHRAMAN BURCU K 7 8 4,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 8 7 5,67 7 3 6,00 3 2 2,33 36 39 23,00 209.621 KAZANAMADI

411 BUZCU ELİF K 6 5 4,33 6 8 3,33 5 8 2,33 7 3 6,00 4 4 2,67 4 1 3,67 32 29 22,33 208.400 KAZANAMADI

412 BÜYÜKBAYR M ZEYNEP K 8 6 6,00 8 7 5,67 1 5 -0,67 7 7 4,67 5 5 3,33 2 3 1,00 31 33 20,00 205.501 KAZANAMADI

413 TOPCUOĞLU AZRA K 7 8 4,33 7 8 4,33 5 10 1,67 8 7 5,67 5 5 3,33 3 2 2,33 35 40 21,67 204.848 KAZANAMADI

414 EKİC*EHATİCEHHHIIII K 6 8 3,33 7 7 4,67 4 10 0,67 9 5 7,33 7 3 6,00 3 2 2,33 36 35 24,33 203.112 KAZANAMADI

415 EYLÜL ÇARESİZ K 9 6 7,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 11 3 10,00 4 6 2,00 3 2 2,33 34 34 22,67 199.539 KAZANAMADI

416 UÇAROL FATMA ECRİN K 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 4 1 3,67 31 44 16,33 199.019 KAZANAMADI

417 YILDIRIM AYŞENİSA K 6 6 4,00 7 5 5,33 3 6 1,00 6 4 4,67 4 5 2,33 2 1 1,67 28 27 19,00 196.883 KAZANAMADI

418 ÇAKIOĞLUAHURİINİSA K 8 7 5,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 10 4 8,67 6 3 5,00 3 2 2,33 35 38 22,33 193.365 KAZANAMADI

419 ÜREKLİ FATMA K 4 10 0,67 4 8 1,33 8 5 6,33 5 10 1,67 5 4 3,67 4 1 3,67 30 38 17,33 191.571 KAZANAMADI

420 BATUR AZRASU K 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 7 3 6,00 2 3 1,00 33 42 19,00 190.731 KAZANAMADI

421 EDİRNELİGİ  EDA K 6 8 3,33 4 5 2,33 3 9 0,00 11 2 10,33 5 3 4,00 4 1 3,67 33 28 23,67 188.851 KAZANAMADI

422 TALAŞLIAYŞENAZ K 6 9 3,00 5 8 2,33 5 10 1,67 9 6 7,00 8 1 7,67 2 3 1,00 35 37 22,67 188.003 KAZANAMADI

423 SERT ZEYNEP K 5 7 2,67 4 3 3,00 0 0 0,00 8 6 6,00 5 2 4,33 4 1 3,67 26 19 19,67 182.107 KAZANAMADI

424 ATÇEKEN HASİBE    N K 5 10 1,67 4 8 1,33 6 7 3,67 8 6 6,00 5 3 4,00 3 2 2,33 31 36 19,00 181.195 KAZANAMADI

425 AKIN FATMAZEHRA K 6 9 3,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 4 3,67 5 0 5,00 29 43 14,67 177.320 KAZANAMADI

426 SEZGİN ZEYNEP ELA K 4 10 0,67 4 10 0,67 6 8 3,33 10 5 8,33 4 5 2,33 4 1 3,67 32 39 19,00 173.811 KAZANAMADI

427 BELGEMEN ESMANUR K 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 11 0,33 6 9 3,00 6 4 4,67 3 2 2,33 30 45 15,00 172.880 KAZANAMADI

428 HATİCE EKEN K 8 7 5,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 5 3,33 3 2 2,33 28 47 12,33 166.941 KAZANAMADI

429 ÖZCAN ZEYNEP K 5 9 2,00 6 7 3,67 1 14 -3,67 4 9 1,00 7 2 6,33 2 2 1,33 25 43 10,67 166.072 KAZANAMADI

430 T*M M*   N  İ A K 4 10 0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 3 8 0,33 3 7 0,67 2 3 1,00 25 45 10,00 164.603 KAZANAMADI

431 VURAL ZEYNEPNBERRA K 4 7 1,67 6 8 3,33 6 9 3,00 3 11 -0,67 4 6 2,00 0 5 -1,67 23 46 7,67 162.219 KAZANAMADI

432 RAHİMİ MEVLÜDE K 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 8 7 5,67 4 6 2,00 4 1 3,67 30 45 15,00 161.077 KAZANAMADI

433 AÇIKGÖZ HALİSE NUR K 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 9 6 7,00 6 4 4,67 3 2 2,33 31 44 16,33 161.069 KAZANAMADI

434 KOÇ FATIMA ZEHRA K 3 2 2,33 3 0 3,00 0 0 0,00 8 2 7,33 3 0 3,00 1 3 0,00 18 7 15,67 158.931 KAZANAMADI

435 ER GN NESİBE N İ* K 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 8 7 5,67 4 6 2,00 2 3 1,00 29 46 13,67 156.299 KAZANAMADI

436 Y C*    İL        A K 6 8 3,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 5 -1,67 22 47 6,33 153.901 KAZANAMADI

437 ALİMŞEYMA K 1 13 -3,33 6 9 3,00 3 9 0,00 6 9 3,00 3 7 0,67 4 1 3,67 23 48 7,00 148.027 KAZANAMADI

438 ALIM AMİNE BERRA K 5 10 1,67 5 9 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 2 2,33 22 52 4,67 143.851 KAZANAMADI

439 HAJO LAMAR K 2 12 -2,00 5 4 3,67 5 10 1,67 4 10 0,67 3 4 1,67 1 3 0,00 20 43 5,67 143.619 KAZANAMADI



440 CALİG HACER C R K 2 13 -2,33 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 2 2,33 21 54 3,00 137.893 KAZANAMADI

441 SATAR RUKİYE ERVA K 4 10 0,67 2 11 -1,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 5 5 3,33 3 2 2,33 25 47 9,33 136.155 KAZANAMADI

442 ERDOĞAN ELİF K 2 13 -2,33 4 8 1,33 2 13 -2,33 9 6 7,00 5 5 3,33 2 3 1,00 24 48 8,00 136.120 KAZANAMADI

443 ERCAN ELİFSU K 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 4 5 2,33 2 3 1,00 21 53 3,33 131.117 KAZANAMADI

444 KESER * Kİ YE K 0 15 -5,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 2 5,33 3 2 2,33 20 53 2,33 129.608 KAZANAMADI

445 ERKOÇ ADA K 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 7 3 6,00 2 3 1,00 25 50 8,33 128.995 KAZANAMADI

446 * * YİL N* K 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 5 10 1,67 5 5 3,33 1 3 0,00 21 53 3,33 114.195 KAZANAMADI


