
Puanlar

Sıra Soyad/Ad Cinsiyet D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

GENEL ORTALAMA 8,97 5,64 7,09 8,91 5,15 7,19 8,50 5,89 6,54 10,44 4,16 9,05 6,02 3,25 4,94 3,71 0,94 3,40 46,55 25,03 38,21 299.275

KURUM ORTALAMA 9,60 4,96 7,95 9,84 4,15 8,46 9,31 5,07 7,62 11,16 3,39 10,03 6,11 3,04 5,10 4,13 0,80 3,86 50,15 21,41 43,01 323.902

1 İRİŞ BURAK E 13 2 12,33 15 0 15,00 15 0 15,00 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 70 5 68,33 472.720 ASİL

2 DURMAZ ÖMER E 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 12 3 11,00 9 1 8,67 5 0 5,00 68 7 65,67 460.893 ASİL

3 KARA ERTUĞRUL E 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 8 1 7,67 5 0 5,00 67 7 64,67 458.227 ASİL

4 CENGİZ MUSTAFA SAMİ E 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 13 1 12,67 9 1 8,67 4 1 3,67 68 6 66,00 456.771 ASİL

5 CEYLAN FATİH E 12 3 11,00 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 69 6 67,00 456.179 ASİL

6 İPEK SAİD E 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 12 2 11,33 7 3 6,00 5 0 5,00 66 8 63,33 454.360 ASİL

7 BÜYÜKDOĞRUCAN EYÜP E 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 9 1 8,67 4 1 3,67 67 8 64,33 453.800 ASİL

8 ETCİLSADULLAH E 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 9 1 8,67 5 0 5,00 67 8 64,33 451.368 ASİL

9 HALVACI İBRAHİM M E 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 7 1 6,67 5 0 5,00 67 6 65,00 450.845 ASİL

10 ASLAN KAMİL NADİR E 12 3 11,00 15 0 15,00 14 1 13,67 11 4 9,67 9 1 8,67 5 0 5,00 66 9 63,00 449.069 ASİL

11 ŞAHİN MEHMET EFE E 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 8 2 7,33 4 1 3,67 67 8 64,33 445.512 ASİL

12 KARLIBAŞ ALPER E 13 2 12,33 15 0 15,00 12 3 11,00 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 67 8 64,33 444.272 ASİL

13 DEMİRCİ BAHADIR İSA E 14 1 13,67 15 0 15,00 11 4 9,67 14 1 13,67 8 1 7,67 5 0 5,00 67 7 64,67 444.061 ASİL

14 İLKAYA ŞEVKETLEM*R E 12 3 11,00 15 0 15,00 15 0 15,00 11 4 9,67 8 1 7,67 3 2 2,33 64 10 60,67 441.624 ASİL

15 ARICI AGAHMİRZA E 12 3 11,00 13 1 12,67 15 0 15,00 13 2 12,33 7 1 6,67 5 0 5,00 65 7 62,67 441.360 ASİL

16 AKKAN MAHMET E 12 3 11,00 15 0 15,00 14 1 13,67 9 3 8,00 7 2 6,33 5 0 5,00 62 9 59,00 439.859 ASİL

17 ÇANKAYA FURKAN E 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 66 9 63,00 439.533 ASİL

18 YAĞMUR KEREM YAĞIZ E 14 1 13,67 15 0 15,00 9 3 8,00 14 1 13,67 10 0 10,00 5 0 5,00 67 5 65,33 438.392 ASİL

19 ÜMİT BUĞRA ÖMER E 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 5,00 67 8 64,33 438.357 ASİL

20 ERTÜRK HALİD UBEYDE E 13 2 12,33 13 2 12,33 15 0 15,00 13 1 12,67 3 1 2,67 5 0 5,00 62 6 60,00 438.339 ASİL

21 UYSAL KEREM E 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 14 0 14,00 5 2 4,33 4 1 3,67 64 7 61,67 438.035 ASİL

22 TUNÇCAN EYMEN YİĞİT E 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 65 10 61,67 437.216 ASİL

23 BAĞCI MUSTAFA EREN E 10 4 8,67 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 8 1 7,67 5 0 5,00 66 7 63,67 436.947 ASİL

24 KOÇLUSOY TALHA KAAN E 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 10 0 10,00 5 0 5,00 66 9 63,00 435.992 ASİL

25 DEMİRBAŞ HASAN E 11 4 9,67 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 8 0 8,00 5 0 5,00 66 7 63,67 435.416 ASİL

26 BULUT FURKAN TALHA E 12 3 11,00 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 6 3 5,00 5 0 5,00 64 10 60,67 434.485 ASİL

27 DAĞTEKİN İSMAİL T E 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 15 0 15,00 7 2 6,33 5 0 5,00 66 8 63,33 433.317 ASİL

28 METE ADEMAFURKAN E 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 63 12 59,00 431.304 ASİL

29 AKKAŞ TALHA E 13 2 12,33 15 0 15,00 11 4 9,67 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 65 10 61,67 431.248 ASİL

30 USLU MUSTAFA B E 12 3 11,00 14 1 13,67 13 1 12,67 14 1 13,67 6 2 5,33 5 0 5,00 64 8 61,33 430.707 ASİL

31 DEMİRELLİ EMİR E 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 3 2 2,33 65 10 61,67 430.096 ASİL

32 KÖROĞLU AYHAN ERENŞ E 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 65 10 61,67 430.072 ASİL

DURUM

KARATAY BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2024 PROJE SINIFLARI SEÇME SINAVI SONUÇLARI (ERKEK)
Türkçe Matematik Fen Sosyal Y. Dil Din Kült. TOPLAM



33 KARABACAKAMUSTAFA E 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 3,67 64 11 60,33 430.059 ASİL

34 IŞIK FURKAN E 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 7 1 6,67 5 0 5,00 64 9 61,00 429.488 ASİL

35 KARAKOÇANUMAN E 12 1 11,67 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 65 8 62,33 428.925 ASİL

36 ÖNCEL YAĞIZ E 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 10 0 10,00 4 1 3,67 65 10 61,67 428.899 ASİL

37 DİREK MUHAMED EMİR E 12 2 11,33 15 0 15,00 11 3 10,00 13 1 12,67 8 0 8,00 5 0 5,00 64 6 62,00 428.872 ASİL

38 ÖKSÜN HASANÖENES E 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 4 6 2,00 4 1 3,67 62 13 57,67 428.853 ASİL

39 KÜÇÜKKELE  MUHAMMER E 13 2 12,33 14 1 13,67 11 4 9,67 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 66 9 63,00 427.741 ASİL

40 BORULU YUSUF E 12 3 11,00 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 7 3 6,00 4 1 3,67 63 12 59,00 427.693 ASİL

41 TANRISEVDİ MEHMET E 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 64 11 60,33 427.691 ASİL

42 ÖZTÜRK ALPEREN E 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 15 0 15,00 10 0 10,00 4 1 3,67 67 8 64,33 426.549 ASİL

43 İBRİM KEREM E 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 65 10 61,67 425.349 ASİL

44 KÜ *LÜ ALİ EFE E 11 3 10,00 14 0 14,00 13 2 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 4 1 3,67 65 8 62,33 425.341 ASİL

45 UYANIK TAHA NECATİ E 11 3 10,00 15 0 15,00 12 3 11,00 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 64 10 60,67 424.133 ASİL

46 UĞURLUİİBRAHİM E 10 5 8,33 12 3 11,00 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 5,00 67 8 64,33 424.117 ASİL

47 KURU İBRAHİM ASAF E 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 15 0 15,00 7 3 6,00 5 0 5,00 65 10 61,67 422.976 ASİL

48 KAPLAN ABDULLAH E 13 2 12,33 11 4 9,67 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 64 11 60,33 421.787 ASİL

49 ARAS ARCAN ALP E 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 10 0 10,00 5 0 5,00 66 9 63,00 421.763 ASİL

50 ALAN MUHAMMED EMİ N E 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 64 11 60,33 421.712 ASİL

51 BUYRUCU SELİM E 13 2 12,33 14 1 13,67 11 4 9,67 15 0 15,00 6 2 5,33 5 0 5,00 64 9 61,00 421.200 ASİL

52 BİLGİLİAALİ HAMZA E 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 9 1 8,67 5 0 5,00 63 12 59,00 420.621 ASİL

53 AYKAÇ MUAMMER E 8 6 6,00 15 0 15,00 14 1 13,67 15 0 15,00 8 1 7,67 5 0 5,00 65 8 62,33 420.325 ASİL

54 İBİŞ OSMAN CAN E 12 3 11,00 15 0 15,00 12 3 11,00 13 2 12,33 6 3 5,00 4 0 4,00 62 11 58,33 419.691 ASİL

55 EVREN ÖMER FARUK E 13 2 12,33 14 1 13,67 11 4 9,67 15 0 15,00 8 2 7,33 4 1 3,67 65 10 61,67 419.440 ASİL

56 KAYAR SÜLEYMAN E 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 5,00 65 10 61,67 419.381 ASİL

57 KÜÇÜKCANBAZLA TARIK E 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 5,00 65 10 61,67 419.371 ASİL

58 KAPLAN BERATKYİĞİT E 11 4 9,67 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 63 12 59,00 418.240 ASİL

59 KILIÇ HAMZA E 10 5 8,33 15 0 15,00 12 3 11,00 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 65 10 61,67 418.205 ASİL

60 TÜRK YUSUF E 10 5 8,33 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 63 12 59,00 418.165 ASİL

61 KÜÇÜKKURMA AHMET E 11 4 9,67 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 6 4 4,67 5 0 5,00 63 12 59,00 417.075 ASİL

62 KÜÇÜKKARA MEHMET E 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 13 2 12,33 6 2 5,33 5 0 5,00 62 11 58,33 416.379 ASİL

63 ÇELİKKAYA TARIK E 11 4 9,67 15 0 15,00 11 4 9,67 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 64 11 60,33 415.909 ASİL

64 KAYHAN SEYYİD BENNA E 11 4 9,67 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 62 13 57,67 415.875 ASİL

65 BARAN YUSUF E 10 5 8,33 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 62 13 57,67 415.800 ASİL

66 ACAR ALİ EFE E 11 4 9,67 15 0 15,00 12 3 11,00 13 2 12,33 8 1 7,67 4 1 3,67 63 11 59,33 415.600 ASİL

67 ÇETİNKAYA ÖMER FARU E 12 3 11,00 14 1 13,67 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 64 11 60,33 414.707 ASİL

68 ERDO AN UMUT EYMEN E 9 6 7,00 15 0 15,00 14 1 13,67 10 5 8,33 8 2 7,33 5 0 5,00 61 14 56,33 414.675 ASİL

69 NEŞELİ HİLMİCAN E 14 1 13,67 11 4 9,67 12 2 11,33 11 4 9,67 9 1 8,67 5 0 5,00 62 12 58,00 413.517 ASİL



70 VAROL SALİHVEREN E 9 5 7,33 14 0 14,00 14 1 13,67 14 1 13,67 5 0 5,00 5 0 5,00 61 7 58,67 413.187 ASİL

71 İNAN AHMED İLYAS E 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 61 14 56,33 412.317 ASİL

72 ALTAY RIFAT EFE E 12 2 11,33 13 1 12,67 12 3 11,00 15 0 15,00 7 2 6,33 4 1 3,67 63 9 60,00 412.005 ASİL

73 ERDOĞAN MİTHATMERT E 12 3 11,00 12 3 11,00 12 2 11,33 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 5,00 64 10 60,67 411.091 ASİL

74 ATÇEKEN ENES E 12 2 11,33 12 3 11,00 12 3 11,00 15 0 15,00 8 1 7,67 5 0 5,00 64 9 61,00 410.789 ASİL

75 DEMİRKOLAMUSTAFAKOL E 9 6 7,00 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 3,67 62 13 57,67 409.981 ASİL

76 GEDİK HALİL E 11 4 9,67 14 0 14,00 11 4 9,67 15 0 15,00 8 2 7,33 5 0 5,00 64 10 60,67 409.968 YEDEK

77 ÖNEREALİEE E 11 4 9,67 13 1 12,67 13 2 12,33 12 2 11,33 9 1 8,67 4 1 3,67 62 11 58,33 409.384 YEDEK

78 BAHAR EYMEN E 14 0 14,00 13 2 12,33 10 4 8,67 12 3 11,00 6 2 5,33 5 0 5,00 60 11 56,33 409.320 YEDEK

79 KAHVECİ MURAT ENSAR E 11 3 10,00 12 2 11,33 14 1 13,67 15 0 15,00 8 1 7,67 3 2 2,33 63 9 60,00 408.432 YEDEK

80 ARI ALİAKİF E 12 1 11,67 10 1 9,67 14 1 13,67 13 2 12,33 7 1 6,67 4 1 3,67 60 7 57,67 408.240 YEDEK

81 TEKDERE İHSAN MİRZA E 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 8 2 7,33 4 1 3,67 63 12 59,00 407.613 YEDEK

82 ÇANKAYA HASAN METE E 11 4 9,67 13 0 13,00 13 2 12,33 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 60 13 55,67 407.571 YEDEK

83 GÜN EMİRHAN E 12 3 11,00 15 0 15,00 10 5 8,33 14 1 13,67 6 4 4,67 5 0 5,00 62 13 57,67 407.539 YEDEK

84 BOZGÖZ EMİN İRFAN E 15 0 15,00 13 2 12,33 11 4 9,67 10 5 8,33 5 5 3,33 4 1 3,67 58 17 52,33 406.376 YEDEK

85 ULUÇAY MÜCAHİT E 13 2 12,33 13 2 12,33 11 4 9,67 15 0 15,00 7 3 6,00 4 1 3,67 63 12 59,00 406.368 YEDEK

86 ÇETİNKAYAİYUSUFZAHİ E 10 5 8,33 15 0 15,00 13 2 12,33 11 4 9,67 7 3 6,00 4 1 3,67 60 15 55,00 406.344 YEDEK

87 ÖZÇELİK UMUT MİRAÇ E 13 2 12,33 14 1 13,67 10 5 8,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 60 15 55,00 403.976 YEDEK

88 ÖZENNOSMAN FURKAN E 12 3 11,00 13 1 12,67 11 4 9,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 61 13 56,67 402.856 YEDEK

89 ÖZTAŞ MUSTAFA E 12 3 11,00 13 1 12,67 11 2 10,33 12 2 11,33 6 2 5,33 5 0 5,00 59 10 55,67 402.803 YEDEK

90 TÜRK ÖMER YAKUP E 11 4 9,67 15 0 15,00 10 5 8,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 62 13 57,67 402.800 YEDEK

91 YILDIRIM HAKAN M E 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 4 0 4,00 61 13 56,67 402.216 KAZANAMADI

92 ALTAN SERDAR E 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 62 13 57,67 401.624 KAZANAMADI

93 ULUÇAY ERDEM E 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 3,67 61 14 56,33 401.621 KAZANAMADI

94 ARISOY DURMUŞ HİKME E 11 4 9,67 11 2 10,33 13 2 12,33 12 1 11,67 9 0 9,00 5 0 5,00 61 9 58,00 401.323 KAZANAMADI

95 AYÇİÇEK KEMAL ERENH E 11 3 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 6 3 5,00 5 0 5,00 61 12 57,00 401.315 KAZANAMADI

96 BİLİR YUSUF E 12 3 11,00 14 1 13,67 10 5 8,33 11 3 10,00 8 1 7,67 5 0 5,00 60 13 55,67 399.555 KAZANAMADI

97 IŞIKTİSMETIEFE E 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 14 1 13,67 7 1 6,67 4 0 4,00 61 11 57,33 398.077 KAZANAMADI

98 VAPURHDORUKHAN E 11 4 9,67 12 3 11,00 13 2 12,33 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 60 15 55,00 398.072 KAZANAMADI

99 KALOOBAY E 10 5 8,33 13 2 12,33 12 3 11,00 15 0 15,00 10 0 10,00 4 1 3,67 64 11 60,33 398.037 KAZANAMADI

100 TUNÇ MEHMET ENSAR E 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 62 13 57,67 395.645 KAZANAMADI

101 BUĞDAYCI ABDULLAH E 14 1 13,67 9 4 7,67 12 3 11,00 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 60 12 56,00 395.429 KAZANAMADI

102 ASLAN KEREM E 10 5 8,33 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 5 4 3,67 5 0 5,00 60 14 55,33 395.411 KAZANAMADI

103 ÇINKIRNOĞUZHAN E 10 5 8,33 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 7 2 6,33 5 0 5,00 59 15 54,00 395.395 KAZANAMADI

104 ERKAN SALİH E 12 2 11,33 13 2 12,33 12 2 11,33 9 3 8,00 7 1 6,67 3 1 2,67 56 11 52,33 395.059 KAZANAMADI

105 KOÇEEYMEN E 9 6 7,00 14 0 14,00 12 3 11,00 12 3 11,00 8 1 7,67 5 0 5,00 60 13 55,67 394.227 KAZANAMADI

106 DEPRELİ AHMETFURKAN E 13 2 12,33 12 3 11,00 9 2 8,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 60 11 56,33 393.264 KAZANAMADI



107 EROĞLU MUSTAFA E 12 3 11,00 11 2 10,33 12 3 11,00 13 1 12,67 8 1 7,67 4 1 3,67 60 11 56,33 392.451 KAZANAMADI

108 ÖNER AHMET KEREM E 9 6 7,00 15 0 15,00 12 3 11,00 13 2 12,33 9 1 8,67 3 2 2,33 61 14 56,33 392.133 KAZANAMADI

109 UZER MEHMET BİLAL E 12 3 11,00 14 1 13,67 10 5 8,33 11 4 9,67 6 3 5,00 5 0 5,00 58 16 52,67 391.848 KAZANAMADI

110 ATALAY YUSUF E 12 3 11,00 13 1 12,67 11 4 9,67 12 1 11,67 4 4 2,67 5 0 5,00 57 13 52,67 391.621 KAZANAMADI

111 KOÇ İBRAHİ E 11 4 9,67 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 3,67 60 15 55,00 390.995 KAZANAMADI

112 GÖÇERGİ MEHMET TAHA E 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 5 0 5,00 58 17 52,33 390.968 KAZANAMADI

113 HİÇYILMAZYSEMİHZ E 11 3 10,00 13 1 12,67 12 3 11,00 13 2 12,33 5 4 3,67 4 1 3,67 58 14 53,33 390.715 KAZANAMADI

114 KARA MÜMİN E 13 2 12,33 13 1 12,67 9 6 7,00 15 0 15,00 4 3 3,00 5 0 5,00 59 12 55,00 388.896 KAZANAMADI

115 AKSOY ÖMER E 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 4 1 3,67 61 14 56,33 388.627 KAZANAMADI

116 TEMEL YUSUF SERDAL E 12 3 11,00 9 6 7,00 14 1 13,67 14 1 13,67 8 2 7,33 4 1 3,67 61 14 56,33 388.627 KAZANAMADI

117 DALDA ALİ BATU E 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 12 3 11,00 8 2 7,33 2 3 1,00 59 16 53,67 388.552 KAZANAMADI

118 ŞAHİN YASİN E 12 3 11,00 14 1 13,67 10 5 8,33 14 0 14,00 4 2 3,33 4 1 3,67 58 12 54,00 387.997 KAZANAMADI

119 SELÇUK SEMİH E 11 3 10,00 13 1 12,67 12 3 11,00 11 3 10,00 7 1 6,67 3 2 2,33 57 13 52,67 387.427 KAZANAMADI

120 TEKKAYMAZ HÜSEYİN E 11 4 9,67 14 1 13,67 10 5 8,33 15 0 15,00 4 2 3,33 5 0 5,00 59 12 55,00 387.419 KAZANAMADI

121 YILMAZ TALHA E 12 3 11,00 12 2 11,33 11 4 9,67 13 2 12,33 7 1 6,67 4 1 3,67 59 13 54,67 386.832 KAZANAMADI

122 SÜTİÇEN OSMAN BAKİ E 12 3 11,00 12 2 11,33 11 4 9,67 12 2 11,33 6 4 4,67 5 0 5,00 58 15 53,00 386.813 KAZANAMADI

123 AKINCI MUSA E 11 4 9,67 14 1 13,67 10 5 8,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 58 17 52,33 385.064 KAZANAMADI

124 MUTLU ABDURRAHMAN E 10 5 8,33 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 7 3 6,00 4 1 3,67 60 15 55,00 385.005 KAZANAMADI

125 DOĞAN EREN BATU E 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 12 3 11,00 8 1 7,67 4 1 3,67 59 15 54,00 384.797 KAZANAMADI

126 SARISAKAL AHMETEMİN E 11 2 10,33 13 2 12,33 12 2 11,33 13 1 12,67 5 2 4,33 2 2 1,33 56 11 52,33 382.872 KAZANAMADI

127 DADAK MEHMET EMİN E 11 4 9,67 15 0 15,00 9 6 7,00 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 3,67 59 16 53,67 382.709 KAZANAMADI

128 ÇELİKDEMİR ABDULLAH E 11 4 9,67 13 1 12,67 10 5 8,33 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 59 15 54,00 382.688 KAZANAMADI

129 ERDOĞMUŞDİNANÇ E 11 4 9,67 14 1 13,67 11 4 9,67 13 2 12,33 6 3 5,00 3 2 2,33 58 16 52,67 382.421 KAZANAMADI

130 AKKUŞ YİĞİT ARAS E 12 3 11,00 10 5 8,33 12 3 11,00 10 4 8,67 9 1 8,67 5 0 5,00 58 16 52,67 380.869 KAZANAMADI

131 AKKUŞ KÜRŞAD E 10 5 8,33 12 2 11,33 13 2 12,33 13 0 13,00 5 4 3,67 4 1 3,67 57 14 52,33 379.949 KAZANAMADI

132 ERİM YUSUF SAMİ E 11 4 9,67 11 3 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 60 14 55,33 379.165 KAZANAMADI

133 BAHÇIVAN MUSTAFAYEY E 9 6 7,00 14 1 13,67 13 2 12,33 9 6 7,00 6 4 4,67 4 1 3,67 55 20 48,33 379.139 KAZANAMADI

134 ÖKSÜZ İSA E 11 4 9,67 11 3 10,00 12 3 11,00 10 5 8,33 8 2 7,33 5 0 5,00 57 17 51,33 379.123 KAZANAMADI

135 YAPAR EYMEN E 9 6 7,00 14 1 13,67 10 5 8,33 13 2 12,33 9 1 8,67 5 0 5,00 60 15 55,00 377.925 KAZANAMADI

136 KARAKUŞ AHMET EFE E 13 2 12,33 10 4 8,67 12 3 11,00 11 4 9,67 6 3 5,00 4 1 3,67 56 17 50,33 377.651 KAZANAMADI

137 ÇEKER FATİH EREN E 13 2 12,33 11 0 11,00 9 6 7,00 12 3 11,00 6 1 5,67 5 0 5,00 56 12 52,00 377.021 KAZANAMADI

138 ŞEN ADNAN MERT E 10 5 8,33 11 4 9,67 12 3 11,00 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 5,00 60 15 55,00 376.733 KAZANAMADI

139 KÜÇÜKDAĞLI MUSTAFAO E 10 5 8,33 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 3,67 59 16 53,67 376.709 KAZANAMADI

140 BEKTAŞAAKİF MUSTAFA E 13 2 12,33 12 3 11,00 9 6 7,00 11 4 9,67 7 2 6,33 5 0 5,00 57 17 51,33 376.419 KAZANAMADI

141 İPEK SONER EMR E 10 4 8,67 14 1 13,67 9 6 7,00 14 1 13,67 7 3 6,00 5 0 5,00 59 15 54,00 375.608 KAZANAMADI

142 BAĞCI EYMEN YASİR E 9 6 7,00 13 2 12,33 12 3 11,00 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 57 18 51,00 375.539 KAZANAMADI

143 AKBOĞA SAİD EREN E 11 4 9,67 10 2 9,33 11 2 10,33 12 3 11,00 8 1 7,67 5 0 5,00 57 12 53,00 375.251 KAZANAMADI



144 ÇAKIN RAMAZAN E 8 7 5,67 12 3 11,00 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 4 1 3,67 58 17 52,33 374.419 KAZANAMADI

145 KÖSETAHMET  O E 11 4 9,67 12 1 11,67 10 4 8,67 12 2 11,33 8 1 7,67 4 1 3,67 57 13 52,67 373.576 KAZANAMADI

146 RAMAZAN YU UF CİVİL E 10 5 8,33 11 3 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 58 16 52,67 373.152 KAZANAMADI

147 MUMCU EYMENUEFE E 12 3 11,00 13 2 12,33 9 6 7,00 13 2 12,33 9 1 8,67 3 2 2,33 59 16 53,67 373.147 KAZANAMADI

148 AKSOY SEYİT ERDEM E 8 5 6,33 15 0 15,00 12 3 11,00 12 3 11,00 5 4 3,67 3 2 2,33 55 17 49,33 371.667 KAZANAMADI

149 OYAKFURKAN ACAR E 10 4 8,67 12 2 11,33 12 3 11,00 12 1 11,67 7 1 6,67 3 2 2,33 56 13 51,67 371.397 KAZANAMADI

150 ERKOÇ MUSTAFA E 12 3 11,00 13 2 12,33 8 7 5,67 13 2 12,33 7 3 6,00 5 0 5,00 58 17 52,33 370.805 KAZANAMADI

151 UYUMAZ MUEREN E 12 3 11,00 13 2 12,33 9 6 7,00 12 3 11,00 9 1 8,67 3 2 2,33 58 17 52,33 370.781 KAZANAMADI

152 ŞANLI DOĞUKAN E 9 2 8,33 11 3 10,00 12 2 11,33 12 3 11,00 5 1 4,67 5 0 5,00 54 11 50,33 369.587 KAZANAMADI

153 ATASAĞUN MERT EMİR E 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 7 2 6,33 5 0 5,00 57 17 51,33 369.245 KAZANAMADI

154 DEMİREL ENES SARP E 12 3 11,00 13 2 12,33 9 6 7,00 11 4 9,67 7 3 6,00 4 1 3,67 56 19 49,67 368.445 KAZANAMADI

155 ELALİ HASAN E 7 7 4,67 13 1 12,67 13 2 12,33 10 3 9,00 8 0 8,00 4 1 3,67 55 14 50,33 367.893 KAZANAMADI

156 TATLICAN ME MET E 10 4 8,67 9 4 7,67 13 2 12,33 10 3 9,00 8 0 8,00 5 0 5,00 55 13 50,67 367.872 KAZANAMADI

157 KENDİRCİ SAFA E 12 3 11,00 14 1 13,67 8 7 5,67 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 56 19 49,67 367.325 KAZANAMADI

158 KARAARSLAN M ALİ E 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 57 18 51,00 367.269 KAZANAMADI

159 KILIÇABDULLAH E 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 56 19 49,67 367.251 KAZANAMADI

160 SALIK MUZAFFER E 12 3 11,00 11 4 9,67 9 6 7,00 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 5,00 58 17 52,33 364.901 KAZANAMADI

161 VURAL TAHA E 11 4 9,67 13 2 12,33 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 55 20 48,33 364.899 KAZANAMADI

162 AKSOY MEHMET EMİN E 11 4 9,67 10 4 8,67 11 4 9,67 13 2 12,33 7 2 6,33 5 0 5,00 57 16 51,67 364.656 KAZANAMADI

163 KOYUNCUAALİ TAHA E 10 4 8,67 14 0 14,00 9 4 7,67 14 1 13,67 5 2 4,33 3 2 2,33 55 13 50,67 364.019 KAZANAMADI

164 TÜRK AHMET E 11 3 10,00 9 6 7,00 12 3 11,00 11 4 9,67 8 1 7,67 5 0 5,00 56 17 50,33 363.427 KAZANAMADI

165 HORASAN FUPKAN E 8 4 6,67 12 3 11,00 12 2 11,33 12 2 11,33 4 3 3,00 5 0 5,00 53 14 48,33 361.027 KAZANAMADI

166 ESER KADİR KAAN E 8 7 5,67 14 0 14,00 13 2 12,33 10 4 8,67 4 6 2,00 3 2 2,33 52 21 45,00 360.725 KAZANAMADI

167 UÇAR AHMET EFE E 11 4 9,67 13 1 12,67 10 5 8,33 13 2 12,33 4 5 2,33 3 1 2,67 54 18 48,00 360.475 KAZANAMADI

168 DİZLEKİADEM A E 8 7 5,67 10 4 8,67 14 1 13,67 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 56 18 50,00 360.219 KAZANAMADI

169 ELHAMMUDEHÜSEYİN  J E 8 6 6,00 15 0 15,00 9 6 7,00 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 55 19 48,67 358.973 KAZANAMADI

170 ERGUN MEHMET ANIL E 11 4 9,67 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 5 5 3,33 5 0 5,00 54 21 47,00 358.957 KAZANAMADI

171 ALP İBRAHİM * MEN E 8 4 6,67 13 1 12,67 11 4 9,67 12 3 11,00 5 2 4,33 4 1 3,67 53 15 48,00 356.979 KAZANAMADI

172 CIRIK RECEP E 11 4 9,67 12 1 11,67 10 5 8,33 13 2 12,33 3 4 1,67 4 1 3,67 53 17 47,33 356.933 KAZANAMADI

173 BAKAR MEHM T EYMEN E 8 3 7,00 11 3 10,00 12 2 11,33 9 3 8,00 6 2 5,33 5 0 5,00 51 13 46,67 356.563 KAZANAMADI

174 HEKİM İHSAN E 11 4 9,67 11 3 10,00 9 3 8,00 13 2 12,33 5 3 4,00 5 0 5,00 54 15 49,00 356.021 KAZANAMADI

175 ZEKİ NADİR E 8 6 6,00 12 3 11,00 11 3 10,00 12 3 11,00 7 2 6,33 5 0 5,00 55 17 49,33 355.101 KAZANAMADI

176 SOYDEMİR MELİH E 11 4 9,67 13 2 12,33 9 6 7,00 13 2 12,33 6 2 5,33 3 2 2,33 55 18 49,00 354.789 KAZANAMADI

177 SİLPAĞARPAKİF E 11 2 10,33 12 2 11,33 9 6 7,00 11 3 10,00 5 2 4,33 4 0 4,00 52 15 47,00 354.467 KAZANAMADI

178 EKER EMİRHAN E 12 3 11,00 13 1 12,67 9 6 7,00 7 6 5,00 4 5 2,33 4 1 3,67 49 22 41,67 352.776 KAZANAMADI

179 GÖKTÜRK SELÇUK E 8 6 6,00 12 2 11,33 12 3 11,00 10 5 8,33 6 3 5,00 4 0 4,00 52 19 45,67 350.925 KAZANAMADI

180 GÜRBÜZEAHMETÜENES Z E 11 4 9,67 9 6 7,00 12 3 11,00 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 55 20 48,33 350.715 KAZANAMADI



181 DHAY SALAH E 8 7 5,67 12 3 11,00 11 4 9,67 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 55 20 48,33 350.712 KAZANAMADI

182 DAĞLI MEVLÜT E 11 4 9,67 12 3 11,00 8 7 5,67 12 3 11,00 7 2 6,33 5 0 5,00 55 19 48,67 350.408 KAZANAMADI

183 DEMİRCİ HASAN ÇINAR E 11 4 9,67 11 4 9,67 10 5 8,33 11 4 9,67 7 3 6,00 4 1 3,67 54 21 47,00 349.533 KAZANAMADI

184 DAĞLI EREN E 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 10 5 8,33 7 3 6,00 3 2 2,33 53 22 45,67 349.453 KAZANAMADI

185 AYDOĞAN DOĞUKAN E 9 6 7,00 8 6 6,00 15 0 15,00 11 4 9,67 6 3 5,00 4 1 3,67 53 20 46,33 349.213 KAZANAMADI

186 DÜNDAR İSMAİL E 11 4 9,67 11 4 9,67 9 6 7,00 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 3,67 56 19 49,67 348.357 KAZANAMADI

187 ACAR İBRAHİM E 12 3 11,00 8 4 6,67 12 3 11,00 15 0 15,00 5 4 3,67 2 2 1,33 54 16 48,67 347.419 KAZANAMADI

188 CEYLA NSÜLEYMAN E 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 3,67 51 24 43,00 347.043 KAZANAMADI

189 KAYIR HAMZA E 12 3 11,00 8 3 7,00 10 3 9,00 11 2 10,33 6 2 5,33 4 0 4,00 51 13 46,67 345.912 KAZANAMADI

190 HODOHLUGİL TAHİRİM E 12 3 11,00 8 4 6,67 10 5 8,33 12 2 11,33 6 2 5,33 5 0 5,00 53 16 47,67 345.907 KAZANAMADI

191 ÇELİKTENEAHMET EREN E 9 6 7,00 13 2 12,33 10 5 8,33 10 5 8,33 6 2 5,33 4 1 3,67 52 21 45,00 345.288 KAZANAMADI

192 VARLI ÖMER ALPER E 11 4 9,67 14 1 13,67 6 9 3,00 13 2 12,33 5 5 3,33 5 0 5,00 54 21 47,00 344.773 KAZANAMADI

193 İRMİK İ S EYYÜP E 9 4 7,67 12 2 11,33 11 4 9,67 12 3 11,00 4 2 3,33 3 2 2,33 51 17 45,33 344.733 KAZANAMADI

194 VALİ HÜSEYİN E 10 5 8,33 10 5 8,33 11 4 9,67 13 2 12,33 5 5 3,33 5 0 5,00 54 21 47,00 344.699 KAZANAMADI

195 KARALIEBERATKEYMEN E 9 5 7,33 13 1 12,67 11 4 9,67 10 5 8,33 6 3 5,00 2 3 1,00 51 21 44,00 344.472 KAZANAMADI

196 SERİNAEMİRSASAF E 11 4 9,67 11 3 10,00 11 4 9,67 10 5 8,33 4 3 3,00 3 2 2,33 50 21 43,00 343.885 KAZANAMADI

197 SELLUM AMMAR E 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 8 2 7,33 4 1 3,67 54 21 47,00 343.544 KAZANAMADI

198 ALTAN İBRAHİM SALİH E 7 8 4,33 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 5 0 5,00 53 22 45,67 343.544 KAZANAMADI

199 DEMİRBAZ ABDULHAMİT E 10 4 8,67 8 4 6,67 12 3 11,00 11 3 10,00 5 3 4,00 5 0 5,00 51 17 45,33 342.419 KAZANAMADI

200 DEMİRCİEKEREM E 14 1 13,67 9 6 7,00 9 6 7,00 11 4 9,67 7 3 6,00 3 2 2,33 53 22 45,67 342.387 KAZANAMADI

201 KABAK TAMER E 11 4 9,67 10 4 8,67 10 5 8,33 14 1 13,67 7 3 6,00 3 2 2,33 55 19 48,67 342.381 KAZANAMADI

202 YALÇIN BİLAL EREN E 8 7 5,67 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 4 1 3,67 54 21 47,00 342.360 KAZANAMADI

203 DU*MAZEM EMİNAZ E 11 4 9,67 10 3 9,00 10 5 8,33 11 4 9,67 6 3 5,00 4 1 3,67 52 20 45,33 342.099 KAZANAMADI

204 ULAŞ TEVHİT E 6 6 4,00 14 1 13,67 10 4 8,67 12 3 11,00 6 1 5,67 4 1 3,67 52 16 46,67 341.555 KAZANAMADI

205 ÖZETCE EMİR E 8 7 5,67 11 4 9,67 11 4 9,67 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 54 21 47,00 341.261 KAZANAMADI

206 SÜNNÜ MEHMET E 10 5 8,33 8 7 5,67 12 3 11,00 11 4 9,67 8 2 7,33 5 0 5,00 54 21 47,00 341.176 KAZANAMADI

207 KÜÇÜKDEMİRCİ KADİR E 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 10 5 8,33 6 4 4,67 5 0 5,00 52 23 44,33 341.160 KAZANAMADI

208 BAĞCI NİHAT E 8 6 6,00 10 4 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 4 6 2,00 4 1 3,67 52 21 45,00 338.827 KAZANAMADI

209 YAVŞAN ENES E 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 54 21 47,00 338.821 KAZANAMADI

210 AFACAN HASAN BAKIR E 11 4 9,67 9 5 7,33 11 4 9,67 9 5 7,33 5 5 3,33 5 0 5,00 50 23 42,33 338.243 KAZANAMADI

211 GÜDENTME METGAKİF E 10 4 8,67 11 3 10,00 9 5 7,33 14 0 14,00 5 5 3,33 4 1 3,67 53 18 47,00 338.237 KAZANAMADI

212 ÖZKAVAK MUHAMMED E 10 5 8,33 12 3 11,00 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 4 1 3,67 53 22 45,67 337.605 KAZANAMADI

213 DURUKAN NAMIK E 8 7 5,67 9 5 7,33 12 3 11,00 14 0 14,00 6 2 5,33 5 0 5,00 54 17 48,33 336.435 KAZANAMADI

214 GÜVEN BERAT E 9 6 7,00 12 2 11,33 10 4 8,67 13 2 12,33 5 4 3,67 3 2 2,33 52 20 45,33 336.133 KAZANAMADI

215 KOÇAK ADNAN E 10 5 8,33 8 6 6,00 12 3 11,00 13 2 12,33 6 2 5,33 4 1 3,67 53 19 46,67 335.824 KAZANAMADI

216 ÖZ MUHAMMET ALİ E 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 5 0 5,00 53 22 45,67 335.248 KAZANAMADI

217 ÖZDEMİRDAGAH E 13 2 12,33 10 5 8,33 8 7 5,67 10 5 8,33 4 5 2,33 5 0 5,00 50 24 42,00 334.920 KAZANAMADI



218 AVCIALİMERKAMI E 11 4 9,67 9 6 7,00 10 4 8,67 13 2 12,33 3 3 2,00 5 0 5,00 51 19 44,67 334.123 KAZANAMADI

219 NURDO AN M T AFA E 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 11 4 9,67 5 4 3,67 4 1 3,67 51 23 43,33 333.784 KAZANAMADI

220 ESEN MUHAMMED YUSUF E 10 5 8,33 10 2 9,33 9 6 7,00 11 4 9,67 6 2 5,33 5 0 5,00 51 19 44,67 333.432 KAZANAMADI

221 KELEŞ RAMAZAN E 9 5 7,33 8 4 6,67 11 3 10,00 13 1 12,67 6 3 5,00 5 0 5,00 52 16 46,67 333.203 KAZANAMADI

222 TAŞKIRANAHANEFİ E 9 6 7,00 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 6 3 5,00 4 1 3,67 53 21 46,00 332.608 KAZANAMADI

223 AKGÖZFÖMER AGZZ E 11 4 9,67 9 3 8,00 10 5 8,33 13 2 12,33 6 3 5,00 3 2 2,33 52 19 45,67 332.565 KAZANAMADI

224 ÇALKAR REŞAT SAİD E 11 4 9,67 8 7 5,67 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 53 22 45,67 331.803 KAZANAMADI

225 ESGİN N*H ENES E 12 3 11,00 9 6 7,00 9 6 7,00 13 2 12,33 4 6 2,00 5 0 5,00 52 23 44,33 331.701 KAZANAMADI

226 SÖĞÜTLÜĞÖMER E 12 3 11,00 10 5 8,33 8 7 5,67 13 2 12,33 4 6 2,00 5 0 5,00 52 23 44,33 331.691 KAZANAMADI

227 GÖLCÜTMEHMET E 10 2 9,33 12 1 11,67 5 4 3,67 11 2 10,33 7 2 6,33 4 1 3,67 49 12 45,00 330.253 KAZANAMADI

228 ÇOKERKEMİRÇKAAN E 11 4 9,67 12 2 11,33 7 8 4,33 9 5 7,33 4 1 3,67 5 0 5,00 48 20 41,33 329.613 KAZANAMADI

229 DAĞLI MEVLÜT ENSAR E 11 4 9,67 10 5 8,33 10 5 8,33 8 7 5,67 6 4 4,67 4 1 3,67 49 26 40,33 329.339 KAZANAMADI

230 YAYLA MEHMET BARAYL E 10 5 8,33 12 3 11,00 7 8 4,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 5,00 53 22 45,67 329.285 KAZANAMADI

231 TABAN  HASAN E 9 5 7,33 10 3 9,00 10 5 8,33 13 2 12,33 3 4 1,67 5 0 5,00 50 19 43,67 328.400 KAZANAMADI

232 NATUR SALAHADDİN E 12 3 11,00 14 1 13,67 1 1 0,67 10 5 8,33 6 4 4,67 4 1 3,67 47 15 42,00 327.027 KAZANAMADI

233 ATARTBARAT E 10 5 8,33 10 3 9,00 9 6 7,00 10 5 8,33 6 4 4,67 5 0 5,00 50 23 42,33 326.941 KAZANAMADI

234 KARAKAYA A FURKAN E 12 1 11,67 8 5 6,33 10 5 8,33 9 5 7,33 4 5 2,33 4 1 3,67 47 22 39,67 326.051 KAZANAMADI

235 BEŞİKTEPE ENES E 10 4 8,67 9 4 7,67 9 5 7,33 13 2 12,33 6 1 5,67 4 1 3,67 51 17 45,33 324.933 KAZANAMADI

236 CANSEVER KEREM E 9 4 7,67 9 3 8,00 10 5 8,33 9 4 7,67 5 0 5,00 5 0 5,00 47 16 41,67 324.291 KAZANAMADI

237 KARADENİZH HÜSEYİN E 10 4 8,67 11 2 10,33 8 3 7,00 10 4 8,67 3 5 1,33 4 1 3,67 46 19 39,67 323.429 KAZANAMADI

238 YILMAZ MUSTAFA BERK E 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 10 5 8,33 8 2 7,33 4 1 3,67 51 24 43,00 322.248 KAZANAMADI

239 CEYRAN UMUT O E 9 5 7,33 12 1 11,67 7 8 4,33 12 3 11,00 5 4 3,67 5 0 5,00 50 21 43,00 321.917 KAZANAMADI

240 İRENİİSMAİL E 10 2 9,33 5 4 3,67 12 2 11,33 10 5 8,33 5 1 4,67 4 0 4,00 46 14 41,33 321.608 KAZANAMADI

241 MIZIRAK HASANHÜSEYİ E 9 5 7,33 10 3 9,00 10 5 8,33 11 3 10,00 5 5 3,33 4 1 3,67 49 22 41,67 321.592 KAZANAMADI

242 YATAR MUHAMMED E 9 6 7,00 9 6 7,00 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 3 2 2,33 50 25 41,67 319.853 KAZANAMADI

243 DO ĞAN DAVUT E 11 4 9,67 13 2 12,33 5 10 1,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 50 25 41,67 317.539 KAZANAMADI

244 UYSAL ÖMER E 10 5 8,33 8 7 5,67 11 4 9,67 12 3 11,00 5 5 3,33 4 1 3,67 50 25 41,67 316.328 KAZANAMADI

245 KARABU AK*YUNUSY  Y E 10 5 8,33 8 4 6,67 10 5 8,33 10 5 8,33 7 3 6,00 4 1 3,67 49 23 41,33 316.280 KAZANAMADI

246 KIRMIZIGÜL AHMET E 9 6 7,00 10 5 8,33 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 5 0 5,00 51 24 43,00 316.261 KAZANAMADI

247 EROL MEHMET ALİ E 8 7 5,67 10 5 8,33 13 2 12,33 10 5 8,33 3 7 0,67 3 2 2,33 47 28 37,67 316.253 KAZANAMADI

248 GÖK CELAL E 9 6 7,00 9 5 7,33 10 5 8,33 15 0 15,00 7 3 6,00 3 2 2,33 53 21 46,00 316.235 KAZANAMADI

249 KOÇ ALİ E 11 4 9,67 11 4 9,67 7 8 4,33 13 2 12,33 4 6 2,00 4 1 3,67 50 25 41,67 315.157 KAZANAMADI

250 KÜÇÜKBÖĞETLİICAN E 9 6 7,00 10 5 8,33 8 7 5,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 52 23 44,33 315.101 KAZANAMADI

251 GÖK ABDULLAH E 9 5 7,33 12 2 11,33 6 5 4,33 11 4 9,67 6 2 5,33 4 1 3,67 48 19 41,67 314.467 KAZANAMADI

252 CARI EFE E 8 6 6,00 10 4 8,67 10 5 8,33 11 3 10,00 6 3 5,00 4 1 3,67 49 22 41,67 314.237 KAZANAMADI

253 KÜÇÜKBARDAKÇI OSMAN E 9 6 7,00 11 4 9,67 9 6 7,00 11 4 9,67 3 7 0,67 5 0 5,00 48 27 39,00 313.976 KAZANAMADI

254 ERSARI MUSTAFA S E 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 13 2 12,33 3 7 0,67 3 2 2,33 49 26 40,33 313.915 KAZANAMADI



255 YETİM FATİH EYMEN E 11 2 10,33 5 6 3,00 9 4 7,67 12 2 11,33 7 2 6,33 5 0 5,00 49 16 43,67 313.021 KAZANAMADI

256 DAĞLI MEHMET TALHA E 10 5 8,33 7 4 5,67 10 4 8,67 9 3 8,00 5 3 4,00 5 0 5,00 46 19 39,67 312.760 KAZANAMADI

257 DOĞANÜYASİN       Ü E 11 4 9,67 8 7 5,67 9 6 7,00 11 4 9,67 7 2 6,33 4 1 3,67 50 24 42,00 312.515 KAZANAMADI

258 SARIBAŞ ALİ E 8 6 6,00 8 6 6,00 11 3 10,00 12 3 11,00 7 2 6,33 4 1 3,67 50 21 43,00 312.456 KAZANAMADI

259 ZİNCİRKIRANRSALİHEF E 10 5 8,33 8 5 6,33 10 5 8,33 12 3 11,00 7 2 6,33 3 2 2,33 50 22 42,67 312.339 KAZANAMADI

260 YILDIRIM ENES   PPT E 12 3 11,00 10 5 8,33 7 8 4,33 13 2 12,33 5 5 3,33 3 2 2,33 50 25 41,67 311.472 KAZANAMADI

261 KALAYCI TALHA E 11 1 10,67 3 5 1,33 11 4 9,67 10 5 8,33 6 1 5,67 5 0 5,00 46 16 40,67 310.696 KAZANAMADI

262 BÜYÜKSAÇLI M TAHA E 11 1 10,67 6 5 4,33 9 5 7,33 11 1 10,67 3 2 2,33 5 0 5,00 45 14 40,33 310.643 KAZANAMADI

263 BAŞ M ENES E 11 4 9,67 11 4 9,67 6 9 3,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 50 25 41,67 310.451 KAZANAMADI

264 İRİŞ*M HİMMETŞ E 12 3 11,00 10 3 9,00 6 9 3,00 10 4 8,67 5 4 3,67 4 1 3,67 47 24 39,00 308.325 KAZANAMADI

265 ÖZKURTLAKOMUHAMMEDĞ E 9 5 7,33 7 5 5,33 10 3 9,00 12 3 11,00 6 1 5,67 4 1 3,67 48 18 42,00 308.275 KAZANAMADI

266 TEMEL CELAL E 11 4 9,67 10 5 8,33 6 4 4,67 11 4 9,67 5 5 3,33 4 1 3,67 47 23 39,33 306.851 KAZANAMADI

267 İBAL IEMİR TUĞRA E 10 5 8,33 9 4 7,67 8 7 5,67 13 2 12,33 7 1 6,67 3 2 2,33 50 21 43,00 306.224 KAZANAMADI

268 AY RECEP EMİN E 7 8 4,33 11 4 9,67 10 4 8,67 11 3 10,00 4 4 2,67 4 1 3,67 47 24 39,00 305.688 KAZANAMADI

269 UZER EREN E 6 5 4,33 10 3 9,00 9 5 7,33 10 1 9,67 5 0 5,00 5 0 5,00 45 14 40,33 304.115 KAZANAMADI

270 ÖZER MUSTAFA E 8 7 5,67 13 2 12,33 8 7 5,67 11 4 9,67 4 6 2,00 3 2 2,33 47 28 37,67 303.272 KAZANAMADI

271 MUTLURALİ EREN E 10 5 8,33 9 6 7,00 8 6 6,00 13 2 12,33 5 5 3,33 4 1 3,67 49 25 40,67 302.053 KAZANAMADI

272 KALAY KAMİL E 6 9 3,00 12 3 11,00 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 4 1 3,67 49 26 40,33 299.707 KAZANAMADI

273 TAŞÇI RAMAZAN E 11 4 9,67 7 8 4,33 9 6 7,00 10 5 8,33 5 5 3,33 5 0 5,00 47 28 37,67 299.699 KAZANAMADI

274 ŞAHBAZMUHAMED E 12 3 11,00 9 5 7,33 6 9 3,00 12 3 11,00 3 7 0,67 5 0 5,00 47 27 38,00 299.688 KAZANAMADI

275 ÖZCANİHÜSEYİNÖEREN E 8 7 5,67 9 5 7,33 10 5 8,33 11 4 9,67 6 2 5,33 3 0 3,00 47 23 39,33 299.085 KAZANAMADI

276 ALTAN ENES E 8 7 5,67 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 4 6 2,00 5 0 5,00 47 28 37,67 298.525 KAZANAMADI

277 ŞENTÜRK HÜ *OM  N M E 7 6 5,00 11 1 10,67 8 6 6,00 7 4 5,67 4 4 2,67 5 0 5,00 42 21 35,00 297.957 KAZANAMADI

278 KARAYHÜSEYİNNEYMEN E 8 4 6,67 5 7 2,67 11 2 10,33 11 2 10,33 6 4 4,67 5 0 5,00 46 19 39,67 297.368 KAZANAMADI

279 ÇOĞALAN MUAMMER E 12 3 11,00 8 7 5,67 7 8 4,33 9 6 7,00 7 3 6,00 4 1 3,67 47 28 37,67 297.352 KAZANAMADI

280 ERDEM ABDURRAHMAN E 7 6 5,00 9 4 7,67 10 5 8,33 7 7 4,67 8 2 7,33 4 1 3,67 45 25 36,67 296.744 KAZANAMADI

281 AKÇALIAARDAATALAT E 8 4 6,67 7 3 6,00 10 5 8,33 8 6 6,00 7 2 6,33 4 1 3,67 44 21 37,00 296.453 KAZANAMADI

282 BÜYÜKBARDAKCI BERAT E 9 6 7,00 6 2 5,33 9 5 7,33 11 2 10,33 5 2 4,33 5 0 5,00 45 17 39,33 296.387 KAZANAMADI

283 YEŞİLTAŞ AYHAN EREN E 8 7 5,67 10 5 8,33 9 6 7,00 11 4 9,67 5 5 3,33 4 1 3,67 47 28 37,67 294.979 KAZANAMADI

284 HARMANCI ÖMER E 8 7 5,67 8 5 6,33 8 5 6,33 12 2 11,33 7 1 6,67 5 0 5,00 48 20 41,33 294.941 KAZANAMADI

285 ÖZKANTMEHMET E 10 5 8,33 8 4 6,67 8 7 5,67 14 1 13,67 5 3 4,00 3 2 2,33 48 22 40,67 294.381 KAZANAMADI

286 ASLANFMUSTAFA E 9 5 7,33 6 8 3,33 9 6 7,00 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 5,00 49 24 41,00 291.357 KAZANAMADI

287 KELAM ENSAR E 9 6 7,00 10 5 8,33 8 7 5,67 12 2 11,33 4 2 3,33 3 2 2,33 46 24 38,00 290.781 KAZANAMADI

288 KOÇAK ÖMER URAZ E 11 4 9,67 10 5 8,33 5 10 1,67 10 5 8,33 7 3 6,00 4 1 3,67 47 28 37,67 290.253 KAZANAMADI

289 İNCE AHMET E 7 8 4,33 11 4 9,67 8 7 5,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 1 3,67 47 28 37,67 289.101 KAZANAMADI

290 KÜRKLÜ M GÖKTUĞ E 8 7 5,67 9 6 7,00 9 6 7,00 14 1 13,67 6 4 4,67 3 2 2,33 49 26 40,33 289.064 KAZANAMADI

291 HALİLLMUHAMMED E 9 6 7,00 10 5 8,33 7 8 4,33 9 5 7,33 7 3 6,00 4 1 3,67 46 28 36,67 288.413 KAZANAMADI



292 DEMİRİALİ YİĞİT E 8 4 6,67 8 3 7,00 9 6 7,00 11 4 9,67 3 4 1,67 4 1 3,67 43 22 35,67 288.216 KAZANAMADI

293 UÇAR İSMAİL BAKİ E 9 5 7,33 11 3 10,00 3 2 2,33 13 2 12,33 6 3 5,00 3 2 2,33 45 17 39,33 287.488 KAZANAMADI

294 GÖDEŞ İSA E 9 6 7,00 9 5 7,33 6 6 4,00 12 3 11,00 4 2 3,33 5 0 5,00 45 22 37,67 285.459 KAZANAMADI

295 ÇINAR ENVER E 12 3 11,00 5 10 1,67 5 5 3,33 11 4 9,67 10 0 10,00 5 0 5,00 48 22 40,67 284.296 KAZANAMADI

296 KILIÇ ENES METE E 8 6 6,00 9 6 7,00 8 7 5,67 13 2 12,33 5 4 3,67 4 1 3,67 47 26 38,33 284.048 KAZANAMADI

297 DAL KEREM CEMAL E 8 7 5,67 9 6 7,00 8 7 5,67 11 4 9,67 7 3 6,00 4 1 3,67 47 28 37,67 283.187 KAZANAMADI

298 ERENBYASİN E 6 9 3,00 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 3 7 0,67 4 1 3,67 43 32 32,33 283.139 KAZANAMADI

299 ALTIPARMAK HÜSEYİN E 8 7 5,67 9 6 7,00 7 8 4,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 5,00 48 27 39,00 283.117 KAZANAMADI

300 DURUKAN HASAN E 8 6 6,00 8 4 6,67 8 6 6,00 12 2 11,33 7 2 6,33 3 2 2,33 46 22 38,67 282.216 KAZANAMADI

301 ULUS EFE HALİL E 7 8 4,33 8 7 5,67 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 47 28 37,67 281.928 KAZANAMADI

302 YAPRAKCI MEHMET EYM E 7 7 4,67 8 7 5,67 10 5 8,33 10 5 8,33 6 3 5,00 4 1 3,67 45 28 35,67 280.472 KAZANAMADI

303 ÖKSÜZOĞLUMUSTAFATAH E 8 6 6,00 6 4 4,67 10 5 8,33 10 3 9,00 4 2 3,33 4 1 3,67 42 21 35,00 279.557 KAZANAMADI

304 DEMİRCİ EREN E 12 3 11,00 9 5 7,33 5 10 1,67 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 2,33 44 30 34,00 278.333 KAZANAMADI

305 YATGIN MEHMET TALHA E 9 5 7,33 8 7 5,67 8 7 5,67 10 5 8,33 5 4 3,67 4 1 3,67 44 29 34,33 276.936 KAZANAMADI

306 HAMZA SERT E 9 6 7,00 7 8 4,33 10 5 8,33 7 7 4,67 5 5 3,33 4 1 3,67 42 32 31,33 276.563 KAZANAMADI

307 SEZERSENES E 9 6 7,00 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 5 5 3,33 4 1 3,67 45 30 35,00 276.067 KAZANAMADI

308 BOLYURT MUAZ E 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 12 3 11,00 5 5 3,33 5 0 5,00 46 29 36,33 275.997 KAZANAMADI

309 ENLİ MUHAMMED EMİN E 6 9 3,00 9 5 7,33 9 6 7,00 10 3 9,00 5 5 3,33 5 0 5,00 44 28 34,67 274.789 KAZANAMADI

310 YAPRAK CELALETTİN E 8 7 5,67 9 6 7,00 7 8 4,33 13 2 12,33 5 5 3,33 4 1 3,67 46 29 36,33 271.269 KAZANAMADI

311 KARAGÖZ MUHAMMED E 8 7 5,67 3 4 1,67 10 3 9,00 9 4 7,67 6 2 5,33 5 0 5,00 41 20 34,33 270.707 KAZANAMADI

312 ABAYEAHMETEYMEN E 10 5 8,33 4 11 0,33 9 6 7,00 10 5 8,33 9 1 8,67 4 1 3,67 46 29 36,33 268.861 KAZANAMADI

313 ESİN METE E 8 7 5,67 7 5 5,33 9 6 7,00 8 7 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 41 29 31,33 268.320 KAZANAMADI

314 TOPAL YUNUS EMRE E 8 7 5,67 8 7 5,67 9 6 7,00 12 3 11,00 4 6 2,00 3 2 2,33 44 31 33,67 267.736 KAZANAMADI

315 BÖYREKKAYA AHMET E 10 5 8,33 7 7 4,67 8 5 6,33 10 5 8,33 4 4 2,67 2 2 1,33 41 28 31,67 266.472 KAZANAMADI

316 ALIRKILIÇ S EREN E 8 7 5,67 7 8 4,33 7 4 5,67 10 4 8,67 6 4 4,67 5 0 5,00 43 27 34,00 265.968 KAZANAMADI

317 OKURKKMU AM EDEYMEN E 8 3 7,00 6 5 4,33 7 7 4,67 11 1 10,67 5 0 5,00 4 1 3,67 41 17 35,33 265.656 KAZANAMADI

318 COŞGU NE N*R E 11 4 9,67 5 8 2,33 8 7 5,67 11 4 9,67 3 6 1,00 4 1 3,67 42 30 32,00 265.085 KAZANAMADI

319 ÇOKGEZER MUH MMED E 8 5 6,33 8 6 6,00 6 6 4,00 12 2 11,33 5 5 3,33 4 1 3,67 43 25 34,67 264.723 KAZANAMADI

320 GÖKGÖZMEHMET E 12 2 11,33 4 9 1,00 8 7 5,67 11 3 10,00 4 5 2,33 3 2 2,33 42 28 32,67 264.419 KAZANAMADI

321 ***Dİ*RUCU E 9 4 7,67 9 5 7,33 3 10 -0,33 12 2 11,33 5 3 4,00 5 0 5,00 43 24 35,00 264.141 KAZANAMADI

322 KOÇAK MUSAB E 6 9 3,00 7 2 6,33 8 7 5,67 11 4 9,67 5 0 5,00 5 0 5,00 42 22 34,67 263.859 KAZANAMADI

323 KILIÇ MUAMMER YİĞİT E 6 9 3,00 11 4 9,67 8 7 5,67 9 6 7,00 4 6 2,00 3 2 2,33 41 34 29,67 260.627 KAZANAMADI

324 ALİ ALİ E 8 7 5,67 9 6 7,00 4 4 2,67 10 5 8,33 5 4 3,67 5 0 5,00 41 26 32,33 260.349 KAZANAMADI

325 POLAT C*LAAHM* E 11 4 9,67 7 8 4,33 5 10 1,67 12 3 11,00 5 4 3,67 4 1 3,67 44 30 34,00 260.349 KAZANAMADI

326 ÜNAL İSMAİL E 8 3 7,00 6 1 5,67 6 6 4,00 10 2 9,33 5 3 4,00 3 1 2,67 38 16 32,67 260.043 KAZANAMADI

327 TAH A ADİL E 7 8 4,33 9 6 7,00 8 7 5,67 8 6 6,00 5 5 3,33 4 1 3,67 41 33 30,00 260.016 KAZANAMADI

328 KESKİNABERKAY E 9 4 7,67 5 10 1,67 9 6 7,00 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 3,67 41 32 30,33 257.091 KAZANAMADI



329 GÖRGÜ MİRAÇ E 7 6 5,00 9 3 8,00 5 7 2,67 10 2 9,33 6 2 5,33 3 2 2,33 40 22 32,67 254.651 KAZANAMADI

330 İRMİKÇİ ABDULLAH E 6 9 3,00 9 6 7,00 7 8 4,33 9 6 7,00 6 4 4,67 5 0 5,00 42 33 31,00 253.475 KAZANAMADI

331 TURHAN CELALETTİN E 8 5 6,33 5 7 2,67 7 7 4,67 13 0 13,00 6 3 5,00 4 1 3,67 43 23 35,33 253.224 KAZANAMADI

332 YAYARFMUSTAFA ERKAM E 10 5 8,33 6 9 3,00 6 9 3,00 10 5 8,33 7 3 6,00 4 1 3,67 43 32 32,33 252.280 KAZANAMADI

333 ÖZDEMİR MUHAMMET E 6 6 4,00 8 5 6,33 8 7 5,67 8 7 5,67 6 3 5,00 3 1 2,67 39 29 29,33 251.435 KAZANAMADI

334 EFEOĞLU BİLGE KAĞAN E 8 7 5,67 8 7 5,67 6 9 3,00 8 7 5,67 6 4 4,67 5 0 5,00 41 34 29,67 251.173 KAZANAMADI

335 KUMRUFÖMER FARUK E 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 5,00 44 31 33,67 251.123 KAZANAMADI

336 KILINC ATİLLA E 9 6 7,00 5 10 1,67 10 5 8,33 6 9 3,00 6 4 4,67 3 2 2,33 39 36 27,00 251.099 KAZANAMADI

337 AKKUŞ U*VZATTEFE E 9 6 7,00 7 8 4,33 6 9 3,00 14 1 13,67 6 4 4,67 3 2 2,33 45 30 35,00 251.091 KAZANAMADI

338 DEVECİ CEVDETEMİR E 9 6 7,00 9 6 7,00 6 9 3,00 10 5 8,33 4 1 3,67 2 3 1,00 40 30 30,00 250.824 KAZANAMADI

339 ALTAYTMEHMETALİ E 5 10 1,67 7 5 5,33 9 4 7,67 11 4 9,67 4 2 3,33 4 1 3,67 40 26 31,33 249.955 KAZANAMADI

340 TÜRKMENDMUHAMMEDNUR E 7 3 6,00 8 3 7,00 5 7 2,67 7 4 5,67 3 3 2,00 4 0 4,00 34 20 27,33 248.181 KAZANAMADI

341 TALAY MUHAMMET ZEKİ E 11 4 9,67 5 10 1,67 7 8 4,33 9 6 7,00 3 7 0,67 4 1 3,67 39 36 27,00 245.240 KAZANAMADI

342 ALBAYİBRAHİM E 7 8 4,33 8 7 5,67 6 7 3,67 6 9 3,00 7 3 6,00 5 0 5,00 39 34 27,67 245.216 KAZANAMADI

343 İŞGÖRZ EYD EYM N E 9 6 7,00 8 7 5,67 4 11 0,33 11 4 9,67 5 5 3,33 5 0 5,00 42 33 31,00 245.187 KAZANAMADI

344 BAŞAK  MUHAMMED ALİ E 7 8 4,33 11 4 9,67 5 10 1,67 9 6 7,00 5 5 3,33 3 2 2,33 40 35 28,33 245.187 KAZANAMADI

345 ŞENEL ALİŞAHİN E 7 8 4,33 7 7 4,67 8 7 5,67 10 5 8,33 6 3 5,00 3 2 2,33 41 32 30,33 244.888 KAZANAMADI

346 KARA KAĞAN E 5 8 2,33 8 2 7,33 7 7 4,67 10 3 9,00 3 2 2,33 4 1 3,67 37 23 29,33 243.685 KAZANAMADI

347 KUYUMCUEALİUEYMEN E 7 8 4,33 6 9 3,00 7 8 4,33 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 5,00 43 32 32,33 242.781 KAZANAMADI

348 KAZEL RAMAZAN E 9 4 7,67 6 3 5,00 2 3 1,00 6 6 4,00 6 0 6,00 4 0 4,00 33 16 27,67 241.651 KAZANAMADI

349 ERDEMMMUHAMMED EMİN E 6 9 3,00 4 5 2,33 12 3 11,00 10 5 8,33 3 3 2,00 2 3 1,00 37 28 27,67 241.592 KAZANAMADI

350 İNANMMUHAMMEDM LİK E 8 6 6,00 6 8 3,33 1 0 1,00 11 3 10,00 8 1 7,67 5 0 5,00 39 18 33,00 238.360 KAZANAMADI

351 ACIBADEM YUSUF E 9 6 7,00 10 5 8,33 4 11 0,33 9 6 7,00 3 7 0,67 3 2 2,33 38 37 25,67 238.019 KAZANAMADI

352 AKMİSMAİL E 7 8 4,33 4 11 0,33 10 5 8,33 11 4 9,67 7 3 6,00 3 2 2,33 42 33 31,00 237.992 KAZANAMADI

353 DÖNMEZ MEHMET E 5 9 2,00 10 5 8,33 7 8 4,33 9 5 7,33 3 0 3,00 3 2 2,33 37 29 27,33 237.704 KAZANAMADI

354 SELÇUK DURAN E 7 7 4,67 5 5 3,33 6 2 5,33 10 0 10,00 3 4 1,67 4 1 3,67 35 19 28,67 236.589 KAZANAMADI

355 GÖKGÖZ AHMET E 8 7 5,67 6 9 3,00 6 9 3,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 42 33 31,00 234.568 KAZANAMADI

356 GÖKCE EYMEN E 6 9 3,00 7 6 5,00 7 8 4,33 9 5 7,33 6 3 5,00 4 1 3,67 39 32 28,33 233.619 KAZANAMADI

357 CİVAN İSMAİL EREN E 8 7 5,67 6 8 3,33 7 8 4,33 11 2 10,33 4 3 3,00 3 2 2,33 39 30 29,00 233.587 KAZANAMADI

358 GÜREL MUSTAFA E 12 3 11,00 4 11 0,33 4 11 0,33 11 4 9,67 4 6 2,00 5 0 5,00 40 35 28,33 232.104 KAZANAMADI

359 DOĞRUCAN AHMET EFE E 7 8 4,33 8 7 5,67 5 10 1,67 10 5 8,33 6 4 4,67 4 1 3,67 40 35 28,33 229.821 KAZANAMADI

360 AKBABARSALİH ERDEM E 5 9 2,00 6 6 4,00 8 6 6,00 7 7 4,67 6 4 4,67 4 1 3,67 36 33 25,00 225.661 KAZANAMADI

361 YİĞİT ERDEM E 6 7 3,67 6 4 4,67 5 7 2,67 8 5 6,33 6 1 5,67 4 1 3,67 35 25 26,67 224.240 KAZANAMADI

362 ÖZDEMİR AHMET E 9 5 7,33 5 1 4,67 0 0 0,00 11 3 10,00 5 1 4,67 1 0 1,00 31 10 27,67 220.899 KAZANAMADI

363 * * **K*Ü E 5 10 1,67 8 7 5,67 6 9 3,00 11 3 10,00 5 5 3,33 4 1 3,67 39 35 27,33 219.757 KAZANAMADI

364 UYSAL HÜSEYİN E 7 7 4,67 6 7 3,67 7 8 4,33 6 8 3,33 5 5 3,33 3 1 2,67 34 36 22,00 219.141 KAZANAMADI

365 ÖZİALİS İSAN E 6 9 3,00 8 7 5,67 4 11 0,33 9 6 7,00 6 4 4,67 5 0 5,00 38 37 25,67 215.565 KAZANAMADI



366 KARABACAK YUNUSEMRE E 5 10 1,67 8 7 5,67 5 10 1,67 7 8 4,33 9 1 8,67 4 1 3,67 38 37 25,67 214.456 KAZANAMADI

367 AKSOY MUSTAFAKNADİR E 5 4 3,67 6 2 5,33 3 6 1,00 8 1 7,67 5 1 4,67 3 0 3,00 30 14 25,33 213.203 KAZANAMADI

368 BİLİCİAFUATLALİ KK E 9 5 7,33 3 10 -0,33 6 9 3,00 12 3 11,00 4 4 2,67 3 2 2,33 37 33 26,00 212.563 KAZANAMADI

369 KARAKAYAAOĞUZHAN E 7 8 4,33 3 9 0,00 7 8 4,33 11 3 10,00 6 3 5,00 4 1 3,67 38 32 27,33 212.275 KAZANAMADI

370 EROL ENVER KEREM E 5 10 1,67 7 8 4,33 8 7 5,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 2 2,33 35 40 21,67 211.992 KAZANAMADI

371 ÖLMEZ YİĞİT E 5 10 1,67 8 6 6,00 6 9 3,00 9 6 7,00 5 3 4,00 3 2 2,33 36 36 24,00 211.411 KAZANAMADI

372 ERDEM EMİR E 6 8 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 9 6 7,00 6 4 4,67 4 1 3,67 37 37 24,67 210.819 KAZANAMADI

373 KARATAŞ MUHAMMED E 8 6 6,00 6 8 3,33 2 13 -2,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 0 5,00 32 36 20,00 210.195 KAZANAMADI

374 GÜLSÜMEMU*AMM*DGÜLS E 6 9 3,00 7 8 4,33 7 8 4,33 7 8 4,33 4 6 2,00 3 2 2,33 34 41 20,33 208.381 KAZANAMADI

375 UYAROĞLU FERAT MERT E 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 11 4 9,67 5 5 3,33 5 0 5,00 38 37 25,67 207.277 KAZANAMADI

376 EZ*RHEMİ**A* E 8 7 5,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 9 6 7,00 6 4 4,67 4 1 3,67 36 39 23,00 206.125 KAZANAMADI

377 KOÇ MUHAMMED YUSUF E 3 12 -1,00 9 6 7,00 6 9 3,00 7 8 4,33 5 5 3,33 3 2 2,33 33 42 19,00 200.120 KAZANAMADI

378 KÖSE FURKAN EFE E 7 7 4,67 8 7 5,67 2 13 -2,33 7 7 4,67 4 6 2,00 3 2 2,33 31 42 17,00 199.587 KAZANAMADI

379 SALAN MUSA TAHA E 6 9 3,00 8 7 5,67 4 11 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 4 1 3,67 33 42 19,00 197.787 KAZANAMADI

380 ÖTÜÜRK EMİR E 4 11 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 9 6 7,00 5 5 3,33 3 2 2,33 35 40 21,67 197.688 KAZANAMADI

381 KAVAS EMRE EMİR E 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 10 5 8,33 4 5 2,33 3 2 2,33 35 39 22,00 197.448 KAZANAMADI

382 GÜNGÖR HALİLİBRAHİM E 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 11 4 9,67 4 6 2,00 4 1 3,67 36 39 23,00 196.637 KAZANAMADI

383 ERDOĞAN MUHAMMED E 10 5 8,33 4 11 0,33 3 11 -0,67 8 7 5,67 4 6 2,00 4 1 3,67 33 41 19,33 196.565 KAZANAMADI

384 DİŞBUDAK YUSUF E 5 10 1,67 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 3 2 2,33 34 41 20,33 195.387 KAZANAMADI

385 BERKAY MUSTAFA E 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 7 7 4,67 5 3 4,00 4 1 3,67 33 39 20,00 193.080 KAZANAMADI

386 KÜTÜKÇÜ HASAN E 5 10 1,67 7 7 4,67 4 10 0,67 10 5 8,33 4 5 2,33 4 1 3,67 34 38 21,33 190.440 KAZANAMADI

387 NUR ARİF HAMZA E 6 9 3,00 7 8 4,33 4 9 1,00 6 9 3,00 6 4 4,67 3 2 2,33 32 41 18,33 189.456 KAZANAMADI

388 BÜ*ÜKCEBECİ SÜLEYMN E 4 10 0,67 4 9 1,00 7 8 4,33 8 7 5,67 5 4 3,67 5 0 5,00 33 38 20,33 189.211 KAZANAMADI

389 COŞKUN TALHA EREN E 5 10 1,67 5 10 1,67 7 8 4,33 6 9 3,00 7 3 6,00 3 2 2,33 33 42 19,00 188.299 KAZANAMADI

390 GÜCÜMAN MEHMET AKİF E 7 8 4,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 5 2,33 4 1 3,67 32 42 18,00 187.995 KAZANAMADI

391 **D E 6 6 4,00 8 7 5,67 4 11 0,33 10 5 8,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 32 40 18,67 187.709 KAZANAMADI

392 TAŞAR BERATYUS *U E 8 7 5,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 4 6 2,00 2 3 1,00 32 43 17,67 184.765 KAZANAMADI

393 ŞEFLEK NASUHÖÖMER E 8 7 5,67 4 11 0,33 5 10 1,67 9 6 7,00 4 6 2,00 3 2 2,33 33 42 19,00 184.744 KAZANAMADI

394 AYDINMUSAB E 4 11 0,33 7 8 4,33 6 8 3,33 8 7 5,67 4 6 2,00 3 2 2,33 32 42 18,00 184.661 KAZANAMADI

395 OBUZ BERAT E 6 9 3,00 4 11 0,33 9 6 7,00 6 9 3,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 30 45 15,00 184.128 KAZANAMADI

396 KELEŞTEYMENNMEHMET E 5 9 2,00 4 10 0,67 6 8 3,33 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 3,67 33 39 20,00 183.565 KAZANAMADI

397 İNLİDERE ADNAN E 6 9 3,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 3,67 32 43 17,67 183.565 KAZANAMADI

398 DOĞAN RAMAZAN AZAT E 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 3 7 0,67 4 1 3,67 30 45 15,00 181.232 KAZANAMADI

399 ÖZBEK SALİH EREN E 4 9 1,00 7 8 4,33 5 10 1,67 10 4 8,67 5 5 3,33 2 2 1,33 33 38 20,33 181.168 KAZANAMADI

400 AKÇİL SÜLEYMAN ARDA E 4 11 0,33 4 11 0,33 9 6 7,00 6 9 3,00 5 5 3,33 3 2 2,33 31 44 16,33 181.115 KAZANAMADI

401 ERÇETİN SEYİT E 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 6 9 3,00 5 5 3,33 4 1 3,67 31 44 16,33 178.800 KAZANAMADI

402 YILDIZIEMİR E 4 11 0,33 5 7 2,67 6 9 3,00 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 2,33 33 39 20,00 178.781 KAZANAMADI



403 ASLAN MUHAMMET E 5 9 2,00 6 7 3,67 4 11 0,33 10 4 8,67 4 5 2,33 3 1 2,67 32 37 19,67 178.533 KAZANAMADI

404 CEZMİ ALAN E 4 11 0,33 8 7 5,67 4 11 0,33 4 11 0,33 6 4 4,67 4 1 3,67 30 45 15,00 177.627 KAZANAMADI

405 BEKTAŞ YASİN E 6 9 3,00 4 11 0,33 7 8 4,33 6 9 3,00 4 6 2,00 3 2 2,33 30 45 15,00 177.568 KAZANAMADI

406 A*DEMİR BAHADDİN E 7 8 4,33 3 10 -0,33 1 14 -3,67 11 4 9,67 3 7 0,67 5 0 5,00 30 43 15,67 176.440 KAZANAMADI

407 DEMİR EMRE YN US E 4 11 0,33 7 8 4,33 6 9 3,00 7 8 4,33 5 5 3,33 2 3 1,00 31 44 16,33 176.387 KAZANAMADI

408 BARDAKCI MİRZA E 5 10 1,67 4 10 0,67 8 7 5,67 8 7 5,67 4 6 2,00 1 1 0,67 30 41 16,33 175.947 KAZANAMADI

409 ERDEM RAMAZAN E 6 8 3,33 2 4 0,67 3 2 2,33 8 7 5,67 6 2 5,33 2 3 1,00 27 26 18,33 174.640 KAZANAMADI

410 DEMİRKOL ALİ OSMAN E 3 5 1,33 5 4 3,67 3 5 1,33 6 9 3,00 3 2 2,33 3 1 2,67 23 26 14,33 170.811 KAZANAMADI

411 TUNÇDBAHADIR RIFKI E 5 6 3,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 9 4 7,67 4 5 2,33 2 3 1,00 27 41 13,33 158.387 KAZANAMADI

412 MUKTATMİMUH *ET  M E 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 6 4 4,67 5 0 5,00 28 47 12,33 156.325 KAZANAMADI

413 ABAŞ ABDULLAH E 5 10 1,67 5 10 1,67 4 6 2,00 6 9 3,00 4 6 2,00 2 2 1,33 26 43 11,67 155.723 KAZANAMADI

414 DOĞARTMEHMET E 3 11 -0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 11 4 9,67 3 7 0,67 3 2 2,33 27 42 13,00 155.085 KAZANAMADI

415 ZEKVAN DEVALİBİ E 5 10 1,67 2 1 1,67 0 0 0,00 6 9 3,00 6 4 4,67 3 2 2,33 22 26 13,33 153.957 KAZANAMADI

416 GÜNGÖR AHMETÜEMİN E 2 13 -2,33 4 11 0,33 8 7 5,67 5 10 1,67 3 7 0,67 2 3 1,00 24 51 7,00 152.755 KAZANAMADI

417 DOĞANTMEHMET EFE E 6 7 3,67 0 0 0,00 0 0 0,00 9 2 8,33 3 0 3,00 0 0 0,00 18 9 15,00 148.909 KAZANAMADI

418 SERTKAYATEMRE E 6 9 3,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 26 49 9,67 147.419 KAZANAMADI

419 DURUKANLICANNİRFAN E 4 8 1,33 4 8 1,33 2 9 -1,00 5 6 3,00 5 4 3,67 2 1 1,67 22 36 10,00 142.949 KAZANAMADI

420 KARACACAHMETRCAN E 1 14 -3,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 4 6 2,00 4 1 3,67 23 52 5,67 142.112 KAZANAMADI

421 ESİL EMİRHANN   *İ E 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 6 4 4,67 3 2 2,33 26 49 9,67 142.032 KAZANAMADI

422 ACAR MUSTAFA E 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 3 2 2,33 26 49 9,67 140.859 KAZANAMADI

423 METE*MEVLÜT G   FFF E 2 12 -2,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 5 8 2,33 5 2 4,33 3 2 2,33 23 45 8,00 139.987 KAZANAMADI

424 ELS LLU MA**   AH E 2 13 -2,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 22 53 4,33 135.547 KAZANAMADI

425 KÜLAHÇIHHÜSEYİNN E 3 12 -1,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 11 -0,67 6 4 4,67 4 1 3,67 21 53 3,33 134.373 KAZANAMADI

426 AHMAD HÜSEYİN E 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 3 7 0,67 4 1 3,67 23 52 5,67 131.440 KAZANAMADI

427 GİDER  YUNUS  EMR E E 4 11 0,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 10 1,67 5 5 3,33 3 2 2,33 23 52 5,67 128.968 KAZANAMADI

428 ASLANOĞLUOÖMER E 3 9 0,00 3 12 -1,00 3 9 0,00 7 5 5,33 3 7 0,67 3 2 2,33 22 44 7,33 123.688 KAZANAMADI

429 AHMED EMCED E 3 12 -1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 22 53 4,33 122.539 KAZANAMADI

430 OZAN İSMAİL E 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 24 51 7,00 121.253 KAZANAMADI

431 ÖZDEMİRZYILMRAZ E 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 8 7 5,67 4 6 2,00 0 5 -1,67 21 54 3,00 117.760 KAZANAMADI

432 GÜMÜŞYAY MUHAMMEB E 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 5 3,33 0 5 -1,67 15 60 -5,00 111.227 KAZANAMADI

433 ÖZTAŞ AHMET EYMEN E 1 14 -3,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 14 61 -6,33 104.755 KAZANAMADI


