
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

1 0 TAHA ÖZEN 4 15 0 15,00 15 0 15,00 12 0 12,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 64 1 63,67 498,500 1 1 1 1 1

2 0 EBRAR ÖZKOL 4 15 0 15,00 15 0 15,00 11 0 11,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 63 1 62,67 492,120 2 2 2 2 2

3 0 MUHAMMED NALBANTOL4 15 0 15,00 14 1 13,67 12 0 12,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 64 1 63,67 491,966 3 3 3 3 3

4 0 EYMEN KIRLI 4 14 1 13,67 15 0 15,00 12 0 12,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 63 2 62,34 489,993 4 4 4 4 4

5 0 MEHMET BUĞRA SATAR4 15 0 15,00 14 1 13,67 12 0 12,00 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 63 2 62,34 489,993 4 4 4 4 4

6 92 F ZEHRA HATİPOĞLU 4A 14 0 14,00 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 62 2 61,34 483,613 1 6 6 6 6

7 0 ÖMER TUĞRA HÖBEK 4 14 1 13,67 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 63 2 62,34 483,460 6 7 7 7 7

8 0 IRMAK AKIN 4 15 0 15,00 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 63 2 62,33 483,460 6 7 7 7 7

9 0 ELİF CENGİZ 4 14 1 13,67 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 63 2 62,34 483,460 6 7 7 7 7

10 0 ALİ BÜYÜKKAVAS 4 14 1 13,67 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 63 2 62,34 483,460 6 7 7 7 7

11 0 ALPEREN İLGEN 4 14 1 13,67 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 63 2 62,34 483,460 6 7 7 7 7

12 0 M OĞUZ KESKİN 4 14 1 13,67 14 0 14,00 12 0 12,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 61 3 60,01 481,640 11 12 12 12 12

13 0 MUHAMMED HAKAN KOÇ4 15 0 15,00 13 2 12,33 12 0 12,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 62 3 61,00 481,486 12 13 13 13 13

14 0 ZEYNEP DÜNDAR 4 14 1 13,67 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 62 3 61,01 481,486 12 13 13 13 13

15 774 ZEYNEP GÜNSU ÇİLEK 4C 15 0 15,00 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 62 3 61,00 481,486 1 13 13 13 13

16 0 MEHMET AKİF ŞENOL 4 15 0 15,00 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 62 3 61,01 481,486 12 13 13 13 13

17 0 HİLMİ KARPUZCU 4 14 1 13,67 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 0 4,00 5 1 4,67 61 3 60,01 480,006 15 17 17 17 17

18 0 EBRAR PEKER 4 15 0 15,00 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 61 4 59,67 479,513 16 18 18 18 18

19 0 HASAN MUAZ KOÇ 4 13 2 12,33 15 0 15,00 12 0 12,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 61 4 59,67 479,513 16 18 18 18 18

20 0 YUSUF Z BAKIR 4 13 1 12,67 15 0 15,00 11 0 11,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 61 1 60,67 477,726 18 20 20 20 20

21 0 SALİH CEYLAN 4 15 0 15,00 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 60 5 58,34 477,540 19 21 21 21 21

22 0 EMRE BİNGÖL 4 14 1 13,67 15 0 15,00 10 1 9,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 61 3 60,01 475,106 20 22 22 22 22

23 0 MERVE YAZAR 4 14 1 13,67 14 1 13,67 11 0 11,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 61 3 60,01 475,106 20 22 22 22 22

24 220 BERA  YUSUF SÖZEN 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 62 3 61,00 474,953 2 24 24 24 24

25 0 ALİ TURAN YAVUZER 4 13 2 12,33 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 62 3 61,00 474,953 22 24 24 24 24

26 0 EMİNE TURAÇ 4 15 0 15,00 14 1 13,67 10 1 9,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 60 3 59,01 473,626 23 26 26 26 26

27 0 ASUDE USTA 4 15 0 15,00 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 61 4 59,67 472,980 24 27 27 27 27

28 0 K KAYRA GÜRBÜZ 4 15 0 15,00 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 61 4 59,67 472,980 24 27 27 27 27

29 0 ASAF YAHYA ŞİMŞEK 4 14 1 13,67 14 1 13,67 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 61 4 59,68 472,980 24 27 27 27 27

30 0 LÜTFİ KAZIM SOLAK 4 14 1 13,67 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 61 4 59,68 472,980 24 27 27 27 27

31 0 A TALHA AFACAN 4 14 1 13,67 15 0 15,00 10 1 9,67 11 1 10,67 4 0 4,00 5 0 5,00 59 3 58,01 472,146 28 31 31 31 31

32 0 KAYRA ÇAY 4 13 2 12,33 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 60 4 58,67 471,500 29 32 32 32 32

33 0 ZEYNEP ERVA CAVGA 4 14 1 13,67 15 0 15,00 10 1 9,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 59 5 57,35 471,160 30 33 33 33 33

34 0 NİSA NUR ERGİN 4 14 1 13,67 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 60 5 58,33 471,006 31 34 34 34 34

35 0 HAFSA YANIK 4 14 0 14,00 13 0 13,00 11 0 11,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 59 2 58,34 471,006 31 34 34 34 34

36 0 KEMAL ARAS MUCUK 4 13 1 12,67 14 0 14,00 11 0 11,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 60 2 59,34 470,853 33 36 36 36 36

37 0 OĞUZ KAĞAN BİROL 4 14 1 13,67 14 0 14,00 10 1 9,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 61 2 60,34 470,700 34 37 37 37 37

38 0 RÜMEYSA ÖZTÜRK 4 15 0 15,00 13 2 12,33 11 0 11,00 9 2 8,33 4 1 3,67 6 0 6,00 58 5 56,33 469,680 35 38 38 38 38

39 0 RAMAZAN EMİR ÜNAL 4 14 1 13,67 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 59 5 57,34 469,526 36 39 39 39 39

40 0 SEVGİ NİHAN DEMİR 4 15 0 15,00 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 3 2 2,33 59 5 57,33 469,526 36 39 39 39 39

41 0 LİVA TEKE 4 15 0 15,00 13 1 12,67 11 1 10,67 11 1 10,67 3 2 2,33 5 1 4,67 58 6 56,01 469,186 38 41 41 41 41

42 0 BEYZA KOCAMAZ 4 14 1 13,67 15 0 15,00 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 4 2 3,33 59 6 57,00 469,033 39 42 42 42 42

43 113 A UMUT KARAKOÇ 4A 15 0 15,00 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 59 6 57,00 469,033 2 42 42 42 42

44 0 SUZAN MELEK DAĞ 4 14 0 14,00 13 0 13,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 59 3 58,01 468,880 40 44 44 44 44

45 0 M YUSUF AKSAY 4 15 0 15,00 14 0 14,00 9 2 8,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 60 3 59,00 468,726 41 45 45 45 45

46 0 EMRE AYDEMİR 4 15 0 15,00 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 61 3 60,00 468,573 42 46 46 46 46

47 0 TUĞBA KOCAMAZ 4 14 1 13,67 15 0 15,00 10 2 9,33 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,67 467,060 43 47 47 47 47
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Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720
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48 0 ESLEM AKTÜRK 4 14 1 13,67 13 2 12,33 12 0 12,00 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 58 7 55,66 467,060 43 47 47 47 47

49 0 M BURAK VAROL 4 13 2 12,33 14 1 13,67 12 0 12,00 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,67 467,060 43 47 47 47 47

50 0 PINAR COŞKUN 4 14 1 13,67 14 0 14,00 10 0 10,00 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 58 4 56,67 466,906 46 50 50 50 50

51 0 ELİF NİDA ÖZKAN 4 14 0 14,00 12 2 11,33 12 0 12,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 59 4 57,67 466,753 47 51 51 51 51

52 0 EYMEN İNLİCELİLER 4 14 0 14,00 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 60 4 58,67 466,600 48 52 52 52 52

53 0 HALİS ÇETİN 4 15 0 15,00 13 1 12,67 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 60 4 58,67 466,600 48 52 52 52 52

54 0 MERYEM BACAKLI 4 13 2 12,33 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 61 4 59,66 466,446 50 54 54 54 54

55 0 ALİ EYMEN ÇEROĞLU 4 14 1 13,67 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 61 4 59,67 466,446 50 54 54 54 54

56 0 ELİFNUR AZAK 4 14 0 14,00 11 1 10,67 12 0 12,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 60 1 59,67 466,446 50 54 54 54 54

57 0 BEGÜM YEŞİLLER 4 15 0 15,00 15 0 15,00 9 3 8,00 11 1 10,67 2 2 1,33 5 1 4,67 57 7 54,67 465,580 53 57 57 57 57

58 0 RESUL ÖZ 4 13 2 12,33 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 60 4 58,67 464,966 54 58 58 58 58

59 333 UMUT EREN HAS 4A 13 2 12,33 14 0 14,00 11 1 10,67 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 59 5 57,33 464,626 3 59 59 59 59

60 0 M EFE DEMİRTEPE 4 13 2 12,33 14 0 14,00 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 59 5 57,34 464,626 55 59 59 59 59

61 0 HATİCE BÜŞRA SUCU 4 13 2 12,33 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 60 5 58,33 464,473 56 61 61 61 61

62 0 A  ZAHİD KÖROĞLU 4 13 2 12,33 14 1 13,67 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 60 5 58,34 464,473 56 61 61 61 61

63 0 ENES BERKE KUMSAL 4 13 2 12,33 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 60 5 58,34 464,473 56 61 61 61 61

64 0 HÜSEYİN SARI 4 15 0 15,00 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 60 5 58,33 464,473 56 61 61 61 61

65 0 ZEHRA TAŞKIRAN 4 14 1 13,67 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 60 5 58,34 464,473 56 61 61 61 61

66 0 M EMİN GENELİ 4 13 2 12,33 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 60 5 58,34 464,473 56 61 61 61 61

67 0 ALİ EGE TAÇYILDIZ 4F 14 0 14,00 15 0 15,00 9 3 8,00 12 0 12,00 4 0 4,00 4 2 3,33 58 5 56,33 463,146 1 67 67 67 67

68 0 M EMİN TEKİNER 4 14 1 13,67 14 0 14,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 0 4,00 4 2 3,33 58 5 56,33 463,146 62 67 67 67 67

69 0 EMİRALİ DEMİRCAN 4 14 1 13,67 15 0 15,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 59 6 57,01 462,500 63 69 69 69 69

70 0 BUĞLEM EFE 4 13 2 12,33 15 0 15,00 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 59 6 56,99 462,500 63 69 69 69 69

71 0 FATIMA Z ELAHMED 4 15 0 15,00 14 1 13,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 59 6 57,01 462,500 63 69 69 69 69

72 0 HATİCE KÜBRA CARI 4 14 1 13,67 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 59 6 57,01 462,500 63 69 69 69 69

73 0 ELİFDUA GÜLEÇ 4 15 0 15,00 14 1 13,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 59 6 57,01 462,500 63 69 69 69 69

74 0 ALPEREN ÇUBUK 4 14 1 13,67 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 59 6 57,01 462,500 63 69 69 69 69

75 0 MEHMET ESİRGENLEP 4 13 2 12,33 14 1 13,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 58 6 56,01 461,020 69 75 75 75 75

76 0 SELİN TEKDERE 4 13 1 12,67 13 1 12,67 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 59 3 58,01 460,713 70 76 76 76 76

77 0 ANIL DEDEOĞLU 4 14 1 13,67 15 0 15,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,68 460,526 71 77 77 77 77

78 0 MUHAMMET SUSAM 4 13 2 12,33 14 1 13,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,68 460,526 71 77 77 77 77

79 0 ELİF İCLAL ERDOĞAN 4 12 3 11,00 15 0 15,00 11 1 10,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 58 7 55,67 460,526 71 77 77 77 77

80 0 YUSUF EMİR ÇİÇEK 4 13 2 12,33 13 1 12,67 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 60 4 58,67 460,066 74 80 80 80 80

81 0 ELİF NİL ATEŞ 4 14 1 13,67 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 60 4 58,67 460,066 74 80 80 80 80

82 0 EMİNE MİRAY ÇELİK 4 14 1 13,67 12 1 11,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 0 4,00 5 1 4,67 58 4 56,68 458,740 76 82 82 82 82

83 0 ARDA ALAY 4 14 1 13,67 14 1 13,67 10 2 9,33 11 1 10,67 2 3 1,00 6 0 6,00 57 8 54,34 458,553 77 83 83 83 83

84 0 HÜMEYRA UZUNTAŞ 4 15 0 15,00 12 3 11,00 11 1 10,67 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 57 8 54,33 458,553 77 83 83 83 83

85 0 EMİR Z  KARAPINAR 4 13 2 12,33 12 0 12,00 12 0 12,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 57 5 55,34 458,400 79 85 85 85 85

86 0 MELİH KUNDURACI 4 14 1 13,67 12 2 11,33 11 0 11,00 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 58 5 56,33 458,246 80 86 86 86 86

87 0 MUHAMMED ÇAKIN 4 13 1 12,67 14 1 13,67 10 1 9,67 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 58 5 56,34 458,246 80 86 86 86 86

88 0 NURETTİN AYDIN 4 14 1 13,67 12 1 11,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 58 5 56,35 458,246 80 86 86 86 86

89 0 ÖMER METE ÇETİN 4 14 0 14,00 15 0 15,00 8 3 7,00 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 58 5 56,33 458,246 80 86 86 86 86

90 0 İPEK BAŞPINAR 4 13 2 12,33 14 0 14,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 5 57,33 458,093 84 90 90 90 90

91 0 ZEYNEP BİLGİN 4 13 2 12,33 12 2 11,33 12 0 12,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 5 57,33 458,093 84 90 90 90 90

92 0 EMİR SÖĞÜT 4 13 2 12,33 14 0 14,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 5 57,33 458,093 84 90 90 90 90

93 0 MİRAÇ SELÇUK 4 14 1 13,67 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 5 57,34 458,093 84 90 90 90 90

94 0 AYAZ SAYGILILAR 4 13 2 12,33 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 60 5 58,33 457,940 88 94 94 94 94
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95 0 NİSA İMRE 4 13 2 12,33 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 60 5 58,33 457,940 88 94 94 94 94

96 0 BİLAL AKKOYUN 4H 13 2 12,33 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 60 5 58,33 457,940 1 94 94 94 94

97 0 MUHAMMED KOÇ 4 14 0 14,00 13 2 12,33 11 1 10,67 11 1 10,67 2 2 1,33 4 1 3,67 55 7 52,67 457,720 90 97 97 97 97

98 0 YUSUF EYMEN AKDERE4H 12 1 11,67 14 1 13,67 11 0 11,00 12 0 12,00 2 1 1,67 5 1 4,67 56 4 54,68 457,413 2 98 98 98 98

99 0 AYŞE NUR GÖKMEN 4 13 1 12,67 14 0 14,00 10 2 9,33 12 0 12,00 3 1 2,67 5 0 5,00 57 4 55,67 457,260 91 99 99 99 99

100 0 MEHMET BELGEMEN 4D 13 2 12,33 14 0 14,00 11 1 10,67 11 1 10,67 3 2 2,33 3 2 2,33 55 8 52,33 457,226 1 100 100 100 100

101 0 ZEYNEP ESLEM KILIÇ 4 14 1 13,67 13 1 12,67 10 1 9,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 57 5 55,35 456,766 92 101 101 101 101

102 0 FATİH ÇELİK 4 13 1 12,67 12 2 11,33 12 0 12,00 12 0 12,00 2 2 1,33 6 0 6,00 57 5 55,33 456,766 92 101 101 101 101

103 0 ELİFSU SALUR 4 14 0 14,00 14 1 13,67 9 3 8,00 12 0 12,00 4 0 4,00 5 1 4,67 58 5 56,34 456,613 94 103 103 103 103

104 0 ENES YILMAZ 4 14 1 13,67 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 58 5 56,34 456,613 94 103 103 103 103

105 0 ERDEM SÜLÜKÇÜ 4 13 2 12,33 13 2 12,33 12 0 12,00 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 56 9 52,99 456,580 96 105 105 105 105

106 564 YUSUF ŞİMŞEK 4B 15 0 15,00 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 2 3 1,00 5 1 4,67 56 9 53,00 456,580 1 105 105 105 105

107 0 SİRAC SELÇUK 4 13 2 12,33 13 1 12,67 11 0 11,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 57 6 55,01 456,273 97 107 107 107 107

108 0 İ ENES GÜNGÖR 4 13 2 12,33 13 0 13,00 11 1 10,67 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 57 6 55,00 456,273 97 107 107 107 107

109 0 FURKAN BAĞCIVAN 4 13 2 12,33 13 1 12,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 58 6 56,01 456,120 99 109 109 109 109

110 0 TALHA EMNACAR 4A 14 1 13,67 12 2 11,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 58 6 56,01 456,120 4 109 109 109 109

111 0 R HUZEYFE GÜRÜLER 4A 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 6 57,00 455,966 5 111 111 111 111

112 0 MUSTAFA KUTAY VUR 4 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 6 57,00 455,966 100 111 111 111 111

113 0 MEHMET BALIKÇI 4 14 1 13,67 12 3 11,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 59 6 57,01 455,966 100 111 111 111 111

114 0 NİSANUR AKYILDIZ 4 14 1 13,67 14 1 13,67 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 59 6 57,01 455,966 100 111 111 111 111

115 1992 BEYAZIT KÜTÜKCÜ 4D 15 0 15,00 14 1 13,67 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 59 6 57,01 455,966 2 111 111 111 111

116 0 HALİLİBRAHİM ARICI 4 12 3 11,00 13 2 12,33 12 0 12,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 59 6 57,00 455,966 100 111 111 111 111

117 0 MUSTAFA TÖKE 4M 13 2 12,33 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 59 6 57,00 455,966 1 111 111 111 111

118 0 HATİCE KELEŞ 4 13 0 13,00 13 2 12,33 11 1 10,67 11 1 10,67 3 2 2,33 5 0 5,00 56 6 54,00 454,793 104 118 118 118 118

119 0 AYŞE MERYEM IŞIK 4 14 1 13,67 13 1 12,67 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 57 7 54,68 454,146 105 119 119 119 119

120 0 ELİFSUGÖVERCİNTAŞI 4 15 0 15,00 11 4 9,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 58 7 55,68 453,993 106 120 120 120 120

121 0 İKRANUR KÜTÜK 4 14 1 13,67 12 3 11,00 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 58 7 55,68 453,993 106 120 120 120 120

122 7 AHMET ERTÜRK 4 13 2 12,33 15 0 15,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 58 7 55,67 453,993 106 120 120 120 120

123 0 MUHAMMED TEKİN 4G 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,67 453,993 1 120 120 120 120

124 0 FURKAN EFE AKKAYA 4 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,67 453,993 106 120 120 120 120

125 0 MELİH KAYHAN 4 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 58 7 55,67 453,993 106 120 120 120 120

126 0 MELEK SAKİNOĞLU 4 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 58 7 55,67 453,993 106 120 120 120 120

127 0 MUSTAFA ŞAHİN 4 13 2 12,33 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 58 7 55,67 453,993 106 120 120 120 120

128 0 NAİLE EBRAR ESER 4 13 2 12,33 14 0 14,00 10 2 9,33 11 1 10,67 3 2 2,33 5 0 5,00 56 7 53,66 452,666 113 128 128 128 128

129 0 METEHAN ÖZDEMİR 4 13 2 12,33 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 57 7 54,66 452,513 114 129 129 129 129

130 0 FEYZA BOZKUŞ 4C 13 1 12,67 13 1 12,67 10 0 10,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 56 4 54,68 452,513 3 129 129 129 129

131 0 EYMEN KIZILASLAN 4 14 1 13,67 12 3 11,00 11 1 10,67 12 0 12,00 3 1 2,67 5 1 4,67 57 7 54,68 452,513 114 129 129 129 129

132 0 ELA NUR KAYA 4 15 0 15,00 12 3 11,00 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 57 8 54,34 452,020 116 132 132 132 132

133 0 TAHA BERA TURHAN 4 14 1 13,67 14 1 13,67 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 3 3 2,00 57 8 54,34 452,020 116 132 132 132 132

134 0 ALİ SA İ SARIBAŞ 4 14 1 13,67 14 1 13,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 57 8 54,35 452,020 116 132 132 132 132

135 0 HAMZA ÖZARAS 4 12 3 11,00 14 1 13,67 11 1 10,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 57 8 54,34 452,020 116 132 132 132 132

136 0 MUHARREM BAĞCI 4 13 2 12,33 14 1 13,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 57 8 54,33 452,020 116 132 132 132 132

137 4208 MUSTAFA AKAY 4D 15 0 15,00 11 2 10,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 58 5 56,33 451,713 3 137 137 137 137

138 0 BUĞLEM ESER 4 14 1 13,67 13 1 12,67 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 3 2 2,33 55 8 52,34 450,693 121 138 138 138 138

139 0 ZEYNEP RAŞİDE GÜNE 4 14 1 13,67 15 0 15,00 8 4 6,67 10 1 9,67 4 1 3,67 5 1 4,67 56 8 53,35 450,540 122 139 139 139 139

140 0 AKİF BAŞPINAR 4 14 1 13,67 14 1 13,67 9 3 8,00 9 3 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 56 9 53,01 450,046 123 140 140 140 140

141 0 AYŞEGÜL KOÇAK 4 14 1 13,67 12 3 11,00 11 1 10,67 9 3 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 56 9 53,01 450,046 123 140 140 140 140
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

142 0 MUSTAFA SİVRİKAYA 4 14 1 13,67 15 0 15,00 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 5 1 4,67 56 9 53,01 450,046 123 140 140 140 140

143 0 MUKADDES GENÇ 4 14 0 14,00 11 2 10,33 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 56 6 54,01 449,893 126 143 143 143 143

144 0 BERRAGÜL CEVİZCİ 4 12 1 11,67 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 57 6 55,01 449,740 127 144 144 144 144

145 0 ELİF KÜÇÜKHEMEK 4 14 0 14,00 11 1 10,67 10 1 9,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 57 3 56,01 449,586 128 145 145 145 145

146 0 ERVA ÖZDEMİR 4 13 1 12,67 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 58 6 56,00 449,586 128 145 145 145 145

147 0 BURCU YAŞAR 4 15 0 15,00 13 1 12,67 8 4 6,67 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 58 6 56,01 449,586 128 145 145 145 145

148 0 ARDA BAHADIR 4A 14 1 13,67 13 1 12,67 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 58 6 56,01 449,586 6 145 145 145 145

149 2 Y MANSUR KAYAN 4 14 1 13,67 12 2 11,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 58 6 56,00 449,586 128 145 145 145 145

150 0 UMUT YILMAZ 4 14 1 13,67 14 1 13,67 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 59 6 57,01 449,433 132 150 150 150 150

151 0 ELA GÜLCE GÜLENER 4 14 1 13,67 12 3 11,00 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 59 6 57,00 449,433 132 150 150 150 150

152 2 ABDULLAH ERCAN 4 14 1 13,67 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 59 6 57,00 449,433 132 150 150 150 150

153 0 MEHMET KAPLAN 4C 13 0 13,00 13 0 13,00 9 1 8,67 12 0 12,00 4 1 3,67 4 0 4,00 55 2 54,34 448,753 4 153 153 153 153

154 0 NİSANUR KAYHÜYÜK 4 15 0 15,00 11 2 10,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 56 6 54,00 448,260 135 154 154 154 154

155 0 MUSTAFA KIR 4 12 3 11,00 14 0 14,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 57 6 55,00 448,106 136 155 155 155 155

156 860 HASİBE BETÜL SAĞ 4F 13 1 12,67 14 0 14,00 9 2 8,33 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 55 7 52,67 447,920 2 156 156 156 156

157 348 GÜLSÜM KÖRÜK 4C 15 0 15,00 12 1 11,67 9 2 8,33 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 55 7 52,67 447,920 5 156 156 156 156

158 0 MUSTAFA BUĞRA 4 13 1 12,67 11 3 10,00 12 0 12,00 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 56 7 53,67 447,766 137 158 158 158 158

159 0 MEHMET YAH * YEL 4 14 1 13,67 12 2 11,33 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 57 7 54,66 447,613 138 159 159 159 159

160 0 ZAHİRE ŞAHİN 4 13 2 12,33 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 57 7 54,67 447,613 138 159 159 159 159

161 1509 MUHLİSE DEMİRKOL 4A 12 2 11,33 15 0 15,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 57 7 54,67 447,613 7 159 159 159 159

162 0 ESMA ÇOBAN 4 13 2 12,33 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 58 7 55,66 447,460 140 162 162 162 162

163 434 SEYİT ENES KARAK L 4L 14 1 13,67 14 1 13,67 8 4 6,67 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 58 7 55,68 447,460 1 162 162 162 162

164 0 M SİRAÇ İLHAN 4 13 2 12,33 12 3 11,00 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 58 7 55,67 447,460 140 162 162 162 162

165 0 TEYMULLAHELMUSTAFA4 12 3 11,00 14 1 13,67 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 58 7 55,67 447,460 140 162 162 162 162

166 0 MEHMET AKİF UĞUL 4 12 2 11,33 15 0 15,00 10 2 9,33 10 1 9,67 2 3 1,00 4 1 3,67 53 9 50,00 447,240 143 166 166 166 166

167 0 ELİF ACAR 4 13 2 12,33 12 3 11,00 11 0 11,00 10 1 9,67 5 0 5,00 5 0 5,00 56 6 54,00 446,626 144 167 167 167 167

168 0 MUSTAFA GÜMÜŞ 4 14 1 13,67 12 2 11,33 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 56 7 53,66 446,133 145 168 168 168 168

169 0 UMUT MUTLU 4 14 1 13,67 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 2 4 0,67 54 11 50,34 446,100 146 169 169 169 169

170 0 FATIMA ZEHRA DURU 4 14 1 13,67 11 4 9,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 57 7 54,68 445,980 147 170 170 170 170

171 0 ALİ EFE ÇAKIR 4 13 2 12,33 14 1 13,67 9 2 8,33 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 56 8 53,33 445,640 148 171 171 171 171

172 0 AHMETEMİR GÖKDEMİR4 12 3 11,00 13 2 12,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 57 8 54,34 445,486 149 172 172 172 172

173 0 MEHMET EMİR UYAR 4 13 2 12,33 14 1 13,67 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 57 8 54,33 445,486 149 172 172 172 172

174 1071 ELİF AZRA BALOĞLU 4B 13 2 12,33 12 1 11,67 10 0 10,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 56 5 54,34 445,486 2 172 172 172 172

175 0 AYBİKE UYSAL 4 13 2 12,33 14 1 13,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 57 8 54,34 445,486 149 172 172 172 172

176 0 ADNAN EFE KARALI 4 13 2 12,33 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 57 8 54,33 445,486 149 172 172 172 172

177 0 ABDULLAH İZMİR 4 14 1 13,67 11 4 9,67 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 57 8 54,35 445,486 149 172 172 172 172

178 0 AYŞE TOKATLI 4 12 2 11,33 12 1 11,67 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 57 5 55,34 445,333 154 178 178 178 178

179 0 ESLEM ARSLAN 4 15 0 15,00 15 0 15,00 6 5 4,33 10 2 9,33 5 0 5,00 4 1 3,67 55 8 52,33 444,160 155 179 179 179 179

180 0 HÜSEYİN SEYREK 4 14 1 13,67 12 3 11,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 56 9 53,00 443,513 156 180 180 180 180

181 0 AMİNE ÖZDEN 4 14 1 13,67 11 4 9,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 56 9 53,02 443,513 156 180 180 180 180

182 5 EYMEN KARAARSLAN 4A 15 0 15,00 10 5 8,33 11 1 10,67 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 56 9 53,00 443,513 8 180 180 180 180

183 0 BENGİ SU DEVECİ 4 14 1 13,67 13 0 13,00 9 3 8,00 9 1 8,67 3 2 2,33 5 0 5,00 53 7 50,67 443,326 158 183 183 183 183

184 1048 EYMEN HASIRC I 4D 14 0 14,00 12 2 11,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 57 6 55,00 443,206 4 184 184 184 184

185 0 AFFAN KULCU 4D 13 2 12,33 14 1 13,67 8 3 7,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 58 6 56,00 443,053 5 185 185 185 185

186 0 MERYEM TAŞKIN 4 12 3 11,00 14 0 14,00 10 2 9,33 9 0 9,00 5 0 5,00 3 0 3,00 53 5 51,33 442,680 159 186 186 186 186

187 0 MUHAMMED HİTO 4F 12 3 11,00 14 1 13,67 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 4 0 4,00 55 8 52,34 442,526 3 187 187 187 187

188 0 CEYDA KINIK 4 14 1 13,67 13 2 12,33 9 3 8,00 10 2 9,33 3 1 2,67 6 0 6,00 55 9 52,00 442,033 160 188 188 188 188
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

189 0 ELİF YAREN DİKER 4 12 2 11,33 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 0 4,00 5 1 4,67 56 6 54,00 441,726 161 189 189 189 189

190 0 HÜMEYRA YILDIZ 4 14 1 13,67 11 4 9,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 55 10 51,68 441,540 162 190 190 190 190

191 0 YAĞMUR BAYDEMİR 4F 14 0 14,00 10 3 9,00 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 55 7 52,68 441,386 4 191 191 191 191

192 0 ELA CEYLİN AVCI 4 14 1 13,67 10 3 9,00 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 56 7 53,68 441,233 163 192 192 192 192

193 0 ERDEM AYDIN 4G 15 0 15,00 11 2 10,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 56 7 53,66 441,233 2 192 192 192 192

194 0 NİSA MENTEŞ 4 15 0 15,00 13 1 12,67 7 5 5,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 57 7 54,67 441,080 164 194 194 194 194

195 0 AHMET ÖZKELEŞ 4 13 2 12,33 13 2 12,33 9 2 8,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 57 7 54,66 441,080 164 194 194 194 194

196 0 ZÜMRA İLGEN 4 13 2 12,33 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 58 7 55,66 440,926 166 196 196 196 196

197 0 BİLAL ZİYA UĞURAL 4I 12 3 11,00 12 3 11,00 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 58 7 55,67 440,926 1 196 196 196 196

198 50 AYŞEGÜL KAÇAR 4A 13 2 12,33 11 0 11,00 10 0 10,00 12 0 12,00 3 1 2,67 5 0 5,00 54 3 53,00 440,246 9 198 198 198 198

199 0 MUHAMMED KAYA 4 14 1 13,67 13 2 12,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 54 11 50,34 439,566 167 199 199 199 199

200 0 MEHMET HAKKI ÇETİN 4A 15 0 15,00 12 3 11,00 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 5 1 4,67 54 11 50,33 439,566 10 199 199 199 199

201 0 Y MİRZ  BAĞCIOĞLU 4 13 2 12,33 13 1 12,67 9 2 8,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 55 8 52,33 439,260 168 201 201 201 201

202 0 M ERDEM KULEKAYA 4 12 2 11,33 13 1 12,67 10 2 9,33 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 55 8 52,33 439,260 168 201 201 201 201

203 0 HACER SARP 4 14 1 13,67 11 3 10,00 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 56 8 53,33 439,106 170 203 203 203 203

204 0 HALİME Y TÜRKMEN 4 13 1 12,67 14 1 13,67 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 56 8 53,35 439,106 170 203 203 203 203

205 3 CELAL KOYUNCU 4I 13 2 12,33 12 2 11,33 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 56 8 53,32 439,106 2 203 203 203 203

206 0 ELA NUR ALTUN 4 13 2 12,33 11 3 10,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 56 8 53,34 439,106 170 203 203 203 203

207 0 ZEYNEP DEMİR 4 13 2 12,33 11 0 11,00 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 56 5 54,33 438,953 173 207 207 207 207

208 74 ALPEREN YALÇIN 4G 12 3 11,00 13 2 12,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 57 8 54,33 438,953 3 207 207 207 207

209 0 ELA BAHARAAY 4 13 0 13,00 10 1 9,67 10 1 9,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 56 2 55,34 438,800 174 209 209 209 209

210 0 M AKİF ERDOĞDU 4 15 0 15,00 12 1 11,67 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 5 0 5,00 54 8 51,34 437,780 175 210 210 210 210

211 0 ZEYNEP ÇELİK 4 13 0 13,00 14 1 13,67 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 1 3,67 54 8 51,35 437,780 175 210 210 210 210

212 0 ENES TALHA İNAN 4 13 2 12,33 12 2 11,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 55 8 52,33 437,626 177 212 212 212 212

213 403 REYYAN BEZİRCİ 4B 14 1 13,67 11 2 10,33 10 1 9,67 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 53 9 50,00 437,440 3 213 213 213 213

214 0 ZEYNEP ESER 4 13 2 12,33 11 3 10,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 55 9 52,00 437,133 178 214 214 214 214

215 0 ZEYNEB SAKIN 4 13 2 12,33 12 2 11,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 55 9 52,00 437,133 178 214 214 214 214

216 0 ZEKİ ASLANTALAY 4 12 3 11,00 14 1 13,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 56 9 53,01 436,980 180 216 216 216 216

217 0 ZEYNEP TORUS 4 15 0 15,00 10 1 9,67 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 55 6 53,00 436,980 180 216 216 216 216

218 0 AHMET BÜYÜKÖZKAN 4A 13 2 12,33 10 1 9,67 11 0 11,00 9 2 8,33 4 0 4,00 6 0 6,00 53 5 51,33 436,146 11 218 218 218 218

219 0 AYŞENAZ ŞAHİN 4 13 2 12,33 11 2 10,33 11 1 10,67 10 2 9,33 3 1 2,67 5 1 4,67 53 9 50,00 435,806 182 219 219 219 219

220 0 HÜSEYİN KARAPINAR 4E 13 2 12,33 13 1 12,67 9 2 8,33 9 1 8,67 3 1 2,67 5 0 5,00 52 7 49,67 435,313 1 220 220 220 220

221 0 EMİR YUSUF YİĞİT 4 12 2 11,33 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 54 10 50,66 435,160 183 221 221 221 221

222 0 MUSTAFA YILDIZ 4 12 3 11,00 13 1 12,67 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 4 2 3,33 54 10 50,66 435,160 183 221 221 221 221

223 952 İ HAKKI KAPLAN 4 13 0 13,00 11 2 10,33 10 1 9,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 53 7 50,67 435,160 183 221 221 221 221

224 0 KAAN UĞUR 4A 13 2 12,33 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 55 10 51,66 435,006 12 224 224 224 224

225 0 ZEYNEP ÜZÜM 4B 13 2 12,33 12 3 11,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 55 10 51,66 435,006 4 224 224 224 224

226 27 MEHMET KARNIBÜYÜK 4 12 3 11,00 13 2 12,33 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 55 10 51,67 435,006 186 224 224 224 224

227 0 NECMETTİN ÖLMEZ 4 13 2 12,33 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 55 10 51,66 435,006 186 224 224 224 224

228 0 MUSAB KAHVECİ 4 13 2 12,33 12 3 11,00 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 55 10 51,67 435,006 186 224 224 224 224

229 0 FEYZA NUR YILMAZ 4 13 0 13,00 11 3 10,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 55 7 52,67 434,853 189 229 229 229 229

230 0 EFE TÜRCA N 4 14 1 13,67 13 2 12,33 7 2 6,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 55 7 52,67 434,853 189 229 229 229 229

231 0 MAHMUT SAİTÇUHADAR4 13 1 12,67 13 1 12,67 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 3 0 3,00 52 8 49,34 434,820 191 231 231 231 231

232 0 YUNUS EMRE ALTUN 4 14 1 13,67 12 2 11,33 10 2 9,33 9 3 8,00 4 1 3,67 49 9 46,00 434,786 192 232 232 232 232

233 0 ZÜLEYHA DUYMAZ 4 11 4 9,67 13 0 13,00 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 56 7 53,67 434,700 193 233 233 233 233

234 0 MUSTAFA SIRMALI 4 14 1 13,67 11 3 10,00 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 57 7 54,67 434,546 194 234 234 234 234

235 0 NİSADUDUİAKŞİT 4 14 1 13,67 12 2 11,33 9 2 8,33 10 1 9,67 4 1 3,67 3 2 2,33 52 9 49,00 434,326 195 235 235 235 235
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

236 0 AYŞEGÜL GÜNAYDIN 4 14 0 14,00 12 1 11,67 8 1 7,67 8 1 7,67 4 1 3,67 4 0 4,00 50 4 48,68 433,833 196 236 236 236 236

237 0 ÖMER ŞAHİN 4D 14 1 13,67 10 2 9,33 10 2 9,33 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 54 7 51,66 433,373 6 237 237 237 237

238 0 ELİF NAZ GEZGİNÇ 4M 13 2 12,33 12 1 11,67 9 2 8,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 1 3,67 54 7 51,67 433,373 2 237 237 237 237

239 0 GÜLŞEN NİSA İŞ 4 13 2 12,33 13 1 12,67 8 3 7,00 12 0 12,00 5 0 5,00 4 1 3,67 55 7 52,67 433,220 197 239 239 239 239

240 0 FATİH KUNT 4 12 3 11,00 12 2 11,33 10 1 9,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 55 7 52,67 433,220 197 239 239 239 239

241 0 ELİF BÜŞRA AYDIN 4 14 1 13,67 11 3 10,00 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 56 7 53,67 433,066 199 241 241 241 241

242 0 MUSTAFA B UYANIK 4 14 1 13,67 10 2 9,33 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 4 2 3,33 54 8 51,33 432,880 200 242 242 242 242

243 0 ESLEM ÇAĞLAN 4 14 1 13,67 12 1 11,67 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 55 8 52,35 432,726 201 243 243 243 243

244 0 ZEKİ KAYRA TUĞYAN 4 11 3 10,00 12 2 11,33 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 55 8 52,34 432,726 201 243 243 243 243

245 0 ESLEMÖZKAN 4 13 2 12,33 11 3 10,00 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 56 8 53,33 432,573 203 245 245 245 245

246 0 BETÜL NİSA GÜLER 4 14 1 13,67 10 4 8,67 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 56 8 53,34 432,573 203 245 245 245 245

247 0 MUSTAFA SAMET TAŞ 4 13 2 12,33 13 2 12,33 8 3 7,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 56 8 53,33 432,573 203 245 245 245 245

248 0 İSMAİL ANAT 4 13 2 12,33 11 3 10,00 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 56 8 53,33 432,573 203 245 245 245 245

249 0 ELİF NURKKOYUNCU 4 12 3 11,00 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 57 8 54,33 432,420 207 249 249 249 249

250 0 SEVİMNİSA AKÇAM 4 13 2 12,33 12 0 12,00 9 2 8,33 11 1 10,67 3 2 2,33 4 0 4,00 52 7 49,66 432,046 208 250 250 250 250

251 0 NECİP AKIN TOPTAŞ 4 13 1 12,67 12 1 11,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 0 4,00 53 7 50,68 431,893 209 251 251 251 251

252 0 ZEYNEP ELA AKBAŞ 4 13 1 12,67 10 1 9,67 10 1 9,67 12 0 12,00 3 1 2,67 5 0 5,00 53 4 51,68 431,740 210 252 252 252 252

253 0 SILA ÖZDİL 4 12 2 11,33 13 1 12,67 9 3 8,00 10 1 9,67 5 0 5,00 5 0 5,00 54 7 51,67 431,740 210 252 252 252 252

254 0 HALİME NUR ÇELİK 4 13 2 12,33 12 1 11,67 9 2 8,33 10 1 9,67 3 2 2,33 6 0 6,00 53 8 50,33 431,400 212 254 254 254 254

255 6 NEHİR BADEM 4 13 2 12,33 12 1 11,67 9 3 8,00 9 2 8,33 5 0 5,00 6 0 6,00 54 8 51,33 431,246 213 255 255 255 255

256 0 CEM ATABEG ÇELİKBA 4K 13 2 12,33 9 2 8,33 11 0 11,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 54 5 52,33 431,093 1 256 256 256 256

257 0 HATİCENUR ELİBÖYÜK 4 14 1 13,67 13 2 12,33 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 53 12 49,00 431,060 214 257 257 257 257

258 0 EMİR FURKA  AKSOY 4 13 2 12,33 12 3 11,00 10 2 9,33 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 53 12 48,99 431,060 214 257 257 257 257

259 0 HASAN ÖZARAS 4C 13 2 12,33 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 3 3 2,00 53 12 48,99 431,060 6 257 257 257 257

260 0 CEMRE DAVASLI 4 13 1 12,67 10 3 9,00 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 53 9 50,01 430,906 216 260 260 260 260

261 0 ECRİN SÜZEN 4 13 2 12,33 12 1 11,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 54 9 51,01 430,753 217 261 261 261 261

262 0 M TALHA YILDIRIM 4 13 2 12,33 12 2 11,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 55 9 52,00 430,600 218 262 262 262 262

263 0 EBRAR AYGÜN 4 14 1 13,67 11 3 10,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 55 9 52,01 430,600 218 262 262 262 262

264 0 BETÜL ERKAN 4 14 1 13,67 11 3 10,00 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 55 9 52,00 430,600 218 262 262 262 262

265 0 ŞEYMA KAVAK 4 12 3 11,00 13 2 12,33 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 56 9 53,00 430,446 221 265 265 265 265

266 0 ZEYNEP KANDEMİR 4 13 2 12,33 12 3 11,00 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 56 9 53,00 430,446 221 265 265 265 265

267 0 ELİF SU YILDIRIM 4 14 1 13,67 11 3 10,00 9 3 8,00 11 0 11,00 3 2 2,33 6 0 6,00 54 9 51,00 429,120 223 267 267 267 267

268 444 ERVA ERDEMİR 4B 13 2 12,33 11 3 10,00 10 1 9,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 53 10 49,67 428,780 5 268 268 268 268

269 0 MEH ET KAYRA ÇOBAN4 13 2 12,33 10 3 9,00 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 53 10 49,67 428,780 224 268 268 268 268

270 0 DURSUN EFE MERAL 4 12 3 11,00 12 3 11,00 10 2 9,33 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 55 10 51,66 428,473 225 270 270 270 270

271 0 AHMET EKMEKÇİ 4 13 2 12,33 10 5 8,33 11 1 10,67 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 55 10 51,66 428,473 225 270 270 270 270

272 0 AHMET ASAF 4 12 3 11,00 11 4 9,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 55 10 51,68 428,473 225 270 270 270 270

273 0 ÖMERFARUKCEVİZ 4B 14 1 13,67 11 4 9,67 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 55 10 51,67 428,473 6 270 270 270 270

274 0 FATIMA EBRAR KOR 4E 13 2 12,33 11 2 10,33 9 1 8,67 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 54 7 51,67 428,473 2 270 270 270 270

275 0 İCLAL SEÇİLMİŞ 4 12 0 12,00 11 1 10,67 10 1 9,67 10 1 9,67 3 2 2,33 4 0 4,00 50 5 48,34 428,440 228 275 275 275 275

276 1533 RAVZANUR SÜSLÜ 4H 13 0 13,00 12 1 11,67 7 2 6,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 54 4 52,67 428,320 3 276 276 276 276

277 0 BERRA GÖRÜR 4 13 1 12,67 12 2 11,33 9 2 8,33 12 0 12,00 4 1 3,67 50 6 48,00 427,946 229 277 277 277 277

278 0 YAĞMUR BADEM 4 13 2 12,33 11 1 10,67 10 2 9,33 8 4 6,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 11 47,34 426,960 230 278 278 278 278

279 0 M MURAT BALOĞLU 4 13 2 12,33 13 1 12,67 7 3 6,00 11 1 10,67 5 0 5,00 5 0 5,00 54 7 51,67 426,840 231 279 279 279 279

280 0 MUSTAFA KOCABIYIK 4 13 2 12,33 12 1 11,67 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 5 1 4,67 52 11 48,33 426,806 232 280 280 280 280

281 0 ABDULRAHMAN AFAGAN4 12 3 11,00 12 2 11,33 10 2 9,33 11 1 10,67 2 3 1,00 6 0 6,00 53 11 49,33 426,653 233 281 281 281 281

282 0 EFE UÇAR 4 14 1 13,67 13 2 12,33 7 4 5,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 53 11 49,34 426,653 233 281 281 281 281
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

283 0 RUKİYE YILDIZ 4 14 1 13,67 11 3 10,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 53 11 49,34 426,653 233 281 281 281 281

284 0 SAİM ALTINSOY 4 11 4 9,67 12 3 11,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 54 11 50,34 426,500 236 284 284 284 284

285 0 İNCİ TÜRKMEN 4 14 1 13,67 11 4 9,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 54 11 50,35 426,500 236 284 284 284 284

286 0 LEYLA UZ 4 14 1 13,67 9 2 8,33 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 4 2 3,33 53 8 50,33 426,500 236 284 284 284 284

287 0 YAĞMUR CEYRAN 4 14 1 13,67 9 4 7,67 10 2 9,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 55 8 52,34 426,193 239 287 287 287 287

288 0 AMİNEZÜLAL IŞILDAR 4 14 1 13,67 10 3 9,00 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 55 8 52,34 426,193 239 287 287 287 287

289 0 ARDA CERAN 4 13 1 12,67 12 3 11,00 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 3 1 2,67 52 10 48,67 425,666 241 289 289 289 289

290 0 ZAHİD KARANFİL 4 13 2 12,33 12 3 11,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 0 4,00 53 10 49,67 425,513 242 290 290 290 290

291 0 GÜLSEREN YILDIRIM 4 12 1 11,67 14 1 13,67 7 4 5,67 12 0 12,00 3 1 2,67 5 0 5,00 53 7 50,68 425,360 243 291 291 291 291

292 0 ZEYNEP HİLAL ŞEN 4 12 1 11,67 11 1 10,67 9 1 8,67 11 0 11,00 3 1 2,67 6 0 6,00 52 4 50,68 425,360 243 291 291 291 291

293 0 RASİM ARI 4 12 3 11,00 13 2 12,33 10 2 9,33 9 3 8,00 3 2 2,33 3 3 2,00 50 15 44,99 425,140 245 293 293 293 293

294 0 AYŞEGÜL YILMAZ 4 14 1 13,67 12 1 11,67 7 4 5,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 53 8 50,35 424,866 246 294 294 294 294

295 0 FATMA ELVİN ÇİMEN 4 14 1 13,67 11 3 10,00 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 55 8 52,34 424,560 247 295 295 295 295

296 0 MUSTAFA KURT 4B 13 2 12,33 12 3 11,00 9 3 8,00 9 3 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 53 12 49,00 424,526 7 296 296 296 296

297 0 FADİMEANA ÖZKAN 4 13 2 12,33 10 1 9,67 10 2 9,33 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 52 9 49,00 424,526 248 296 296 296 296

298 0 E EFE BİLDİRİCİ 4 12 3 11,00 14 1 13,67 8 4 6,67 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 53 12 49,00 424,526 248 296 296 296 296

299 0 RAHİM EREN ESER 4 14 1 13,67 12 1 11,67 7 4 5,67 12 0 12,00 4 0 4,00 3 0 3,00 52 6 50,01 424,373 250 299 299 299 299

300 0 YAŞAR DURAN 4 14 1 13,67 11 2 10,33 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 54 9 51,01 424,220 251 300 300 300 300

301 0 RAVZA AKDAĞ 4 13 1 12,67 12 0 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 4 0 4,00 6 0 6,00 51 4 49,67 423,880 252 301 301 301 301

302 1604 ELİF RÜZGAR 4A 14 0 14,00 11 4 9,67 9 2 8,33 10 2 9,33 2 3 1,00 4 2 3,33 50 13 45,66 422,860 13 302 302 302 302

303 0 ZEKİ YASİN TALAY 4 11 3 10,00 12 2 11,33 10 2 9,33 10 1 9,67 5 0 5,00 5 1 4,67 53 9 50,00 422,740 253 303 303 303 303

304 570 RABİA HATİCE YAVUZ 4E 13 2 12,33 12 0 12,00 7 2 6,33 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 52 6 49,99 422,740 3 303 303 303 303

305 0 KÜBRA CİRİT 4 14 1 13,67 10 4 8,67 10 2 9,33 8 4 6,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 13 46,68 422,706 254 305 305 305 305

306 0 AYŞE ŞERİFE CEYLAN 4 12 3 11,00 11 3 10,00 11 1 10,67 11 1 10,67 3 2 2,33 3 3 2,00 51 13 46,67 422,706 254 305 305 305 305

307 0 FATMANUR YEL 4 13 2 12,33 11 4 9,67 10 2 9,33 10 2 9,33 5 0 5,00 3 3 2,00 52 13 47,66 422,553 256 307 307 307 307

308 0 TAHA DEMİRBAŞ 4 13 2 12,33 12 3 11,00 9 3 8,00 10 2 9,33 2 3 1,00 6 0 6,00 52 13 47,66 422,553 256 307 307 307 307

309 0 AHMET SELİM ATALAY 4 14 1 13,67 10 3 9,00 9 2 8,33 12 0 12,00 2 3 1,00 5 1 4,67 52 10 48,67 422,400 258 309 309 309 309

310 0 EMRE SONER 4 13 2 12,33 10 3 9,00 10 2 9,33 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 53 10 49,66 422,246 259 310 310 310 310

311 0 HAVVA NAZ BARDAKÇI4 13 2 12,33 10 3 9,00 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 53 10 49,67 422,246 259 310 310 310 310

312 0 İSMAİL KOÇOGLU 4D 14 1 13,67 10 3 9,00 9 3 8,00 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 53 10 49,67 422,246 7 310 310 310 310

313 0 ELİF NAZLI ATAR 4 13 1 12,67 11 3 10,00 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 53 10 49,67 422,246 259 310 310 310 310

314 0 NACİYE GÖÇERGİ 4 13 2 12,33 11 2 10,33 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 53 10 49,66 422,246 259 310 310 310 310

315 0 MUSTAFA EREN TEKİN 4 13 2 12,33 10 3 9,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 53 10 49,66 422,246 259 310 310 310 310

316 0 HÜMEYRA DUVARCI 4 12 3 11,00 11 3 10,00 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 54 10 50,67 422,093 264 316 316 316 316

317 0 MUHAMMED ENES 4 13 1 12,67 11 4 9,67 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 54 10 50,68 422,093 264 316 316 316 316

318 0 ALİ YARAROĞLU 4 12 3 11,00 12 3 11,00 9 3 8,00 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 55 10 51,67 421,940 266 318 318 318 318

319 0 EBRAR KAAĞRIAÇIK 4 13 2 12,33 13 2 12,33 7 5 5,33 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 55 10 51,66 421,940 266 318 318 318 318

320 0 EFE CAM 4 12 3 11,00 12 3 11,00 9 3 8,00 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 55 10 51,67 421,940 266 318 318 318 318

321 0 HAVVA ESLEM ÖZTÜPK4 13 2 12,33 10 3 9,00 10 1 9,67 11 1 10,67 4 1 3,67 3 1 2,67 51 9 48,01 421,413 269 321 321 321 321

322 0 AHMET HASTÜRK 4M 13 1 12,67 14 0 14,00 6 5 4,33 11 1 10,67 4 1 3,67 3 1 2,67 51 9 48,01 421,413 3 321 321 321 321

323 0 FATIMA KORUYUCU 4 13 2 12,33 12 1 11,67 8 4 6,67 11 1 10,67 3 1 2,67 5 0 5,00 52 9 49,01 421,260 270 323 323 323 323

324 0 EYMEN ÇAĞLAYAN 4 14 1 13,67 12 3 11,00 8 4 6,67 11 1 10,67 2 3 1,00 4 1 3,67 51 13 46,68 421,073 271 324 324 324 324

325 0 ZEYNEP ELA TUNA 4 13 0 13,00 10 5 8,33 10 1 9,67 10 2 9,33 4 0 4,00 4 2 3,33 51 10 47,66 420,920 272 325 325 325 325

326 0 MUSAB BEKTAŞOĞLU 4 13 2 12,33 12 3 11,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 2 4 0,67 51 14 46,34 420,580 273 326 326 326 326

327 0 M ONUR SAYIN 4 11 3 10,00 11 3 10,00 10 1 9,67 12 0 12,00 4 0 4,00 6 0 6,00 54 7 51,67 420,306 274 327 327 327 327

328 221 SELMAN KARAGÖZ 4A 14 1 13,67 10 3 9,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 52 11 48,34 420,273 14 328 328 328 328

329 0 MÜJGAN KOÇ 4 13 2 12,33 9 4 7,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 52 11 48,34 420,273 275 328 328 328 328
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

330 0 TALATTTALAY 4 13 2 12,33 11 2 10,33 9 3 8,00 11 1 10,67 3 2 2,33 5 1 4,67 52 11 48,33 420,273 275 328 328 328 328

331 0 ECRİN ÖZOĞUL 4 13 2 12,33 11 3 10,00 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 53 11 49,33 420,120 277 331 331 331 331

332 0 MUSTAFAKÜÇÜKÇALIK 4 12 3 11,00 11 3 10,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 53 11 49,33 420,120 277 331 331 331 331

333 0 ASIM KARANFİL 4 13 2 12,33 13 2 12,33 7 5 5,33 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 54 11 50,33 419,966 279 333 333 333 333

334 1360 MUSTAFA TAHA ÇEVİK 4E 14 1 13,67 13 2 12,33 6 6 4,00 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 54 11 50,34 419,966 4 333 333 333 333

335 0 HAFSA DEMİRTAŞ 4 13 2 12,33 9 3 8,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 54 8 51,33 419,813 280 335 335 335 335

336 0 HALİSSLÜTFİ YALMAN 4 12 2 11,33 13 2 12,33 8 4 6,67 10 1 9,67 4 1 3,67 5 1 4,67 52 11 48,34 418,640 281 336 336 336 336

337 0 MEDİNE ÇAY 4 14 1 13,67 12 3 11,00 8 4 6,67 9 3 8,00 3 2 2,33 4 2 3,33 50 15 45,00 418,606 282 337 337 337 337

338 770 MEHMEDHAN BADEMCİ4E 13 2 12,33 13 2 12,33 7 5 5,33 11 1 10,67 5 0 5,00 4 1 3,67 53 11 49,33 418,486 5 338 338 338 338

339 0 M BARAN KOCA 4 13 1 12,67 11 2 10,33 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 53 8 50,34 418,333 283 339 339 339 339

340 0 NECAT  BELGEMEN 4 14 1 13,67 11 2 10,33 8 4 6,67 9 3 8,00 5 0 5,00 4 2 3,33 51 12 47,00 418,300 284 340 340 340 340

341 0 ESLEM GÜRSEL 4 13 2 12,33 11 3 10,00 9 3 8,00 10 2 9,33 5 0 5,00 4 2 3,33 52 12 47,99 418,146 285 341 341 341 341

342 0 BUSE SİNEM EZEL 4 13 2 12,33 11 4 9,67 9 3 8,00 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 53 12 49,00 417,993 286 342 342 342 342

343 0 MEHMET EMİN ULUTAŞ4A 13 2 12,33 12 3 11,00 8 4 6,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 53 12 49,00 417,993 15 342 342 342 342

344 0 FATMA ZEHRA AÇIK 4 13 2 12,33 12 3 11,00 8 4 6,67 12 0 12,00 2 3 1,00 6 0 6,00 53 12 49,00 417,993 286 342 342 342 342

345 0 DURU GÖKÇEKKESKİN 4 14 1 13,67 8 5 6,33 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 54 9 51,00 417,686 288 345 345 345 345

346 0 İRFAN KARAKULLE 4 13 2 12,33 12 3 11,00 9 3 8,00 9 3 8,00 3 2 2,33 3 3 2,00 49 16 43,66 416,633 289 346 346 346 346

347 0 LOKMAN KOÇAK 4 14 1 13,67 10 4 8,67 8 2 7,33 12 0 12,00 4 1 3,67 4 1 3,67 52 9 49,01 416,360 290 347 347 347 347

348 0 M  ENES YİĞİT 4 13 2 12,33 11 2 10,33 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 50 13 45,65 416,326 291 348 348 348 348

349 0 SAHRA KELEŞER 4 12 3 11,00 12 1 11,67 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 53 9 50,01 416,206 292 349 349 349 349

350 0 HİRA NUR PALA 4 14 1 13,67 10 3 9,00 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 4 1 3,67 53 9 50,01 416,206 292 349 349 349 349

351 0 TARIK ŞAHİN 4 13 2 12,33 9 6 7,00 11 0 11,00 8 4 6,67 5 0 5,00 5 1 4,67 51 13 46,67 416,173 294 351 351 351 351

352 0 ESMA ÇAKMAK 4 12 3 11,00 11 4 9,67 10 2 9,33 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 52 13 47,67 416,020 295 352 352 352 352

353 0 YAĞMUR AYDOĞDU 4 14 1 13,67 12 0 12,00 6 6 4,00 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 52 10 48,67 415,866 296 353 353 353 353

354 0 SEMA ÇAKIN 4 13 1 12,67 11 2 10,33 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 52 10 48,67 415,866 296 353 353 353 353

355 0 ZEYNEP BÖCÜ 4 12 3 11,00 9 4 7,67 11 1 10,67 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 53 10 49,67 415,713 298 355 355 355 355

356 0 REYYAN ERDOĞAN 4 14 1 13,67 10 3 9,00 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 53 10 49,68 415,713 298 355 355 355 355

357 0 İREM YILMAZ 4 13 2 12,33 11 2 10,33 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 53 10 49,67 415,713 298 355 355 355 355

358 0 AYSEL İBA 4 12 3 11,00 12 2 11,33 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 54 10 50,67 415,560 301 358 358 358 358

359 0 HALİL ÖMER TOPCU P 4A 13 2 12,33 10 5 8,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 55 10 51,66 415,406 16 359 359 359 359

360 0 HİR NUR CANPOLAT 4 13 2 12,33 12 1 11,67 8 4 6,67 8 2 7,33 4 1 3,67 4 2 3,33 49 12 45,00 415,340 302 360 360 360 360

361 0 ELİF RANA EFE 4 13 1 12,67 11 2 10,33 8 2 7,33 11 0 11,00 3 2 2,33 3 2 2,33 49 9 45,99 415,186 303 361 361 361 361

362 0 ERDAYASİN KOYUNCU 4 13 2 12,33 12 2 11,33 8 4 6,67 9 2 8,33 4 0 4,00 4 2 3,33 50 12 45,99 415,186 303 361 361 361 361

363 0 BEYZA ACAR 4 11 3 10,00 12 2 11,33 9 2 8,33 11 1 10,67 3 1 2,67 5 0 5,00 51 9 48,00 414,880 305 363 363 363 363

364 0 UBEYDULLAH ÖDEMİŞ 4 12 3 11,00 13 2 12,33 9 3 8,00 8 4 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 48 17 42,33 414,660 306 364 364 364 364

365 0 EMİNE ŞEVVAL BAŞ 4 12 3 11,00 12 0 12,00 8 4 6,67 12 0 12,00 3 2 2,33 4 1 3,67 51 10 47,67 414,386 307 365 365 365 365

366 0 SAHRA NUR BULDUK 4 13 2 12,33 13 1 12,67 6 5 4,33 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 52 10 48,66 414,233 308 366 366 366 366

367 0 AYBİGE TATIK 4B 14 1 13,67 12 3 11,00 7 5 5,33 10 2 9,33 3 2 2,33 5 1 4,67 51 14 46,33 414,046 8 367 367 367 367

368 0 NURTEN ELMAS 4 12 3 11,00 12 3 11,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 51 14 46,34 414,046 309 367 367 367 367

369 0 TUĞÇE MİRAY ATAÇ 4 13 1 12,67 10 2 9,33 8 4 6,67 11 0 11,00 5 0 5,00 6 0 6,00 53 7 50,67 413,926 310 369 369 369 369

370 0 ESLEM SERT 4L 13 2 12,33 10 2 9,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 51 11 47,33 413,893 2 370 370 370 370

371 0 SELİN YİNER 4 14 1 13,67 10 3 9,00 8 3 7,00 12 0 12,00 1 4 -0,33 6 0 6,00 51 11 47,34 413,893 311 370 370 370 370

372 0 SUDENAZ İRİŞ 4 13 2 12,33 8 5 6,33 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 4 2 3,33 52 11 48,33 413,740 312 372 372 372 372

373 272 NİSA DUMAN 4A 13 1 12,67 12 2 11,33 7 5 5,33 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 52 11 48,33 413,740 17 372 372 372 372

374 0 ERAY ŞİMŞEK 4 12 3 11,00 10 4 8,67 10 2 9,33 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 53 11 49,33 413,586 313 374 374 374 374

375 0 KEREM DİŞÇİ 4 13 1 12,67 10 1 9,67 9 3 8,00 8 1 7,67 2 2 1,33 5 0 5,00 47 8 44,34 412,720 314 375 375 375 375

376 8 MUSAB KAYA 4B 12 2 11,33 13 1 12,67 7 4 5,67 9 2 8,33 4 1 3,67 5 1 4,67 50 11 46,34 412,413 9 376 376 376 376
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

377 0 ÖMERFARUK ARIEKEN 4 13 2 12,33 13 1 12,67 8 4 6,67 10 2 9,33 0 4 -1,33 44 13 39,67 412,346 315 377 377 377 377

378 0 HATİCE KOYUNCUOĞLU4 13 2 12,33 10 5 8,33 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 0 5,00 53 11 49,33 411,953 316 378 378 378 378

379 0 MUSTAFA İLTER KURU 4 13 2 12,33 11 2 10,33 8 4 6,67 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 51 12 47,00 411,766 317 379 379 379 379

380 0 ZÜMRA SIVACIOĞLU 4 13 2 12,33 10 4 8,67 9 2 8,33 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 51 12 46,99 411,766 317 379 379 379 379

381 0 ŞERİFE NUR OSANÇ 4 13 2 12,33 9 3 8,00 9 1 8,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 9 48,01 411,613 319 381 381 381 381

382 0 KEVRAN KÜÇÜKHEMEK4 14 1 13,67 9 6 7,00 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 53 12 49,01 411,460 320 382 382 382 382

383 0 ENES EYMEN GÖKÇIL 4 11 4 9,67 13 2 12,33 8 4 6,67 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 53 12 49,00 411,460 320 382 382 382 382

384 70 TUĞÇE TUNÇ 4 13 2 12,33 10 5 8,33 9 3 8,00 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 53 12 49,00 411,460 320 382 382 382 382

385 0 BELİNAY YILDIZ 4 12 3 11,00 12 3 11,00 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 53 12 49,00 411,460 320 382 382 382 382

386 0 AYŞENUR TEKİN 4D 14 1 13,67 11 4 9,67 7 5 5,33 12 0 12,00 5 0 5,00 4 2 3,33 53 12 49,00 411,460 8 382 382 382 382

387 0 BERİL DUMANLAR 4 13 2 12,33 10 5 8,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 0 4,00 5 1 4,67 52 12 48,00 409,980 324 387 387 387 387

388 0 ZEYNEP D AKDEMİR 4 14 1 13,67 9 3 8,00 8 3 7,00 11 1 10,67 4 0 4,00 5 1 4,67 51 9 48,01 409,980 324 387 387 387 387

389 0 ALİYE NİSA KARA 4 12 2 11,33 12 2 11,33 7 4 5,67 12 0 12,00 5 0 5,00 4 1 3,67 52 9 49,00 409,826 326 389 389 389 389

390 8 ESMA SELEŞ 4 13 2 12,33 10 3 9,00 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 5 1 4,67 50 13 45,66 409,793 327 390 390 390 390

391 0 ZEYNEP NİDA YILMAZ 4 13 2 12,33 12 2 11,33 7 5 5,33 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 51 13 46,66 409,640 328 391 391 391 391

392 773 HATİCE HÜMEYRAUYAR4 14 1 13,67 9 2 8,33 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 10 47,68 409,486 329 392 392 392 392

393 0 AYSEL Z GÜLHAN 4 12 3 11,00 10 4 8,67 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 54 10 50,67 409,026 330 393 393 393 393

394 0 ZÜMRA KURUM 4 11 2 10,33 9 3 8,00 11 1 10,67 9 1 8,67 4 1 3,67 5 1 4,67 49 9 46,01 408,653 331 394 394 394 394

395 0 METEHAN MUTLU 4 12 3 11,00 10 0 10,00 9 3 8,00 11 0 11,00 5 0 5,00 2 4 0,67 49 10 45,67 408,160 332 395 395 395 395

396 0 MUSTAFA KARAHAN 4 11 4 9,67 13 2 12,33 9 3 8,00 9 3 8,00 3 2 2,33 3 3 2,00 48 17 42,33 408,126 333 396 396 396 396

397 0 MEHMT EFE ŞEN 4 10 4 8,67 11 4 9,67 10 0 10,00 12 0 12,00 3 2 2,33 5 0 5,00 51 10 47,67 407,853 334 397 397 397 397

398 0 RAVZA KILINÇ 4 13 2 12,33 11 3 10,00 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 50 14 45,33 407,666 335 398 398 398 398

399 132 HAYRUNNİSA ZENGİ 4A 13 2 12,33 13 1 12,67 6 6 4,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 50 14 45,34 407,666 18 398 398 398 398

400 0 ENES UÇAR 4 13 2 12,33 10 4 8,67 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 4 2 3,33 50 14 45,33 407,666 335 398 398 398 398

401 1424 ZEYNEP KAPLAN 4 13 2 12,33 8 3 7,00 10 2 9,33 9 3 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 50 11 46,33 407,513 337 401 401 401 401

402 785 OSMAN BERK KURNAZ4 11 4 9,67 11 4 9,67 10 2 9,33 11 1 10,67 3 2 2,33 5 1 4,67 51 14 46,34 407,513 337 401 401 401 401

403 0 TUĞÇE NUR DÜNDAR 4C 12 3 11,00 12 3 11,00 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 5 1 4,67 51 14 46,34 407,513 7 401 401 401 401

404 0 BEL İNY GÜMÜŞ 4 14 1 13,67 9 4 7,67 10 2 9,33 8 4 6,67 3 2 2,33 44 13 39,67 407,446 339 404 404 404 404

405 0 RÜVEYDA AKBAY 4 13 2 12,33 12 2 11,33 6 4 4,67 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 51 11 47,33 407,360 340 405 405 405 405

406 0 ZELİ A CANDAN 4 13 2 12,33 8 4 6,67 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 11 47,34 407,360 340 405 405 405 405

407 0 UMUT YASİN DÖNMEZ 4 12 3 11,00 9 3 8,00 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 11 47,34 407,360 340 405 405 405 405

408 1150 HASAN BERAT ERMAN 4G 11 4 9,67 12 3 11,00 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 6 0 6,00 54 11 50,34 406,900 4 408 408 408 408

409 0 RAZİYE RANA YAPAR 4 12 2 11,33 9 1 8,67 9 2 8,33 11 0 11,00 4 1 3,67 4 0 4,00 49 6 47,00 406,866 343 409 409 409 409

410 0 HACER KOÇYİĞİT 4 13 1 12,67 11 1 10,67 6 2 5,33 10 1 9,67 3 2 2,33 5 1 4,67 48 8 45,34 406,033 344 410 410 410 410

411 0 ALİME DİNÇ 4 14 1 13,67 10 4 8,67 8 3 7,00 9 3 8,00 2 3 1,00 5 1 4,67 48 15 43,01 405,846 345 411 411 411 411

412 0 MUSTAFA E SAĞLAM 4 12 1 11,67 12 1 11,67 6 4 4,67 11 1 10,67 3 1 2,67 6 0 6,00 50 8 47,35 405,726 346 412 412 412 412

413 0 BETÜL ÖZULUYOL 4 13 2 12,33 11 2 10,33 7 5 5,33 11 1 10,67 5 0 5,00 4 1 3,67 51 11 47,33 405,726 346 412 412 412 412

414 0 BEYZA ALTUN 4 13 2 12,33 10 4 8,67 9 3 8,00 10 2 9,33 5 0 5,00 2 4 0,67 49 15 44,00 405,693 348 414 414 414 414

415 0 CELALETTİNEMİN KÖK 4 13 2 12,33 11 4 9,67 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 50 15 45,00 405,540 349 415 415 415 415

416 0 MUSTAFA KESİKBAŞ 4 11 4 9,67 12 3 11,00 9 3 8,00 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 50 15 45,00 405,540 349 415 415 415 415

417 82 AYSİMA BESEREK 4D 12 2 11,33 10 0 10,00 8 3 7,00 10 1 9,67 3 0 3,00 5 0 5,00 48 6 46,00 405,386 9 417 417 417 417

418 133 SALİH KAYRA EKEN 4F 13 2 12,33 9 5 7,33 9 1 8,67 12 0 12,00 4 1 3,67 3 3 2,00 50 12 46,00 405,386 5 417 417 417 417

419 0 CENNET ACAR 4 11 4 9,67 12 2 11,33 8 3 7,00 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 51 12 47,00 405,233 351 419 419 419 419

420 0 BUĞLEM KÜÇÜK 4 12 3 11,00 11 2 10,33 8 4 6,67 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 51 12 47,00 405,233 351 419 419 419 419

421 0 ALAADDİN EFE ÇAKMA4G 14 1 13,67 10 3 9,00 7 5 5,33 12 0 12,00 2 3 1,00 6 0 6,00 51 12 47,00 405,233 5 419 419 419 419

422 0 ESLEM CERAN 4 12 2 11,33 10 4 8,67 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 51 12 47,00 405,233 351 419 419 419 419

423 0 BAHADDİN YILMAZZ 4 12 3 11,00 12 2 11,33 8 4 6,67 9 3 8,00 4 1 3,67 3 0 3,00 48 13 43,67 405,200 354 423 423 423 423
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

424 0 A BERRA ALPMALA 4 14 1 13,67 9 6 7,00 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 53 12 49,01 404,926 355 424 424 424 424

425 0 BENGİNUR ALAN 4 11 4 9,67 11 4 9,67 9 3 8,00 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 53 12 49,01 404,926 355 424 424 424 424

426 0 TAHA GÜRBÜZ 4 11 3 10,00 12 1 11,67 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 3 1 2,67 49 11 45,35 404,400 357 426 426 426 426

427 0 AYŞE NİSA UYAR 4 12 2 11,33 11 2 10,33 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 3 2 2,33 49 12 45,00 403,906 358 427 427 427 427

428 0 A BERAT BALPETEK 4A 13 1 12,67 11 4 9,67 8 3 7,00 9 3 8,00 3 2 2,33 3 3 2,00 47 16 41,67 403,873 19 428 428 428 428

429 0 ECETUANAKARACA 4 10 5 8,33 10 4 8,67 11 1 10,67 11 1 10,67 4 0 4,00 5 1 4,67 51 12 47,01 403,600 359 429 429 429 429

430 94 NURULLAH EMİR BİCİ 4C 11 4 9,67 12 3 11,00 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 49 16 43,66 403,566 8 430 430 430 430

431 0 MUHAMMEÇ ATMACA 4 14 1 13,67 10 5 8,33 8 4 6,67 9 3 8,00 3 2 2,33 5 1 4,67 49 16 43,67 403,566 360 430 430 430 430

432 0 BÜŞRA  ÖZ 4 12 3 11,00 10 2 9,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 49 13 44,67 403,413 361 432 432 432 432

433 0 ERVA SAATCİOĞLU 4 13 2 12,33 10 2 9,33 8 4 6,67 9 3 8,00 4 1 3,67 5 1 4,67 49 13 44,67 403,413 361 432 432 432 432

434 0 MEHMET EREN ÖZ 4 14 1 13,67 7 5 5,33 10 2 9,33 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 49 13 44,66 403,413 361 432 432 432 432

435 0 H REYHAN YILDIRIM 4 12 2 11,33 11 4 9,67 8 4 6,67 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 51 13 46,67 403,106 364 435 435 435 435

436 0 EBRAR ALTAY 4 12 3 11,00 11 4 9,67 8 4 6,67 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 52 13 47,67 402,953 365 436 436 436 436

437 8 AMİNE KÜÇÜKKELEŞ 4 13 2 12,33 8 7 5,67 10 2 9,33 11 1 10,67 4 1 3,67 6 0 6,00 52 13 47,67 402,953 365 436 436 436 436

438 0 MUSTAFA EMİN ARICI 4B 13 2 12,33 9 6 7,00 9 3 8,00 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 52 13 47,67 402,953 10 436 436 436 436

439 0 AHMET DEVECİOĞLU 4 11 4 9,67 11 4 9,67 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 52 13 47,68 402,953 365 436 436 436 436

440 0 BUĞLEM KOCAMAN 4 12 2 11,33 11 2 10,33 7 3 6,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 0 4,00 49 9 46,00 402,120 368 440 440 440 440

441 0 ESLEM ZIVARIKLI 4 12 0 12,00 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 1 2,67 4 0 4,00 45 4 43,68 401,933 369 441 441 441 441

442 0 ELİFSU APAYDIN 4 13 1 12,67 12 1 11,67 6 5 4,33 8 4 6,67 3 2 2,33 5 1 4,67 47 14 42,34 401,593 370 442 442 442 442

443 0 YUSUF YAYICI 4E 11 4 9,67 9 6 7,00 11 1 10,67 12 0 12,00 4 0 4,00 4 2 3,33 51 13 46,67 401,473 6 443 443 443 443

444 0 ÜMRAN ESER 4 13 2 12,33 10 3 9,00 7 4 5,67 12 0 12,00 5 0 5,00 4 1 3,67 51 10 47,67 401,320 371 444 444 444 444

445 0 ZAHİD COŞKUN 4 11 4 9,67 11 3 10,00 9 2 8,33 12 0 12,00 3 2 2,33 3 3 2,00 49 14 44,33 401,286 372 445 445 445 445

446 0 BERFİN ÇETİNER 4 14 1 13,67 9 5 7,33 8 4 6,67 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 50 14 45,33 401,133 373 446 446 446 446

447 0 ELİF RÜVEYDA KAYA 4 11 4 9,67 10 5 8,33 10 2 9,33 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 51 14 46,33 400,980 374 447 447 447 447

448 47 ALPEREN ALTINTAŞ 4 13 2 12,33 10 5 8,33 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 14 46,34 400,980 374 447 447 447 447

449 0 BETÜL KOCAMAZ 4 13 2 12,33 12 3 11,00 6 6 4,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 51 14 46,34 400,980 374 447 447 447 447

450 0 YAŞAR ALİ KOÇAK 4A 12 2 11,33 12 1 11,67 6 5 4,33 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 50 11 46,33 400,980 20 447 447 447 447

451 688 FATMANUR BOZBURUN4D 12 2 11,33 10 1 9,67 8 3 7,00 10 0 10,00 4 1 3,67 3 3 2,00 47 10 43,67 400,300 10 451 451 451 451

452 0 SÜMEYYE AKBUĞA 4 12 2 11,33 11 1 10,67 8 4 6,67 8 3 7,00 3 2 2,33 4 2 3,33 46 14 41,33 400,113 377 452 452 452 452

453 0 AZİZ TAHA ALAPINAR 4A 10 5 8,33 13 2 12,33 9 3 8,00 7 4 5,67 4 1 3,67 4 2 3,33 47 17 41,33 400,113 21 452 452 452 452

454 0 B DOĞUKAN DOLAN 4 11 4 9,67 12 2 11,33 8 4 6,67 9 2 8,33 4 1 3,67 5 1 4,67 49 14 44,34 399,653 378 454 454 454 454

455 0 AHMET EREN GÖK 4B 13 2 12,33 11 4 9,67 8 4 6,67 7 5 5,33 3 2 2,33 5 1 4,67 47 18 41,00 399,620 11 455 455 455 455

456 0 İSMAİL ÖNEL 4 13 2 12,33 10 4 8,67 8 4 6,67 12 0 12,00 3 2 2,33 3 3 2,00 49 15 44,00 399,160 379 456 456 456 456

457 0 ECRİN SARE ERGÜL 4 11 4 9,67 11 4 9,67 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 3 3 2,00 50 15 45,01 399,006 380 457 457 457 457

458 0 ŞEFİK ALGÜL 4 11 4 9,67 13 2 12,33 7 5 5,33 12 0 12,00 3 2 2,33 4 2 3,33 50 15 44,99 399,006 380 457 457 457 457

459 0 FATMA ZEHRA ÖZÖN 4 13 2 12,33 9 3 8,00 8 4 6,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 50 12 46,00 398,853 382 459 459 459 459

460 0 MUSTAFA KERTMEN 4B 12 2 11,33 13 2 12,33 6 5 4,33 11 0 11,00 2 3 1,00 3 1 2,67 47 13 42,66 398,820 12 460 460 460 460

461 0 BELİNAY ÖZTÜRK 4 13 2 12,33 9 4 7,67 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 51 12 47,01 398,700 383 461 461 461 461

462 0 REİS KARAKAŞ 4 12 3 11,00 11 4 9,67 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 0 5 -1,67 46 18 40,00 398,140 384 462 462 462 462

463 0 CEMİLE ÜRÜN 4 11 3 10,00 10 3 9,00 9 2 8,33 10 1 9,67 3 1 2,67 5 1 4,67 48 11 44,34 398,020 385 463 463 463 463

464 0 RUVEYDA ERGEN 4 14 1 13,67 8 2 7,33 8 4 6,67 10 2 9,33 4 1 3,67 3 2 2,33 47 12 43,00 397,680 386 464 464 464 464

465 0 MÜNİRE BOYDEMİR 4 12 3 11,00 9 5 7,33 9 3 8,00 12 0 12,00 5 0 5,00 4 0 4,00 51 11 47,33 397,560 387 465 465 465 465

466 0 EYMEN ÇETİNKAYA 4A 13 1 12,67 10 3 9,00 7 5 5,33 12 0 12,00 4 1 3,67 3 2 2,33 49 12 45,00 397,373 22 466 466 466 466

467 0 BAHAR KÖSE 4 11 4 9,67 11 3 10,00 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 3 3 2,00 48 16 42,67 397,186 388 467 467 467 467

468 0 YUSUF DÖNMEZ 4 12 3 11,00 11 4 9,67 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 49 16 43,68 397,033 389 468 468 468 468

469 0 AHMET YAVUZ 4 12 3 11,00 11 4 9,67 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 49 16 43,67 397,033 389 468 468 468 468

470 0 ÇINAR DEMİR 4 13 2 12,33 11 4 9,67 7 5 5,33 9 3 8,00 3 2 2,33 6 0 6,00 49 16 43,66 397,033 389 468 468 468 468
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

471 0 EMRE CAN ŞENGÜL 4C 13 2 12,33 12 3 11,00 6 6 4,00 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 49 16 43,66 397,033 9 468 468 468 468

472 0 YAVUZ S İBAOĞLU 4G 14 1 13,67 10 5 8,33 7 5 5,33 10 2 9,33 4 1 3,67 4 2 3,33 49 16 43,66 397,033 6 468 468 468 468

473 0 SUDENAZ TOPDAĞ 4 12 3 11,00 10 5 8,33 9 3 8,00 9 3 8,00 3 2 2,33 6 0 6,00 49 16 43,66 397,033 389 468 468 468 468

474 0 YASİN EFE ARIDAL 4 13 2 12,33 11 4 9,67 6 4 4,67 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 50 13 45,67 396,726 393 474 474 474 474

475 0 ELA YILDIRIM 4 11 3 10,00 10 3 9,00 9 3 8,00 9 2 8,33 5 0 5,00 4 1 3,67 48 12 44,00 395,893 394 475 475 475 475

476 0 ÖMER PAÇAL 4 14 1 13,67 7 6 5,00 10 2 9,33 8 4 6,67 4 1 3,67 3 3 2,00 46 17 40,34 395,366 395 476 476 476 476

477 37 ABDULLAH ARSLANTAŞ4C 9 6 7,00 13 2 12,33 9 3 8,00 9 3 8,00 4 1 3,67 4 2 3,33 48 17 42,33 395,060 10 477 477 477 477

478 0 SERRA EFE 4 12 3 11,00 12 3 11,00 7 5 5,33 9 3 8,00 2 3 1,00 6 0 6,00 48 17 42,33 395,060 396 477 477 477 477

479 0 FEVZİ KABADAYI 4 12 1 11,67 8 1 7,67 9 3 8,00 9 2 8,33 3 1 2,67 4 0 4,00 45 8 42,34 395,060 396 477 477 477 477

480 0 SEMANUR TOPDAĞ 4 14 1 13,67 11 4 9,67 6 6 4,00 10 2 9,33 4 1 3,67 3 3 2,00 48 17 42,34 395,060 396 477 477 477 477

481 0 BİLGE KOYUNCU 4 12 2 11,33 9 5 7,33 8 3 7,00 12 0 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 51 10 47,66 394,786 399 481 481 481 481

482 0 ASEL ÇİNGİL 4 14 1 13,67 9 5 7,33 7 4 5,67 12 0 12,00 3 2 2,33 4 2 3,33 49 14 44,33 394,753 400 482 482 482 482

483 0 MİRAÇ ÖZDÜVEN 4C 12 3 11,00 8 5 6,33 10 2 9,33 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 49 14 44,32 394,753 11 482 482 482 482

484 0 SAREGÜL GÜLTEKİN 4 13 1 12,67 10 2 9,33 7 4 5,67 9 2 8,33 3 2 2,33 3 1 2,67 45 12 41,00 394,720 401 484 484 484 484

485 0 METİN GÖVER 4 10 4 8,67 12 3 11,00 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 50 14 45,34 394,600 402 485 485 485 485

486 0 AHMET AYGÜN 4A 13 1 12,67 8 4 6,67 8 3 7,00 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 49 11 45,34 394,600 23 485 485 485 485

487 0 MUSTAFA BODUROĞLU4E 11 4 9,67 9 6 7,00 10 2 9,33 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 51 14 46,34 394,446 7 487 487 487 487

488 0 ELİFY*A 4 11 4 9,67 8 7 5,67 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 51 14 46,35 394,446 403 487 487 487 487

489 0 NESLİHAN ÇOBAN 4 12 3 11,00 11 4 9,67 7 5 5,33 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 51 14 46,34 394,446 403 487 487 487 487

490 0 FATIMA KÜBRA YAŞAR 4 12 2 11,33 10 1 9,67 8 4 6,67 9 3 8,00 4 1 3,67 2 4 0,67 45 15 40,01 393,240 405 490 490 490 490

491 0 YUSUF ÖLMEZ 4 12 3 11,00 11 2 10,33 7 4 5,67 9 1 8,67 3 1 2,67 4 1 3,67 46 12 42,01 392,933 406 491 491 491 491

492 0 MEHMET A KÜÇÜKARIC4H 12 1 11,67 8 5 6,33 9 2 8,33 9 3 8,00 4 1 3,67 6 0 6,00 48 12 44,00 392,626 4 492 492 492 492

493 0 MUSTAFA KESKİN 4G 11 4 9,67 12 2 11,33 7 5 5,33 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 49 15 44,00 392,626 7 492 492 492 492

494 0 SERDAR KAYA 4 12 3 11,00 9 5 7,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 49 15 44,00 392,626 407 492 492 492 492

495 0 YASİNEREN İNAL 4 12 3 11,00 10 5 8,33 8 3 7,00 10 2 9,33 5 0 5,00 4 2 3,33 49 15 43,99 392,626 407 492 492 492 492

496 0 HATİCE SENA SARI 4 11 4 9,67 9 6 7,00 10 2 9,33 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 50 15 45,00 392,473 409 496 496 496 496

497 0 NİSANUR BÖGE 4 11 4 9,67 8 7 5,67 11 1 10,67 11 1 10,67 5 0 5,00 4 2 3,33 50 15 45,01 392,473 409 496 496 496 496

498 0 ADEM KÜÇÜKER 4 10 1 9,67 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 0 4,00 1 1 0,67 44 7 41,67 392,440 411 498 498 498 498

499 0 BETÜ LY ILMAZ 4 11 3 10,00 9 1 8,67 8 4 6,67 11 1 10,67 5 0 5,00 6 0 6,00 50 9 47,01 392,166 412 499 499 499 499

500 0 AZRA KARKIN 4 14 1 13,67 10 3 9,00 6 6 4,00 9 2 8,33 3 2 2,33 5 0 5,00 47 14 42,33 391,793 413 500 500 500 500

501 0 NİSA ŞANAL 4 10 5 8,33 11 3 10,00 10 2 9,33 7 5 5,33 2 3 1,00 5 1 4,67 45 19 38,66 391,266 414 501 501 501 501

502 8 ELİF GÜLSENA GENÇ 4 12 3 11,00 8 2 7,33 9 3 8,00 10 1 9,67 4 1 3,67 4 2 3,33 47 12 43,00 391,146 415 502 502 502 502

503 0 MAKİF KÖLE 4 12 3 11,00 11 2 10,33 6 4 4,67 11 1 10,67 3 2 2,33 5 0 5,00 48 12 44,00 390,993 416 503 503 503 503

504 0 ZEYNEP SARIOĞLAN 4 13 2 12,33 8 7 5,67 9 3 8,00 11 1 10,67 5 0 5,00 3 3 2,00 49 16 43,67 390,500 417 504 504 504 504

505 0 FATMAZEHRA KÖKLÜ 4D 14 1 13,67 10 5 8,33 6 6 4,00 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 49 16 43,67 390,500 11 504 504 504 504

506 0 BATUHAN UÇAR 4 13 2 12,33 9 6 7,00 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 49 16 43,67 390,500 417 504 504 504 504

507 0 ALİ İMRAN GENÇ 4A 12 2 11,33 10 4 8,67 7 5 5,33 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 50 13 45,67 390,193 24 507 507 507 507

508 0 FATIMA YÜKSEL 4 13 0 13,00 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 3 1 2,67 2 1 1,67 43 6 41,00 389,820 419 508 508 508 508

509 0 ALİRIZA ÜNVER 4E 11 3 10,00 9 2 8,33 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 3 1 2,67 46 12 42,00 389,666 8 509 509 509 509

510 0 BETÜL KARADU AN 4 12 2 11,33 8 3 7,00 8 2 7,33 11 0 11,00 3 1 2,67 5 1 4,67 47 9 44,00 389,360 420 510 510 510 510

511 0 MUSTAFA E YALÇIN 4E 12 3 11,00 10 5 8,33 9 3 8,00 9 3 8,00 3 2 2,33 2 4 0,67 45 20 38,33 389,140 9 511 511 511 511

512 444 MUSTAFA KI DI 4A 13 1 12,67 8 5 6,33 8 4 6,67 11 0 11,00 3 2 2,33 5 1 4,67 48 13 43,67 388,866 25 512 512 512 512

513 0 MAHMUT ÇİMEN 4 14 1 13,67 9 6 7,00 7 5 5,33 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 48 17 42,33 388,526 421 513 513 513 513

514 419 ELİF FEYZA ÇALIŞIR 4F 11 4 9,67 9 4 7,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 49 14 44,35 388,220 6 514 514 514 514

515 0 M FURKAN SAVANÇ 4 11 4 9,67 11 3 10,00 7 4 5,67 10 2 9,33 4 1 3,67 6 0 6,00 49 14 44,34 388,220 422 514 514 514 514

516 0 MEHMETEFE OFLAZ 4 12 3 11,00 8 6 6,00 9 3 8,00 12 0 12,00 4 1 3,67 5 1 4,67 50 14 45,34 388,066 423 516 516 516 516

517 0 FATMA İLGEN 4 12 3 11,00 9 6 7,00 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 51 14 46,34 387,913 424 517 517 517 517
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

518 0 M EREN TORBALI 4A 14 1 13,67 7 8 4,33 8 4 6,67 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 51 14 46,34 387,913 26 517 517 517 517

519 419 BERAT SOYLU 4 12 3 11,00 10 5 8,33 8 3 7,00 9 2 8,33 2 2 1,33 5 1 4,67 46 16 40,66 387,693 425 519 519 519 519

520 0 YÜSRA AYTEKİN 4 11 3 10,00 9 2 8,33 8 4 6,67 11 0 11,00 4 1 3,67 5 0 5,00 48 10 44,67 387,080 426 520 520 520 520

521 0 MUHAMMET ÜSTÜNDAĞ4H 11 4 9,67 9 3 8,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 2 2,33 47 14 42,34 386,893 5 521 521 521 521

522 0 HATİCEEBRAR KAFALI 4 12 2 11,33 10 1 9,67 6 6 4,00 10 1 9,67 4 1 3,67 6 0 6,00 48 11 44,34 386,586 427 522 522 522 522

523 129 ALİTAHA ÇEVİK 4A 9 6 7,00 12 3 11,00 9 3 8,00 9 3 8,00 4 1 3,67 4 2 3,33 47 18 41,00 386,553 27 523 523 523 523

524 2 HATİCE EKİNCİ 4 10 4 8,67 7 4 5,67 11 1 10,67 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 48 12 44,01 386,093 428 524 524 524 524

525 0 AYŞE KOÇ 4I 12 2 11,33 8 7 5,67 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 49 15 44,01 386,093 3 524 524 524 524

526 0 RAMAZANKIZILTAŞ 4 12 3 11,00 8 7 5,67 9 3 8,00 12 0 12,00 3 2 2,33 6 0 6,00 50 15 45,00 385,940 429 526 526 526 526

527 0 EMİR KÖSTEKLİ 4E 13 1 12,67 9 2 8,33 8 4 6,67 4 7 1,67 4 1 3,67 3 3 2,00 41 18 35,01 385,840 10 527 527 527 527

528 0 BERAT GENÇ 4A 10 3 9,00 10 4 8,67 8 3 7,00 12 0 12,00 5 0 5,00 3 0 3,00 48 10 44,67 385,446 28 528 528 528 528

529 0 MUSTAFABEZEYEN 4G 11 2 10,33 9 4 7,67 8 2 7,33 11 1 10,67 3 1 2,67 4 1 3,67 46 11 42,34 385,260 8 529 529 529 529

530 0 FATMA ÖZTOPRAK 4 12 3 11,00 10 2 9,33 8 3 7,00 6 4 4,67 1 2 0,33 4 2 3,33 41 16 35,66 385,193 430 530 530 530 530

531 0 BÜŞR* BUĞLEM GÜL 4 13 2 12,33 11 3 10,00 6 6 4,00 7 5 5,33 4 1 3,67 4 2 3,33 45 19 38,66 384,733 431 531 531 531 531

532 0 FURKANÇETİN 4 14 1 13,67 10 5 8,33 6 6 4,00 8 4 6,67 3 2 2,33 5 1 4,67 46 19 39,67 384,580 432 532 532 532 532

533 0 MEHMET BAHADIR 4A 11 4 9,67 10 3 9,00 8 4 6,67 11 1 10,67 2 3 1,00 5 1 4,67 47 16 41,68 384,273 29 533 533 533 533

534 0 NEHİR KARACA 4 12 3 11,00 9 6 7,00 8 4 6,67 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 49 16 43,67 383,966 433 534 534 534 534

535 0 HASAN EMİR SAVAŞ 4 12 3 11,00 9 6 7,00 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 49 16 43,68 383,966 433 534 534 534 534

536 0 MERTCANMMETİNER 4 10 5 8,33 10 3 9,00 10 2 9,33 8 4 6,67 3 2 2,33 2 4 0,67 43 20 36,33 382,913 435 536 536 536 536

537 0 TARIK EMİN ELDEK 4 12 3 11,00 9 5 7,33 8 3 7,00 10 2 9,33 4 1 3,67 3 2 2,33 46 16 40,66 382,793 436 537 537 537 537

538 0 ŞERİFE ÇEVREN 4 13 2 12,33 9 3 8,00 7 5 5,33 8 4 6,67 4 1 3,67 4 2 3,33 45 17 39,33 382,453 437 538 538 538 538

539 0 ELİF SU ÖZ 4 11 4 9,67 9 5 7,33 9 3 8,00 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 47 17 41,33 382,146 438 539 539 539 539

540 102 BEREN YANAR 4A 12 3 11,00 9 6 7,00 8 4 6,67 11 1 10,67 4 1 3,67 4 2 3,33 48 17 42,34 381,993 30 540 540 540 540

541 0 ELİF TANEM KOLYİĞT 4H 12 3 11,00 8 5 6,33 8 4 6,67 10 2 9,33 5 0 5,00 5 0 5,00 48 14 43,33 380,206 6 541 541 541 541

542 0 MUSTAFAKÜÇÜKKESKİN4 10 5 8,33 11 4 9,67 9 3 8,00 6 6 4,00 5 0 5,00 2 3 1,00 43 21 36,00 379,153 439 542 542 542 542

543 0 ERVA BACAK 4 14 1 13,67 10 5 8,33 6 6 4,00 5 7 2,67 5 0 5,00 3 3 2,00 43 22 35,67 378,660 440 543 543 543 543

544 0 ABDULLAH OKŞEN 4 11 4 9,67 13 2 12,33 6 6 4,00 6 6 4,00 4 1 3,67 3 3 2,00 43 22 35,67 378,660 440 543 543 543 543

545 0 F YAŞAR İNAL 4 11 4 9,67 10 3 9,00 7 4 5,67 10 1 9,67 3 2 2,33 5 1 4,67 46 15 41,01 378,386 442 545 545 545 545

546 0 HAVVA NUR ÇOBAN 4 13 2 12,33 8 5 6,33 8 4 6,67 11 1 10,67 2 3 1,00 2 4 0,67 44 19 37,67 378,353 443 546 546 546 546

547 0 TALHA OFLAZ 4 12 3 11,00 10 4 8,67 6 5 4,33 11 1 10,67 5 0 5,00 3 2 2,33 47 15 42,00 378,233 444 547 547 547 547

548 0 NEHİR KAPLAN 4 11 4 9,67 10 1 9,67 7 5 5,33 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 45 16 39,66 378,046 445 548 548 548 548

549 0 Mİ YASEKARA 4 13 2 12,33 9 3 8,00 6 6 4,00 10 2 9,33 3 2 2,33 5 1 4,67 46 16 40,66 377,893 446 549 549 549 549

550 0 HİRA EROĞLU 4 12 3 11,00 8 7 5,67 8 4 6,67 10 2 9,33 5 0 5,00 6 0 6,00 49 16 43,67 377,433 447 550 550 550 550

551 0 HİDAYET YAĞCI 4 12 2 11,33 9 2 8,33 7 5 5,33 8 4 6,67 4 1 3,67 3 2 2,33 43 16 37,66 376,720 448 551 551 551 551

552 0 SUEDA ESİL 4 11 4 9,67 9 6 7,00 9 3 8,00 9 2 8,33 3 2 2,33 4 2 3,33 45 19 38,66 376,566 449 552 552 552 552

553 0 ZEYNEP ELA PAMUK 4 12 3 11,00 10 3 9,00 6 6 4,00 12 0 12,00 2 3 1,00 4 1 3,67 46 16 40,67 376,260 450 553 553 553 553

554 0 ESMA*ÜL  KES*İN 4 13 2 12,33 8 7 5,67 8 4 6,67 9 3 8,00 4 1 3,67 3 3 2,00 45 20 38,34 376,073 451 554 554 554 554

555 0 HAYRİYE KOCAMAN 4 11 4 9,67 9 6 7,00 8 4 6,67 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 48 17 42,34 375,460 452 555 555 555 555

556 0 ABDULLAH SARIGÜL 4C 12 3 11,00 9 6 7,00 7 5 5,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 1 4,67 48 17 42,34 375,460 12 555 555 555 555

557 1148 FATMA ZEHRA ÖZKAN 4E 13 2 12,33 9 6 7,00 6 6 4,00 11 1 10,67 5 0 5,00 4 2 3,33 48 17 42,33 375,460 11 555 555 555 555

558 430 İKLİMAY ER 4B 14 1 13,67 7 2 6,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 1 2,67 3 1 2,67 40 11 36,34 374,746 13 558 558 558 558

559 0 MUSTAFA KEREM UĞUZ4 11 4 9,67 9 6 7,00 9 3 8,00 7 5 5,33 4 1 3,67 4 2 3,33 44 21 37,00 374,100 453 559 559 559 559

560 0 ELİF TEKİRTANGAÇ 4 14 1 13,67 7 8 4,33 8 4 6,67 9 3 8,00 3 2 2,33 3 3 2,00 44 21 37,00 374,100 453 559 559 559 559

561 0 FURKAN SOLAK 4E 11 4 9,67 10 5 8,33 8 4 6,67 7 2 6,33 2 3 1,00 5 0 5,00 43 18 37,00 374,100 12 559 559 559 559

562 0 SALİH BARAN 4 10 2 9,33 12 3 11,00 6 6 4,00 9 3 8,00 3 2 2,33 4 2 3,33 44 18 37,99 373,946 455 562 562 562 562

563 0 ESLEM BAKTEMUR 4 13 2 12,33 9 5 7,33 6 6 4,00 9 3 8,00 4 1 3,67 5 1 4,67 46 18 40,00 373,640 456 563 563 563 563

564 0 SARİYE İREM KIZMAZ 4 10 3 9,00 11 3 10,00 6 4 4,67 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 45 15 40,00 373,640 456 563 563 563 563
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

565 3 ESLEM DEMİRCİER 4* 12 3 11,00 8 6 6,00 8 4 6,67 10 2 9,33 4 1 3,67 4 2 3,33 46 18 40,00 373,640 1 563 563 563 563

566 0 ENES KAPLAN 4 12 2 11,33 8 7 5,67 8 4 6,67 9 3 8,00 4 1 3,67 5 1 4,67 46 18 40,01 373,640 456 563 563 563 563

567 0 LEYLA UZ 4 11 1 10,67 10 3 9,00 5 6 3,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 46 10 42,67 372,686 459 567 567 567 567

568 139 BERRA UZUN 4A 12 2 11,33 6 5 4,33 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 4 1 3,67 44 15 38,99 372,160 31 568 568 568 568

569 0 BERAT CAN COŞKUN 4M 12 3 11,00 10 5 8,33 7 5 5,33 8 4 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 43 22 35,66 372,126 4 569 569 569 569

570 0 MELİH ÖZGENELLER 4 12 3 11,00 11 3 10,00 5 7 2,67 9 3 8,00 4 1 3,67 4 2 3,33 45 19 38,67 371,666 460 570 570 570 570

571 0 AHMET EMİN ÜSTÜN 4 11 4 9,67 10 5 8,33 7 5 5,33 10 1 9,67 4 1 3,67 3 0 3,00 45 16 39,67 371,513 461 571 571 571 571

572 0 ELANUR KONAR 4 12 3 11,00 7 8 4,33 9 3 8,00 10 2 9,33 2 3 1,00 6 0 6,00 46 19 39,66 371,513 461 571 571 571 571

573 0 HÜSEYİN ÖZARAS 4 10 5 8,33 9 6 7,00 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 46 19 39,67 371,513 461 571 571 571 571

574 0 AYŞE NİSA TEZCAN 4 13 2 12,33 8 7 5,67 6 6 4,00 12 0 12,00 4 1 3,67 6 0 6,00 49 16 43,67 370,900 464 574 574 574 574

575 0 MEHMET EMİR ÇINAR 4 10 5 8,33 10 5 8,33 9 3 8,00 9 3 8,00 2 3 1,00 2 4 0,67 42 23 34,33 370,153 465 575 575 575 575

576 0 ESLEM KESKİN 4 13 1 12,67 8 1 7,67 6 5 4,33 7 1 6,67 2 2 1,33 2 2 1,33 38 12 34,00 369,660 466 576 576 576 576

577 0 AHMET YASİN KARA 4 12 3 11,00 10 5 8,33 6 6 4,00 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 45 20 38,32 369,540 467 577 577 577 577

578 0 NAS MİNA ÖZTÜRK 4 13 2 12,33 8 7 5,67 7 5 5,33 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 45 20 38,32 369,540 467 577 577 577 577

579 0 SERRA SARPAŞAN 4 13 2 12,33 8 7 5,67 7 5 5,33 9 3 8,00 5 0 5,00 3 3 2,00 45 20 38,33 369,540 467 577 577 577 577

580 0 FEYZA YEŞİL 4 13 1 12,67 8 6 6,00 6 6 4,00 10 2 9,33 3 2 2,33 6 0 6,00 46 17 40,33 369,233 470 580 580 580 580

581 0 İSMAİL EREN SATI 4 14 1 13,67 6 8 3,33 7 5 5,33 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 47 17 41,33 369,080 471 581 581 581 581

582 0 ALİME TOPAÇ O P AÇ 4 12 3 11,00 9 6 7,00 6 6 4,00 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 48 17 42,34 368,926 472 582 582 582 582

583 51 SUDE KAYAN 4 11 2 10,33 7 2 6,33 7 2 6,33 11 1 10,67 3 1 2,67 3 1 2,67 42 9 39,00 368,893 473 583 583 583 583

584 0 HÜDAYİ F DUMAN 4F 13 1 12,67 9 4 7,67 5 7 2,67 12 0 12,00 1 2 0,33 4 2 3,33 44 16 38,67 368,400 7 584 584 584 584

585 0 BAHAR NİSA YILMAZ 4 12 3 11,00 9 6 7,00 8 3 7,00 7 5 5,33 0 5 -1,67 4 2 3,33 40 24 31,99 368,333 474 585 585 585 585

586 0 EMİNE EBRAR GİRGİÇ 4 11 4 9,67 9 6 7,00 9 3 8,00 9 3 8,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 41 24 33,01 368,180 475 586 586 586 586

587 0 ALPEREN AVCU 4E 12 3 11,00 9 5 7,33 6 4 4,67 11 0 11,00 2 3 1,00 4 2 3,33 44 17 38,33 367,906 13 587 587 587 587

588 0 EMİNE NİSA KARA 4 12 3 11,00 7 6 5,00 8 4 6,67 8 3 7,00 5 0 5,00 5 1 4,67 45 17 39,34 367,753 476 588 588 588 588

589 32 CELALMUCUK 4F 9 3 8,00 10 2 9,33 7 2 6,33 9 2 8,33 3 2 2,33 2 1 1,67 40 12 35,99 367,720 8 589 589 589 589

590 0 ZEYNEP TÜRKMEN 4 11 4 9,67 7 7 4,67 10 2 9,33 11 1 10,67 2 3 1,00 2 4 0,67 43 21 36,01 367,720 477 589 589 589 589

591 0 ERVA DO AN 4 14 1 13,67 9 3 8,00 6 6 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,33 33 11 29,34 367,653 478 591 591 591 591

592 0 M EMİR SAMİ 4 9 5 7,33 11 4 9,67 7 5 5,33 11 1 10,67 3 2 2,33 5 0 5,00 46 17 40,33 367,600 479 592 592 592 592

593 0 HASİBE KALKAR 4 12 3 11,00 10 5 8,33 6 6 4,00 8 4 6,67 3 2 2,33 5 1 4,67 44 21 37,00 367,566 480 593 593 593 593

594 0 EBRARSENA KILIÇ 4 12 3 11,00 8 5 6,33 7 5 5,33 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 45 18 38,99 367,260 481 594 594 594 594

595 0 ECRİN ÇÖKÜK 4E 12 3 11,00 8 6 6,00 7 5 5,33 10 2 9,33 4 1 3,67 5 1 4,67 46 18 40,00 367,106 14 595 595 595 595

596 0 BETÜL AYDIN 4 9 3 8,00 10 2 9,33 7 5 5,33 11 0 11,00 3 2 2,33 3 1 2,67 43 13 38,66 366,766 482 596 596 596 596

597 0 SULT N SİNEM GÜLER 4B 14 1 13,67 9 6 7,00 5 7 2,67 10 2 9,33 3 2 2,33 2 4 0,67 43 22 35,67 365,593 14 597 597 597 597

598 0 TUANATÜLAYBAŞTAŞ 4C 12 3 11,00 10 5 8,33 6 6 4,00 9 3 8,00 3 2 2,33 3 3 2,00 43 22 35,66 365,593 13 597 597 597 597

599 0 EREN KULAKLIKAYA 4 11 4 9,67 12 3 11,00 5 7 2,67 7 5 5,33 3 2 2,33 5 1 4,67 43 22 35,67 365,593 483 597 597 597 597

600 0 ELMAS YILMAZ 4 13 2 12,33 8 4 6,67 6 6 4,00 8 3 7,00 4 1 3,67 3 2 2,33 42 18 36,00 364,453 484 600 600 600 600

601 0 BİLAL KILIÇ 4 9 5 7,33 9 2 8,33 8 3 7,00 10 1 9,67 3 2 2,33 3 2 2,33 42 15 36,99 364,300 485 601 601 601 601

602 0 BİLAL AKARSEL 4 13 2 12,33 8 6 6,00 7 5 5,33 6 5 4,33 2 3 1,00 5 1 4,67 41 22 33,66 364,266 486 602 602 602 602

603 278 NEVZAT AKKUŞ 4 13 2 12,33 9 6 7,00 6 6 4,00 8 4 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 42 23 34,33 363,620 487 603 603 603 603

604 0 M FAHRİ BİLGİÇ 4 9 4 7,67 8 3 7,00 9 3 8,00 8 4 6,67 4 1 3,67 3 0 3,00 41 15 36,01 362,820 488 604 604 604 604

605 0 MAHM*TBERBERGİL 4 12 3 11,00 10 5 8,33 4 6 2,00 12 0 12,00 3 2 2,33 5 1 4,67 46 17 40,33 362,700 489 605 605 605 605

606 0 MEHMET ÖZBİÇİCİ 4 11 3 10,00 8 4 6,67 6 4 4,67 10 2 9,33 5 0 5,00 5 1 4,67 45 14 40,34 362,700 489 605 605 605 605

607 0 M HUZEYFE KOÇAK 4H 13 2 12,33 7 7 4,67 6 6 4,00 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 47 17 41,34 362,546 7 607 607 607 607

608 0 AHMETEREN FAYDA 4M 10 5 8,33 10 1 9,67 7 3 6,00 6 6 4,00 3 1 2,67 1 2 0,33 37 18 31,00 361,953 5 608 608 608 608

609 0 ESMA  ÖZKAN 4 10 4 8,67 6 3 5,00 9 3 8,00 10 1 9,67 3 2 2,33 5 0 5,00 43 13 38,67 361,866 491 609 609 609 609

610 0 T EYMEN KILIÇARSLA 4 12 2 11,33 8 3 7,00 6 4 4,67 9 3 8,00 4 1 3,67 1 5 -0,67 40 18 34,00 361,493 492 610 610 610 610

611 0 MEHMETENESKOÇ 4C 11 4 9,67 8 4 6,67 8 4 6,67 5 7 2,67 3 2 2,33 6 0 6,00 41 21 34,01 361,493 14 610 610 610 610
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

612 0 EMİR ÇEVİK 4 11 2 10,33 4 3 3,00 9 3 8,00 10 2 9,33 4 1 3,67 5 0 5,00 43 11 39,33 361,220 493 612 612 612 612

613 0 ESLEM SU KARAKOÇ 4 10 5 8,33 10 4 8,67 7 5 5,33 10 2 9,33 2 3 1,00 4 2 3,33 43 21 35,99 361,186 494 613 613 613 613

614 0 FEYZA BAYRAKCI 4 11 4 9,67 10 5 8,33 6 6 4,00 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 44 21 36,99 361,033 495 614 614 614 614

615 465 HAYRİYE KESMÜK 4B 10 4 8,67 7 3 6,00 8 4 6,67 10 2 9,33 4 1 3,67 4 0 4,00 43 14 38,34 359,740 15 615 615 615 615

616 0 LÜTFİ KÖKLÜ 4 12 3 11,00 10 5 8,33 5 7 2,67 9 2 8,33 4 1 3,67 3 3 2,00 43 21 36,00 359,553 496 616 616 616 616

617 0 E  AHM T SARI 4 5 10 1,67 13 2 12,33 9 3 8,00 9 2 8,33 4 1 3,67 3 3 2,00 43 21 36,00 359,553 496 616 616 616 616

618 0 ELİF HAVVA BACAK 4 12 1 11,67 8 3 7,00 6 6 4,00 7 5 5,33 3 2 2,33 4 2 3,33 40 19 33,66 359,366 498 618 618 618 618

619 0 ZEYNEP TOPCU 4 14 1 13,67 3 10 -0,33 9 3 8,00 11 1 10,67 4 1 3,67 3 3 2,00 44 19 37,68 358,753 499 619 619 619 619

620 0 H  EREN ÇOKGEZER 4 5 10 1,67 11 3 10,00 10 2 9,33 12 0 12,00 4 1 3,67 3 3 2,00 45 19 38,67 358,600 500 620 620 620 620

621 0 BEREN      ER 4 12 3 11,00 8 6 6,00 8 4 6,67 6 6 4,00 1 4 -0,33 3 3 2,00 38 26 29,34 357,853 501 621 621 621 621

622 0 ELİFBERNA YEL 4A 13 2 12,33 7 8 4,33 7 5 5,33 8 4 6,67 4 1 3,67 3 3 2,00 42 23 34,33 357,086 32 622 622 622 622

623 0 ŞERİFE NAS OFLAZ 4 15 0 15,00 7 6 5,00 4 7 1,67 10 2 9,33 3 2 2,33 3 3 2,00 42 20 35,33 356,933 502 623 623 623 623

624 0 BEKİR SAATCİOGLU 4 12 3 11,00 7 6 5,00 7 5 5,33 10 2 9,33 3 2 2,33 4 2 3,33 43 20 36,32 356,780 503 624 624 624 624

625 0 AIİ ŞAMİL GÖÇTÜ 4 11 4 9,67 6 9 3,00 9 3 8,00 9 3 8,00 5 0 5,00 5 1 4,67 45 20 38,34 356,473 504 625 625 625 625

626 0 ABDURRAHMAN FEŞİŞ 4 9 6 7,00 9 6 7,00 8 4 6,67 8 4 6,67 5 0 5,00 6 0 6,00 45 20 38,34 356,473 504 625 625 625 625

627 0 SÜMEYYE HAN 4 12 2 11,33 8 4 6,67 6 5 4,33 7 3 6,00 3 0 3,00 2 2 1,33 38 16 32,66 356,253 506 627 627 627 627

628 0 AYŞE NUR ÇOBAN 4 12 3 11,00 9 6 7,00 6 6 4,00 9 3 8,00 3 2 2,33 2 3 1,00 41 23 33,33 355,606 507 628 628 628 628

629 0 TURAB İNAL 4A 10 5 8,33 6 9 3,00 11 1 10,67 5 7 2,67 4 1 3,67 5 1 4,67 41 24 33,01 355,113 33 629 629 629 629

630 0 YİĞİT DEĞİRMENCİ 4 13 2 12,33 8 5 6,33 4 8 1,33 11 1 10,67 4 1 3,67 5 0 5,00 45 17 39,33 354,686 508 630 630 630 630

631 0 UTKU YUSUF ULUK* A 4 10 5 8,33 9 3 8,00 6 5 4,33 10 2 9,33 4 0 4,00 3 0 3,00 42 15 36,99 354,500 509 631 631 631 631

632 0 GAMZEGGÜL KARAKOÇ4J 11 4 9,67 8 7 5,67 7 5 5,33 11 1 10,67 3 2 2,33 4 2 3,33 44 21 37,00 354,500 1 631 631 631 631

633 0 İSMAİL SİNAN YÜKSE 4 6 7 3,67 14 1 13,67 5 7 2,67 11 1 10,67 3 2 2,33 6 0 6,00 45 18 39,01 354,193 510 633 633 633 633

634 0 İLKER   ALTUNAY 4A 14 1 13,67 4 2 3,33 3 1 2,67 11 1 10,67 5 0 5,00 5 1 4,67 42 6 40,01 354,040 34 634 634 634 634

635 0 MELİNA UZDEMİR 4 12 3 11,00 9 6 7,00 4 8 1,33 12 0 12,00 5 0 5,00 5 1 4,67 47 18 41,00 353,886 511 635 635 635 635

636 226 YUSUF BİLDİK 4A 13 2 12,33 9 4 7,67 3 6 1,00 7 4 5,67 5 0 5,00 4 1 3,67 41 17 35,34 353,666 35 636 636 636 636

637 0 ÖMER ÇITIR 4C 9 4 7,67 7 5 5,33 9 2 8,33 6 3 5,00 4 1 3,67 4 1 3,67 39 16 33,67 352,833 15 637 637 637 637

638 147 BUĞLEM TORTUMLU U4D 13 2 12,33 7 7 4,67 6 6 4,00 7 2 6,33 3 2 2,33 5 0 5,00 41 19 34,66 352,680 12 638 638 638 638

639 0 BEYZA BAYAR 4 13 1 12,67 7 6 5,00 6 6 4,00 6 5 4,33 3 1 2,67 4 2 3,33 39 21 32,00 352,000 512 639 639 639 639

640 0 HÜSEYİN E BARUT* 4G 10 5 8,33 11 3 10,00 6 6 4,00 7 5 5,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 38 26 29,33 351,320 9 640 640 640 640

641 0 AHMET TALHA KESEK 4 12 3 11,00 7 6 5,00 7 5 5,33 8 4 6,67 2 3 1,00 3 1 2,67 39 22 31,67 349,873 513 641 641 641 641

642 0 HÜSEYİN MELİH ŞE N 4 9 4 7,67 6 4 4,67 9 3 8,00 10 2 9,33 3 2 2,33 3 1 2,67 40 16 34,67 349,413 514 642 642 642 642

643 0 CEYLİN BU EADABALI 4 11 4 9,67 9 6 7,00 7 5 5,33 5 7 2,67 2 3 1,00 4 2 3,33 38 27 29,00 349,193 515 643 643 643 643

644 0 FATIMA BETÜL DİNÇ 4 12 1 11,67 6 6 4,00 6 6 4,00 10 1 9,67 4 1 3,67 4 1 3,67 42 16 36,68 349,106 516 644 644 644 644

645 0 FETTAH ABDULKERİM 4 11 4 9,67 7 7 4,67 8 4 6,67 9 3 8,00 0 5 -1,67 5 1 4,67 40 24 32,01 348,733 517 645 645 645 645

646 0 HİRANUR BEKMEZCİ 4 12 2 11,33 7 5 5,33 5 6 3,00 10 1 9,67 3 2 2,33 5 1 4,67 42 17 36,33 348,613 518 646 646 646 646

647 0 SEHER BERRA DIĞRAK4 11 4 9,67 8 7 5,67 7 5 5,33 9 3 8,00 2 3 1,00 3 3 2,00 40 25 31,67 346,606 519 647 647 647 647

648 378 EMİRHAN AYGÜ ER 4A 11 4 9,67 11 4 9,67 4 8 1,33 9 3 8,00 2 3 1,00 3 3 2,00 40 25 31,67 346,606 36 647 647 647 647

649 0 ZÜBEYDE DÜZGÜN 4F 12 3 11,00 8 4 6,67 5 7 2,67 7 2 6,33 4 0 4,00 3 3 2,00 39 19 32,67 346,453 9 649 649 649 649

650 0 ÖZGENUR Ö*ÜÜ MİZ 4 9 5 7,33 10 4 8,67 7 5 5,33 7 5 5,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 37 26 28,33 344,940 520 650 650 650 650

651 0 KAAN BATUĞ SALMAN 4 12 3 11,00 8 7 5,67 5 7 2,67 8 4 6,67 4 1 3,67 5 1 4,67 42 23 34,35 344,020 521 651 651 651 651

652 0 M EMİN BAĞLAN 4 11 3 10,00 5 6 3,00 8 4 6,67 9 2 8,33 3 2 2,33 3 1 2,67 39 18 33,00 343,680 522 652 652 652 652

653 0 AYŞE MİNA KINALI 4 12 3 11,00 10 4 8,67 4 8 1,33 8 4 6,67 2 2 1,33 1 5 -0,67 37 26 28,33 343,306 523 653 653 653 653

654 0 SEVDE CEYLAN 4 11 4 9,67 7 6 5,00 6 4 4,67 9 3 8,00 4 1 3,67 3 3 2,00 40 21 33,01 342,046 524 654 654 654 654

655 0 BEHİYECEYLİNAKÇAM 4 11 4 9,67 6 9 3,00 8 4 6,67 10 2 9,33 3 2 2,33 3 3 2,00 41 24 33,00 342,046 524 654 654 654 654

656 475 BİLAL ULUTAŞ 4D 12 3 11,00 7 8 4,33 6 6 4,00 10 2 9,33 3 2 2,33 3 3 2,00 41 24 32,99 342,046 13 654 654 654 654

657 0 AYŞENUR * OĞLU 4 10 5 8,33 6 9 3,00 8 4 6,67 12 0 12,00 4 1 3,67 4 2 3,33 44 21 37,00 341,433 526 657 657 657 657

658 0 CİHAT AĞIL 4 12 2 11,33 8 5 6,33 4 5 2,33 7 4 5,67 2 2 1,33 4 2 3,33 37 20 30,32 341,366 527 658 658 658 658
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

659 0 HASAN ŞERBETCİ 4B 12 2 11,33 10 5 8,33 4 8 1,33 5 7 2,67 3 2 2,33 2 4 0,67 36 28 26,66 340,840 16 659 659 659 659

660 0 HATİCE EL HATİP 4 12 3 11,00 10 5 8,33 4 8 1,33 4 8 1,33 3 2 2,33 4 2 3,33 37 28 27,65 340,686 528 660 660 660 660

661 0 MELİH ASAF DOĞAN 4 13 2 12,33 4 8 1,33 7 5 5,33 9 3 8,00 4 1 3,67 3 2 2,33 40 21 32,99 340,413 529 661 661 661 661

662 0 LALEGÜL IŞIK 4 12 3 11,00 6 9 3,00 7 5 5,33 10 2 9,33 2 3 1,00 3 3 2,00 40 25 31,66 340,073 530 662 662 662 662

663 0 SÜMEYYESULTANKARA4 11 3 10,00 5 4 3,67 6 2 5,33 9 1 8,67 2 3 1,00 4 2 3,33 37 15 32,00 338,933 531 663 663 663 663

664 0 TAHSİN YAĞIZ PARLA 4A 8 7 5,67 9 5 7,33 9 3 8,00 6 6 4,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 35 29 25,34 338,866 37 664 664 664 664

665 0 NAİL YARAROĞLU 4A 8 7 5,67 12 3 11,00 6 6 4,00 6 6 4,00 2 3 1,00 2 4 0,67 36 29 26,34 338,713 38 665 665 665 665

666 0 ECRİNNNUREDEMİR 4 12 3 11,00 7 7 4,67 6 6 4,00 9 3 8,00 1 4 -0,33 3 3 2,00 38 26 29,34 338,253 532 666 666 666 666

667 0 ESİLA ANDUV 4 9 5 7,33 8 3 7,00 6 6 4,00 9 2 8,33 3 2 2,33 5 1 4,67 40 19 33,66 338,133 533 667 667 667 667

668 0 SENA ÇAKAN 4 11 4 9,67 6 7 3,67 8 4 6,67 7 5 5,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 36 27 27,01 336,433 534 668 668 668 668

669 0 NİSANUR ÇAKILLI 4 12 2 11,33 5 7 2,67 7 5 5,33 8 4 6,67 2 3 1,00 3 3 2,00 37 24 29,00 336,126 535 669 669 669 669

670 0 BAHATTİN NALÇAİYİ 4 8 7 5,67 10 3 9,00 6 6 4,00 10 2 9,33 3 2 2,33 2 4 0,67 39 24 31,00 335,820 536 670 670 670 670

671 0 RÜBRA ESİL 4 10 5 8,33 7 3 6,00 6 6 4,00 8 4 6,67 3 2 2,33 5 1 4,67 39 21 32,00 335,666 537 671 671 671 671

672 0 *SLAMR *R  L 4 12 3 11,00 5 8 2,33 6 6 4,00 11 1 10,67 3 2 2,33 5 1 4,67 42 21 35,00 335,206 538 672 672 672 672

673 0 Ö SEYFULLAH AÇIKGÖ 4 11 4 9,67 7 5 5,33 7 5 5,33 3 0 3,00 28 14 23,33 332,640 539 673 673 673 673

674 0 M AKİL ÖZTÜRK 4 8 4 6,67 9 4 7,67 6 6 4,00 9 3 8,00 2 3 1,00 3 3 2,00 37 23 29,34 331,720 540 674 674 674 674

675 0 BENGİSU ONULDURAN4 11 4 9,67 7 8 4,33 6 6 4,00 7 5 5,33 2 3 1,00 6 0 6,00 39 26 30,33 331,566 541 675 675 675 675

676 0 ZEYNEP AKSO Y 4 10 5 8,33 8 7 5,67 5 7 2,67 10 2 9,33 4 0 4,00 5 1 4,67 42 22 34,67 331,446 542 676 676 676 676

677 0 ÖMER SAİD KARA*Ş Ş 4 11 3 10,00 7 6 5,00 6 6 4,00 6 6 4,00 3 2 2,33 2 4 0,67 35 27 26,00 330,053 543 677 677 677 677

678 1 MEYMUNE DALDA 4 12 3 11,00 8 4 6,67 4 8 1,33 3 9 0,00 4 1 3,67 4 2 3,33 35 27 26,00 330,053 543 677 677 677 677

679 0 MEHMET YILM* 4 9 6 7,00 8 7 5,67 7 5 5,33 7 5 5,33 3 2 2,33 4 2 3,33 38 27 28,99 329,593 545 679 679 679 679

680 0 RABİA CEYRAN 4 12 3 11,00 8 7 5,67 4 8 1,33 6 6 4,00 4 1 3,67 4 2 3,33 38 27 29,00 329,593 545 679 679 679 679

681 0 AHMET  JMAM 4 10 1 9,67 3 4 1,67 7 2 6,33 6 1 5,67 2 1 1,67 5 0 5,00 33 9 30,01 329,440 547 681 681 681 681

682 0 SALİHA EBRAR ÇAY 4 8 7 5,67 8 6 6,00 7 5 5,33 8 4 6,67 5 0 5,00 4 2 3,33 40 24 32,00 329,133 548 682 682 682 682

683 0 ŞERİFE ESMA SARI 4A 12 3 11,00 5 8 2,33 7 5 5,33 6 5 4,33 2 3 1,00 3 2 2,33 35 26 26,32 328,913 39 683 683 683 683

684 0 FATMA ZEHRA AKKAN 4 8 6 6,00 8 5 6,33 7 4 5,67 6 5 4,33 3 2 2,33 4 2 3,33 36 24 27,99 328,113 549 684 684 684 684

685 0 EDA DÖNMEZ 4 12 3 11,00 4 7 1,67 5 5 3,33 10 2 9,33 5 0 5,00 4 2 3,33 40 19 33,66 326,700 550 685 685 685 685

686 0 ZEYNEP KARAGÖZ 4 8 7 5,67 10 5 8,33 5 7 2,67 9 3 8,00 5 0 5,00 2 2 1,33 39 24 31,00 326,020 551 686 686 686 686

687 0 YUSUF BUĞRA ULUKAN4 11 4 9,67 9 6 7,00 4 8 1,33 5 7 2,67 3 2 2,33 4 2 3,33 36 29 26,33 325,646 552 687 687 687 687

688 0 ELİFNUR TAPTIK 4 12 3 11,00 5 10 1,67 7 5 5,33 7 5 5,33 3 2 2,33 2 4 0,67 36 29 26,33 325,646 552 687 687 687 687

689 0 MUHAMET MESUT İNAN4 10 5 8,33 10 5 8,33 4 8 1,33 7 5 5,33 3 2 2,33 2 4 0,67 36 29 26,32 325,646 552 687 687 687 687

690 289 HATİCE ÇAYLAR 4 9 5 7,33 6 6 4,00 7 5 5,33 8 4 6,67 4 1 3,67 3 1 2,67 37 22 29,67 324,046 555 690 690 690 690

691 0 C*RE* YLAN 4 12 3 11,00 5 6 3,00 5 7 2,67 9 2 8,33 3 2 2,33 2 1 1,67 36 21 29,00 323,060 556 691 691 691 691

692 0 FATİH GÜZEL 4 10 3 9,00 7 7 4,67 6 6 4,00 7 5 5,33 2 3 1,00 2 4 0,67 34 28 24,67 321,546 557 692 692 692 692

693 0 H MERT KAYA 4 12 2 11,33 4 9 1,00 6 6 4,00 7 3 6,00 3 1 2,67 3 2 2,33 35 23 27,33 318,960 558 693 693 693 693

694 0 ZBN*K*E*  ** D  AE 4 11 1 10,67 1 4 -0,33 6 3 5,00 7 0 7,00 4 0 4,00 4 0 4,00 33 8 30,34 318,500 559 694 694 694 694

695 44 HAVVA BERRA ADAM 4 9 6 7,00 7 7 4,67 7 5 5,33 6 6 4,00 1 3 0,00 4 2 3,33 34 29 24,33 317,786 560 695 695 695 695

696 0 ZEKERİYAEMİN *LMAZ 4A 10 5 8,33 8 3 7,00 3 5 1,33 4 1 3,67 3 0 3,00 2 1 1,67 30 15 25,00 317,140 40 696 696 696 696

697 0 SELVİNAZYAKYEL 4 9 4 7,67 6 6 4,00 7 5 5,33 7 4 5,67 1 4 -0,33 1 1 0,67 31 24 23,01 315,813 561 697 697 697 697

698 0 FATIMA ZEHRA SEVER 4 7 2 6,33 4 4 2,67 7 4 5,67 9 0 9,00 3 2 2,33 5 1 4,67 35 13 30,67 315,726 562 698 698 698 698

699 445 4 9 6 7,00 6 3 5,00 6 6 4,00 7 4 5,67 3 2 2,33 2 1 1,67 33 22 25,67 314,860 563 699 699 699 699

700 0 SÜLEYMAN MUTLU 4 10 3 9,00 4 6 2,00 5 4 3,67 11 1 10,67 3 2 2,33 2 0 2,00 35 16 29,67 314,246 564 700 700 700 700

701 0 MEHMET AKİF ARICI 4B 8 6 6,00 8 5 6,33 5 6 3,00 10 2 9,33 2 3 1,00 2 4 0,67 35 26 26,33 312,580 17 701 701 701 701

702 0 MREREN TÜRKOĞLU 4 9 6 7,00 8 6 6,00 4 8 1,33 9 3 8,00 5 0 5,00 3 3 2,00 38 26 29,33 312,120 565 702 702 702 702

703 0 M EMİR ERDOĞAN 4H 10 5 8,33 10 5 8,33 2 9 -1,00 5 7 2,67 1 4 -0,33 6 0 6,00 34 30 24,00 310,760 8 703 703 703 703

704 0 ÖZGÜR TEKİN 4 12 3 11,00 6 9 3,00 3 8 0,33 9 3 8,00 4 1 3,67 2 4 0,67 36 28 26,67 308,173 566 704 704 704 704

705 0 ZEYNEP ECRİN ÖLMEZ 4 10 5 8,33 4 11 0,33 7 5 5,33 7 5 5,33 4 1 3,67 5 1 4,67 37 28 27,66 308,020 567 705 705 705 705
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR

706 0 MEVİÜT PEKTAŞ 4 8 7 5,67 6 9 3,00 8 4 6,67 8 4 6,67 2 3 1,00 0 2 -0,67 32 29 22,34 306,660 568 706 706 706 706

707 0 BERRU PINAR 4 10 5 8,33 6 8 3,33 5 7 2,67 7 5 5,33 3 2 2,33 4 2 3,33 35 29 25,32 306,200 569 707 707 707 707

708 0 RAZİYE NAZ CAN 4 12 3 11,00 4 9 1,00 4 8 1,33 7 4 5,67 4 1 3,67 5 1 4,67 36 26 27,34 304,260 570 708 708 708 708

709 0 EDA İCLAL KARACA 4 7 8 4,33 7 5 5,33 6 6 4,00 8 4 6,67 3 2 2,33 4 2 3,33 35 27 25,99 303,920 571 709 709 709 709

710 0 ALİ RIZA ÇELİK 4 11 4 9,67 6 8 3,33 4 8 1,33 5 7 2,67 1 4 -0,33 4 2 3,33 31 33 20,00 298,306 572 710 710 710 710

711 0 ABDULKADİRELSATTUF4 9 6 7,00 7 8 4,33 5 7 2,67 4 8 1,33 2 3 1,00 5 1 4,67 32 33 21,00 298,153 573 711 711 711 711

712 0 HATİCE AVCI 4 9 4 7,67 4 10 0,67 5 4 3,67 8 2 7,33 3 2 2,33 5 1 4,67 34 23 26,34 296,246 574 712 712 712 712

713 0 FAZİLET *YÜ KBARDA 4 5 9 2,00 8 7 5,67 7 5 5,33 7 5 5,33 3 2 2,33 3 2 2,33 33 30 22,99 296,213 575 713 713 713 713

714 0 ECRİN SENA ÖZBEK 4 9 5 7,33 7 4 5,67 3 8 0,33 5 4 3,67 3 2 2,33 3 2 2,33 30 25 21,66 295,873 576 714 714 714 714

715 0 AYŞE DİNÇ 4 8 5 6,33 7 6 5,00 4 7 1,67 6 2 5,33 4 1 3,67 2 4 0,67 31 25 22,67 295,720 577 715 715 715 715

716 249 HÜ**YİN ÖZTÜ * 4A 13 2 12,33 2 10 -1,33 4 8 1,33 8 4 6,67 3 2 2,33 4 2 3,33 34 28 24,66 295,413 41 716 716 716 716

717 0 AYBÜKE SAĞLAM 4 7 6 5,00 5 7 2,67 6 4 4,67 8 1 7,67 2 2 1,33 3 1 2,67 31 21 24,01 294,426 578 717 717 717 717

718 0 ZEYNEP ÖZCAN 4 10 4 8,67 4 10 0,67 6 6 4,00 5 7 2,67 3 1 2,67 2 4 0,67 30 32 19,35 292,420 579 718 718 718 718

719 0 MEHMET MUSA CİVCİV4 9 5 7,33 6 6 4,00 4 8 1,33 8 3 7,00 1 2 0,33 2 2 1,33 30 26 21,32 292,113 580 719 719 719 719

720 0 RABİA ZİŞAN GÜRLER 4 12 3 11,00 7 8 4,33 2 10 -1,33 2 10 -1,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 27 38 14,34 288,286 581 720 720 720 720

721 0 RAND ELSARİ 4 7 8 4,33 8 7 5,67 4 8 1,33 8 4 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 33 32 22,33 287,060 582 721 721 721 721

722 0 NURSİMA  KILIÇ 4 9 3 8,00 5 2 4,33 2 4 0,67 6 5 4,33 0 4 -1,33 1 5 -0,67 23 23 15,33 284,866 583 722 722 722 722

723 0 BEYZANUR K* A 4 9 5 7,33 4 10 0,67 6 5 4,33 4 8 1,33 2 3 1,00 2 4 0,67 27 35 15,33 281,600 584 723 723 723 723

724 0 **CD  *SYE       Ö 4 5 7 2,67 6 7 3,67 6 5 4,33 6 4 4,67 3 1 2,67 3 2 2,33 29 26 20,34 280,833 585 724 724 724 724

725 0 ESLEM EREN 4 10 2 9,33 3 8 0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 2 2 1,33 3 1 2,67 27 23 19,33 279,353 586 725 725 725 725

726 594 FATMA  KAYA 4 8 5 6,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 2 5,33 3 1 2,67 1 3 0,00 26 23 18,33 276,240 587 726 726 726 726

727 0 NAZLI SU OKŞEN 4 7 5 5,33 5 5 3,33 5 7 2,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 3 3 2,00 25 30 15,00 276,206 588 727 727 727 727

728 1 AUAMMER ÇAY 4 5 1 4,67 6 9 3,00 5 7 2,67 5 7 2,67 2 3 1,00 4 2 3,33 27 29 17,34 274,760 589 728 728 728 728

729 0 SAFİYENUR ARAR 4 10 5 8,33 6 9 3,00 2 10 -1,33 7 5 5,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 29 36 17,00 272,633 590 729 729 729 729

730 0 MERYEMELA ULUPOLAT4 9 4 7,67 4 5 2,33 3 9 0,00 5 7 2,67 3 2 2,33 2 3 1,00 26 30 16,00 271,153 591 730 730 730 730

731 0 ÜMMÜHAN NAZ VURAL4 8 7 5,67 8 7 5,67 2 10 -1,33 4 8 1,33 2 3 1,00 4 2 3,33 28 37 15,67 270,660 592 731 731 731 731

732 0 ŞAM KESSAR 4 8 7 5,67 6 6 4,00 2 9 -1,00 8 3 7,00 3 2 2,33 3 3 2,00 30 30 20,00 270,540 593 732 732 732 732

733 0 FATMA NİSA SAÇI 4 11 4 9,67 2 13 -2,33 4 8 1,33 5 5 3,33 4 1 3,67 4 2 3,33 30 33 19,00 269,060 594 733 733 733 733

734 0 ABDURRAHİMKERT* 4 5 1 4,67 4 6 2,00 4 8 1,33 8 4 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 27 24 19,00 265,793 595 734 734 734 734

735 0 EBRU BEKTİK 4 8 7 5,67 5 10 1,67 5 7 2,67 6 6 4,00 0 5 -1,67 1 5 -0,67 25 40 11,67 264,740 596 735 735 735 735

736 0 NEHİR ÇELİK 4 10 5 8,33 3 10 -0,33 3 9 0,00 4 8 1,33 1 4 -0,33 3 3 2,00 24 39 11,00 253,953 597 736 736 736 736

737 0 EMİR KELEŞ 4 10 5 8,33 3 12 -1,00 3 8 0,33 3 9 0,00 3 2 2,33 2 3 1,00 24 39 10,99 252,320 598 737 737 737 737

738 0 FATIHEYMEN ULUKARA4G 8 7 5,67 7 8 4,33 1 11 -2,67 3 9 0,00 4 1 3,67 2 4 0,67 25 40 11,67 251,673 10 738 738 738 738

739 0 DEFNE HAN 4 5 10 1,67 3 11 -0,67 7 5 5,33 5 4 3,67 3 2 2,33 3 3 2,00 26 35 14,33 250,720 599 739 739 739 739

740 0 FEHYA ELHIDIR 4 7 6 5,00 4 7 1,67 3 9 0,00 3 6 1,00 1 2 0,33 4 2 3,33 22 32 11,33 247,913 600 740 740 740 740

741 0 ESMANUR DEMİRKOL 4 5 8 2,33 7 8 4,33 3 9 0,00 3 9 0,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 23 40 9,66 245,446 601 741 741 741 741

742 0 SELMACEREN GÜN 4 6 9 3,00 7 8 4,33 2 10 -1,33 5 7 2,67 0 5 -1,67 3 3 2,00 23 42 9,00 241,193 602 742 742 742 742

743 0 YASİN KÜÇÜKKESKİN 4 5 10 1,67 5 10 1,67 3 9 0,00 4 8 1,33 2 3 1,00 4 1 3,67 23 41 9,34 228,620 603 743 743 743 743

744 6 RIDVAN *DAM 4A 5 10 1,67 4 11 0,33 4 8 1,33 4 8 1,33 2 3 1,00 4 2 3,33 23 42 8,99 228,126 42 744 744 744 744

745 0 ALİ KÜÇÜKKAVUN 4 5 10 1,67 5 10 1,67 3 9 0,00 4 8 1,33 1 4 -0,33 1 4 -0,33 19 45 4,01 220,726 604 745 745 745 745

746 0 NAZENİN AMİRKHEL 4 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 8 1,33 7 5 5,33 1 3 0,00 4 1 3,67 23 40 9,66 216,046 605 746 746 746 746

747 0 SULYAN ÇAY 4 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 10 -1,33 5 7 2,67 0 5 -1,67 1 5 -0,67 17 48 1,00 203,220 606 747 747 747 747

748 0 SENA ÇA *N 4 2 13 -2,33 6 9 3,00 1 10 -2,33 6 6 4,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 18 46 2,68 194,253 607 748 748 748 748

749 0 HÜSEYİN SEYREK 4 0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KARATAY Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu4. SINIF 5. DENEME 2022-2023 KONYA 749 749 749 749

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

Okul Ortalaması 12 2 11,53 11 3 9,47 8 3 7,24 10 2 9,61 4 1 3,25 5 1 4,11 50 13 45,21 403,720

KATILIMLAR
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